
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİEkstrem Gama Seri TYT Denemesi 141 1675 2137 2137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,9 20,04 9,7 5,5 8,33 10,5 2,4 9,93 3,0 2,6 2,40 46,0 21,3 40,70 257,790

Okul Ortalaması 12,2 17,2 7,90 4,9 7,4 3,01 1,2 2,4 0,62 1,1 2,7 0,41 19,4 29,7 11,94 157,820

KATILIMLAR

1 2538 HAYRUNNİSA BİLGİ 12C 28 11 25,25 8 10 5,50 13 4 12,00 5 5 3,75 54 30 46,50 279,298 1 1 667 785 785

2 2517 FİDAN ÇETİNKAYA 12D 21 11 18,25 7 1 6,75 14 1 13,75 5 1 4,75 47 14 43,50 271,188 1 2 734 869 869

3 708 EYLÜL ÇİFTÇİ 12A 29 9 26,75 12 2 11,50 3 0 3,00 1 0 1,00 45 11 42,25 266,158 1 3 784 925 925

4 2569 SUVEYBE ÇELEBİ 12C 22 13 18,75 17 2 16,50 4 0 4,00 2 0 2,00 45 15 41,25 264,218 2 4 801 943 943

5 2580 SÜMEYYE ALVER 12A 25 9 22,75 16 4 15,00 3 1 2,75 44 14 40,50 261,353 2 5 823 970 970

6 175 DİLARA MAMİŞ 12C 28 12 25,00 11 6 9,50 4 8 2,00 6 10 3,50 49 36 40,00 259,690 3 6 840 989 989

7 0 SUNA ARSLAN 12D 25 14 21,50 16 3 15,25 2 4 1,00 2 3 1,25 45 24 39,00 257,035 2 7 872 1026 1026

8 552 NİSANUR VAROL 12N 23 11 20,25 9 4 8,00 9 1 8,75 0 3 -0,75 41 19 36,25 248,813 1 8 943 1108 1108

9 509 NİSA ÖZALP 12A 29 10 26,50 8 5 6,75 3 0 3,00 40 15 36,25 248,030 3 9 954 1124 1124

10 252 ZEYN P S 12D 29 11 26,25 8 7 6,25 37 18 32,50 236,738 3 10 1048 1244 1244

11 586 ZEYNEP KAYA 12C 22 15 18,25 10 8 8,00 4 4 3,00 3 2 2,50 39 29 31,75 235,613 4 11 1057 1255 1255

12 245 ÖZLEM KAÇAR 12E 23 15 19,25 14 3 13,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 38 25 31,75 235,343 1 12 1066 1266 1266

13 281 İLEM KAÇHAN 12A 26 12 23,00 9 6 7,50 35 18 30,50 231,120 4 13 1106 1313 1313

14 271 BEDRİYE TURHAN 12A 20 16 16,00 15 5 13,75 35 21 29,75 229,765 5 14 1120 1331 1331

15 2603 DİCLE YALĞI 12E 22 9 19,75 7 5 5,75 4 0 4,00 33 14 29,50 228,523 2 15 1130 1348 1348

16 686 MERYEM  TEKİN 12B 22 15 18,25 12 6 10,50 34 21 28,75 226,453 1 16 1147 1369 1369

17 1129 NERGİS SOĞANLI 12K 27 11 24,25 3 1 2,75 2 1 1,75 32 13 28,75 225,673 1 17 1152 1374 1374

18 353 AMİNE ERDEN 12D 20 18 15,50 13 4 12,00 33 22 27,50 223,035 4 18 1171 1397 1397

19 2521 ZİLAN ERYILMAZ 12B 21 12 18,00 11 6 9,50 32 18 27,50 222,710 2 19 1175 1401 1401

20 679 ŞEYDA KIZILKAN 12F 18 10 15,50 8 6 6,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 32 19 27,25 222,270 1 20 1178 1405 1405

21 753 ANT CEYDA 12L 24 11 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 29 14 25,50 216,288 1 21 1234 1481 1481

22 608 ELİF AY 11A 16 22 10,50 8 11 5,25 9 23 3,25 8 9 5,75 41 65 24,75 215,610 1 22 1238 1488 1488

23 317 NESİBE AYRİÇ 12C 18 16 14,00 5 10 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 32 29 24,75 215,105 5 23 1244 1494 1494

24 329 MELEK SİPER 12A 23 8 21,00 5 5 3,75 28 13 24,75 214,015 6 24 1251 1506 1506

25 505 ROJİN KAYA 12B 20 15 16,25 7 7 5,25 2 1 1,75 1 3 0,25 30 26 23,50 210,868 3 25 1275 1540 1540

26 196 ZEYNEP NUR YARDIM 12M 18 22 12,50 12 8 10,00 0 8 -2,00 6 14 2,50 36 52 23,00 209,935 1 26 1284 1553 1553

27 740 EDANUR GÜNEŞ 12K 19 16 15,00 7 10 4,50 3 5 1,75 29 31 21,25 204,295 2 27 1317 1598 1598

28 2501 ZEYNEP ENÜCÜK 12B 18 10 15,50 5 10 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 26 22 20,50 201,935 4 28 1325 1616 1616

29 932 ADERYA DAYINÇ 12D 22 11 19,25 22 11 19,25 197,633 5 29 1343 1643 1643

30 2562 BERİTAN DAYAN 12A 19 17 14,75 6 8 4,00 25 25 18,75 196,708 7 30 1351 1652 1652

31 684 YILDIZ ERDOĞAN 11C 18 16 14,00 4 9 1,75 3 2 2,50 25 27 18,25 195,395 1 31 1358 1662 1662

32 384 ÖZLEM AKSU 12B 14 22 8,50 10 5 8,75 1 10 -1,50 2 4 1,00 27 41 16,75 191,520 5 32 1384 1699 1699

33 2461 BEYZA NUR KAYA 12A 16 14 12,50 5 4 4,00 21 18 16,50 190,205 8 33 1390 1708 1708

34 2531 SEDANUR ÖZBAYIK 12A 11 11 8,25 8 4 7,00 1 0 1,00 20 15 16,25 190,003 9 34 1392 1710 1710

35 165 İLKNUR ERDOĞAN 12F 19 13 15,75 4 13 0,75 23 26 16,50 189,783 2 35 1395 1713 1713

36 463 SEDANUR BEŞTAŞ 11B 15 19 10,25 7 6 5,50 1 2 0,50 23 27 16,25 189,763 1 36 1396 1714 1714

37 2537 İLKNUR BAYSAL 12A 16 12 13,00 4 3 3,25 20 15 16,25 189,385 10 37 1397 1716 1716

38 269 MELEK NUR ÖZEVİN 12K 12 6 10,50 4 1 3,75 2 1 1,75 18 8 16,00 188,955 3 38 1401 1721 1721

39 606 SELMA ERTAŞ 11A 14 21 8,75 9 11 6,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 26 41 15,75 188,478 2 39 1406 1726 1726

40 359 CANSU YILDIRIMER 12A 16 17 11,75 7 13 3,75 23 30 15,50 187,283 11 40 1412 1736 1736

41 831 ŞONGÜL KALKAN 12M 14 15 10,25 5 7 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 23 31 15,25 186,763 2 41 1416 1742 1742

42 2526 BÜŞRA BAYKAN 12E 14 6 12,50 4 5 2,75 18 11 15,25 186,430 3 42 1419 1745 1745

43 357 KADER TUNCAR 12C 12 19 7,25 3 4 2,00 5 6 3,50 4 8 2,00 24 37 14,75 185,683 6 43 1424 1753 1753

44 289 ZEYNEP TOPRAK 12A 19 16 15,00 19 16 15,00 185,350 12 44 1425 1756 1756

45 637 GAMZE SAKARYA 12 14 10 11,50 4 4 3,00 18 14 14,50 184,295 1 45 1430 1761 1761

46 244 NİDA NUR DEMİR 12K 17 17 12,75 6 14 2,50 1 7 -0,75 24 38 14,50 184,133 4 46 1431 1762 1762

47 7831 EYLÜL BARDAK 12D 9 6 7,50 3 1 2,75 4 0 4,00 16 7 14,25 184,060 6 47 1432 1763 1763

48 885 ZİLAN ÖZBEY 12B 9 14 5,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 19 22 13,50 182,055 6 48 1447 1784 1784
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Genel Ortalama 22,8 10,9 20,04 9,7 5,5 8,33 10,5 2,4 9,93 3,0 2,6 2,40 46,0 21,3 40,70 257,790
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KATILIMLAR

49 2495 SÜMEYYE SEVGİ 12A 11 10 8,50 6 5 4,75 17 15 13,25 180,910 13 49 1451 1789 1789

50 2497 ROJİN D* AN 12B 12 17 7,75 7 8 5,00 1 3 0,25 20 28 13,00 180,253 7 50 1457 1796 1796

51 5212 AYNURENÜCÜK 12B 12 17 7,75 5 3 4,25 2 9 -0,25 1 1 0,75 20 30 12,50 178,773 8 51 1466 1809 1809

52 588 YASEMİN SÜRÜCÜ 12C 14 14 10,50 3 5 1,75 1 3 0,25 18 22 12,50 178,385 7 52 1467 1812 1812

53 634 KÜBRA ESEN 12C 12 11 9,25 7 9 4,75 3 22 -2,50 2 5 0,75 24 47 12,25 177,823 8 53 1471 1821 1821

54 565 MERVE GÜL 12C 15 20 10,00 4 12 1,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 23 43 12,25 177,675 9 54 1472 1822 1822

55 0 ESMA ATKAN 12D 9 25 2,75 10 5 8,75 19 30 11,50 176,373 7 55 1482 1836 1836

56 658 GÜLSÜM ENÜŞTEKİN 11C 12 20 7,00 3 10 0,50 6 8 4,00 21 38 11,50 175,980 2 56 1483 1838 1838

57 2576 AYŞE ÇLB 12D 16 14 12,50 2 16 -2,00 2 3 1,25 20 33 11,75 175,910 8 57 1484 1839 1839

58 9086 BERFİN AYDIN 12E 13 22 7,50 8 12 5,00 0 5 -1,25 21 39 11,25 175,000 4 58 1490 1847 1847

59 2484 ARZUNUR NAR 12E 10 2 9,50 2 1 1,75 12 3 11,25 174,740 5 59 1492 1849 1849

60 983 ELİF ALIŞ 12D 11 22 5,50 7 10 4,50 1 0 1,00 19 32 11,00 174,505 9 60 1493 1850 1850

61 2550 ESRA KAYMAZ 12D 11 12 8,00 2 4 1,00 2 0 2,00 15 16 11,00 174,180 10 61 1495 1855 1855

62 2478 SELDA GÜLYEŞİL 12D 12 16 8,00 5 9 2,75 17 25 10,75 173,425 11 62 1502 1866 1866

63 2599 EDA APUHAN 12E 13 13 9,75 1 1 0,75 14 14 10,50 172,443 6 63 1507 1876 1876

64 433 SELAMET AKSU 12B 13 22 7,50 4 9 1,75 2 4 1,00 19 35 10,25 171,980 9 64 1512 1882 1882

65 2499 AYNUR SİPER 12C 4 14 0,50 7 10 4,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 16 26 9,50 170,825 10 65 1517 1890 1890

66 866 AYŞENUR  CEYLAN 12M 10 16 6,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 3 10 0,50 19 37 9,75 170,685 3 66 1518 1892 1892

67 2529 BAHAR ALTAN 12B 11 21 5,75 5 5 3,75 16 26 9,50 169,943 10 67 1520 1895 1895

68 2539 KÜBRA ACAR 12A 10 10 7,50 4 8 2,00 14 18 9,50 169,715 14 68 1521 1897 1897

69 694 EDANUR OYSAL 12B 13 16 9,00 3 10 0,50 16 26 9,50 169,520 11 69 1523 1899 1899

70 0 NURGÜL ÜDAYAN 12M 8 29 0,75 7 13 3,75 7 11 4,25 22 53 8,75 168,498 4 70 1525 1905 1905

71 2475 ŞEVVAL ERDAL 12E 7 2 6,50 2 1 1,75 1 1 0,75 10 4 9,00 168,335 7 71 1527 1907 1907

72 2523 NARİN DÜNDAR 12E 13 16 9,00 2 10 -0,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 18 37 8,75 167,285 8 72 1532 1914 1914

73 2587 ŞİLAN AYYILDIZ 12B 16 21 10,75 2 14 -1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 19 41 8,75 167,008 12 73 1533 1916 1916

74 163 İKBAL KAYAR 12K 13 26 6,50 3 4 2,00 16 30 8,50 166,825 5 74 1534 1917 1917

75 186 NERGİZ DAYAN 12K 14 23 8,25 1 3 0,25 15 26 8,50 166,598 6 75 1536 1921 1921

76 2490 SILA ÖZDEMİR 12C 8 13 4,75 3 5 1,75 3 6 1,50 14 24 8,00 165,603 11 76 1538 1925 1925

77 2553 ROJDA MAMİŞ 12F 10 15 6,25 3 9 0,75 1 0 1,00 14 24 8,00 165,388 3 77 1540 1927 1927

78 0 ZİLAN CAN 12D 10 25 3,75 6 9 3,75 1 3 0,25 17 37 7,75 164,928 12 78 1545 1934 1934

79 2494 NİSANUR HERGENÇ 12A 11 26 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 14 27 7,25 163,310 15 79 1550 1944 1944

80 485 ZELAL SEVİLGEN 12E 10 13 6,75 2 6 0,50 12 19 7,25 163,018 9 80 1551 1947 1947

81 743 ELİF DAYAN 12M 11 29 3,75 4 16 0,00 4 3 3,25 4 16 0,00 23 64 7,00 162,653 5 81 1553 1950 1950

82 315 MELEK MELİSA KEŞLİ 12L 6 18 1,50 7 7 5,25 13 25 6,75 162,190 2 82 1556 1954 1954

83 267 PINAR ALTAY 12K 7 7 5,25 2 3 1,25 9 10 6,50 160,948 7 83 1562 1961 1961

84 2520 ZEYNEP ERDEN 12E 11 13 7,75 0 5 -1,25 2 8 0,00 13 26 6,50 160,623 10 84 1563 1962 1962

85 102 İLAYDA ŞEKER 12B 8 26 1,50 8 7 6,25 1 10 -1,50 17 43 6,25 160,620 13 85 1564 1963 1963

86 7042 NESRİN GÜRHAN 12F 11 26 4,50 4 11 1,25 1 2 0,50 16 39 6,25 160,290 4 86 1565 1965 1965

87 2527 Ş E V A L T E M E L 12A 12 28 5,00 5 15 1,25 17 43 6,25 160,225 16 87 1566 1966 1966

88 730 BETÜL KAYAR 12K 8 12 5,00 5 15 1,25 13 27 6,25 160,225 8 87 1566 1966 1966

89 815 ŞÜKRAN NAS 12L 12 24 6,00 2 7 0,25 14 31 6,25 160,095 3 89 1568 1968 1968

90 2584 NİSA NUR ELİNÇ 12A 7 3 6,25 7 3 6,25 160,063 17 90 1569 1969 1969

91 2536 ESRA GÜL 12C 10 17 5,75 3 11 0,25 4 5 2,75 0 10 -2,50 17 43 6,25 160,028 12 91 1570 1970 1970

92 2525 MELEK ÇALAPKULU 12C 7 10 4,50 1 3 0,25 1 0 1,00 9 13 5,75 158,780 13 92 1574 1977 1977

93 982 DİLAN BARTIK 12A 11 18 6,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 12 25 5,75 158,520 18 93 1575 1980 1980

94 1121 RÜYA SİLAH 12L 10 21 4,75 3 10 0,50 13 31 5,25 157,238 4 94 1577 1983 1983

95 0 **N*    **Ç 12B 9 31 1,25 7 13 3,75 4 16 0,00 20 60 5,00 156,938 14 95 1578 1986 1986

96 2556 NURŞİN TÜRKMEN 12E 9 16 5,00 2 8 0,00 11 24 5,00 156,450 11 96 1581 1991 1991
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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KATILIMLAR

97 227 ŞEYMA TURHAN 12H 8 19 3,25 5 10 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 13 33 4,75 155,893 1 97 1582 1992 1992

98 604 SONGÜL KURTAK 12D 10 27 3,25 2 3 1,25 12 30 4,50 155,168 13 98 1583 1994 1994

99 2518 NERGİ ZERDOĞAN 12A 9 30 1,50 6 13 2,75 15 43 4,25 154,640 19 99 1585 1996 1996

100 213 AYSİMA ERKAN 12K 8 21 2,75 2 3 1,25 10 24 4,00 153,723 9 100 1591 2003 2003

101 392 EMİNE ASLAN 12A 8 26 1,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 13 37 3,75 153,130 20 101 1593 2005 2005

102 670 ÖZLEM ALDEMİR 12K 8 17 3,75 3 16 -1,00 2 8 0,00 2 4 1,00 15 45 3,75 152,878 10 102 1594 2006 2006

103 2530 SEDA ELDEMİR 12A 11 29 3,75 11 29 3,75 152,838 21 103 1595 2007 2007

104 718 YELDA ACAR 12K 6 15 2,25 3 11 0,25 1 1 0,75 10 27 3,25 151,523 11 104 1599 2013 2013

105 387 YAĞMUR  YARDIM 12E 6 20 1,00 3 5 1,75 9 25 2,75 150,175 12 105 1601 2020 2020

106 355 KÜBRA BAŞKURT 12F 7 22 1,50 5 15 1,25 12 37 2,75 150,110 5 106 1602 2021 2021

107 801 RUKİYE GÜLTEKİN 12L 9 19 4,25 0 12 -3,00 1 3 0,25 3 7 1,25 13 41 2,75 149,803 5 107 1603 2022 2022

108 2491 SULTAN CARIK 12B 4 13 0,75 3 5 1,75 7 18 2,50 149,453 15 108 1604 2023 2023

109 2498 SEVİMGÜL ERYEŞİL 12* 3 7 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 6 14 2,50 149,388 1 109 1605 2024 2024

110 645 FİDAN ASUS 11* 2 12 -1,00 2 12 -1,00 5 16 1,00 5 7 3,25 14 47 2,25 149,055 1 110 1606 2027 2027

111 673 ÖZGE TETİK 12K 12 28 5,00 4 16 0,00 2 18 -2,50 18 62 2,50 148,800 12 111 1607 2028 2028

112 2561 NURŞEN DÜNDAR 12A 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 11 2,25 148,470 22 112 1608 2029 2029

113 3 BERİVAN GÜNDÜZ 12L 8 24 2,00 8 24 2,00 147,780 6 113 1612 2033 2033

114 7881 ROJİN GÜZEL 12E 6 16 2,00 1 5 -0,25 7 21 1,75 147,025 13 114 1615 2039 2039

115 986 EMİNE ULU 12C 3 14 -0,50 3 6 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 8 26 1,50 146,595 14 115 1618 2043 2043

116 698 ŞEYMA ÜZÜM 12N 10 22 4,50 1 16 -3,00 1 4 0,00 12 42 1,50 145,945 2 116 1621 2046 2046

117 847 ESMANUR KIZILKAN 12B 5 18 0,50 3 6 1,50 2 11 -0,75 10 35 1,25 145,680 16 117 1622 2047 2047

118 711 FEYZA NUR AÇIKÇA 12B 9 19 4,25 5 15 1,25 5 23 -0,75 1 19 -3,75 20 76 1,00 144,318 17 118 1624 2052 2052

119 2454 ESMA KAVAK 12A 5 13 1,75 0 4 -1,00 5 17 0,75 144,038 23 119 1626 2056 2056

120 2508 HELİN AYBEK 12C 3 9 0,75 4 2 3,50 0 12 -3,00 1 8 -1,00 8 31 0,25 142,618 15 120 1629 2060 2060

121 0 EYLEM ÇELİK 12B 8 30 0,50 3 16 -1,00 3 14 -0,50 14 60 -1,00 138,895 18 121 1631 2065 2065

122 193 HELİN BALTA 12M 9 29 1,75 4 15 0,25 1 17 -3,25 14 61 -1,25 137,868 6 122 1632 2066 2066

123 148 BERFİN KARA 12D 6 23 0,25 9 7 7,25 15 30 7,50

124 2535 AYŞE MENE ŞE 12E 4 15 0,25 6 4 5,00 10 19 5,25

125 844 ELANUR DEMİR 11C 7 33 -1,25 5 15 1,25 8 12 5,00 20 60 5,00

126 103 ROJİN KÖRPE 12L 2 10 -0,50 5 6 3,50 7 16 3,00

127 0 BETÜL TATLI 12C 6 24 0,00 3 8 1,00 0 4 -1,00 4 7 2,25 13 43 2,25

128 2468 HELİN AYDIN 12D 4 15 0,25 2 6 0,50 6 21 0,75

129 744 ELBİ ÜNEY 10B 3 21 -2,25 1 14 -2,50 7 10 4,50 11 45 -0,25

130 2534 ZİLAN ADIGÜZEL 12A 7 31 -0,75 4 15 0,25 1 3 0,25 12 49 -0,25

131 2420 DİLARAAKA 12M 8 32 0,00 3 13 -0,25 11 45 -0,25

132 455 BERİTAN SARA 11B 8 32 0,00 4 16 0,00 2 10 -0,50 14 58 -0,50

133 459 RÜVEYDA DİLDİRİM 12K 2 15 -1,75 4 7 2,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 7 31 -0,75

134 0 AYŞENUR EVİN 12M 3 20 -2,00 5 14 1,50 2 12 -1,00 10 46 -1,50

135 0 SELİN SEVGİN 12N 4 23 -1,75 3 13 -0,25 1 4 0,00 8 40 -2,00

136 499 SEMA ÇELİK 12D 3 23 -2,75 4 11 1,25 1 7 -0,75 8 41 -2,25

137 2471 RUMEYSA ÖZDEMİR 12C 3 17 -1,25 1 7 -0,75 2 10 -0,50 2 7 0,25 8 41 -2,25

138 401 KADER ÖZDEMİR 12L 7 33 -1,25 4 16 0,00 2 13 -1,25 13 62 -2,50

139 153 YÜSRA GÖRHAN 12L 1 15 -2,75 1 15 -2,75

140 0 CANSU YEŞİLEL 11C 7 29 -0,25 3 12 0,00 0 10 -2,50 10 51 -2,75

141 321 ROJDA SARA 12L 5 19 0,25 1 14 -2,50 1 7 -0,75 7 40 -3,00
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