
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI TYT (NFT) Kurumsal Deneme 4 (2023-2024) 7899 3074 2007 175

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 12.25 17.25 7.94 3.75 10.75 1.06 3.25 7.75 1.31 1.25 3.75 0.31 20.50 39.50 10.62 135.200

1 487 - ORHAN SÜMEYYE 0 / 0 23 7 21.25 8 6 6.50 5 1 4.75 0 0 0.00 36.00 14.00 32.50 207.900 3912 1626 1257 15 1
2 2518 - ERDOĞAN NERGİZ 0 / 0 15 24 9.00 6 14 2.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 21.00 40.00 11.00 136.550 6823 2717 1851 89 2
3 986 - ULU EMİNE 0 / 0 7 12 4.00 0 8 -2.00 2 3 1.25 0 5 -1.25 9.00 28.00 2.00 106.275 7596 3000 1967 152 3
4 204 - AYŞENUR EVİN 0 / 0 4 26 -2.50 1 15 -2.75 6 25 -0.25 5 10 2.50 16.00 76.00 -3.00 90.075 7820 3059 1999 169 4
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI TYT (NFT) Kurumsal Deneme 4 (2023-2024) 7899 3074 2007 175

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 14.00 14.50 10.38 6.00 8.00 4.00 3.00 9.50 0.62 2.00 4.00 1.00 25.00 36.00 16.00 153.300

1 2603 - DİCLE YALĞI 0 / E 25 8 23.00 9 5 7.75 2 0 2.00 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 208.850 3858 1604 1241 14 1
2 457 - KALKAN DİLEK 0 / E 3 21 -2.25 3 11 0.25 4 19 -0.75 4 8 2.00 14.00 59.00 -0.75 97.750 7739 3037 1988 164 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI TYT (NFT) Kurumsal Deneme 4 (2023-2024) 7899 3074 2007 175

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 11.14 22.57 5.50 5.71 11.57 2.82 0.71 7.71 -1.21 1.86 9.14 -0.43 19.43 51.00 6.68 122.279

1 625 - BAHAR ARSLAN 11 / 0 24 11 21.25 13 5 11.75 0 0 0.00 2 4 1.00 39.00 20.00 34.00 213.475 3628 1522 1193 10 1
2 698 - ŞEYMA ÜZÜM 11 / 0 13 17 8.75 4 12 1.00 0 0 0.00 2 6 0.50 19.00 35.00 10.25 133.975 6912 2746 1864 96 2
3 743 - ELİF DAYAN 11 / 0 12 27 5.25 6 14 2.50 0 0 0.00 2 17 -2.25 20.00 58.00 5.50 118.175 7351 2903 1930 125 3
4 0 - ROJDA SARA 11 / 0 6 21 0.75 3 11 0.25 1 9 -1.25 4 10 1.50 14.00 51.00 1.25 104.300 7629 3007 1970 153 4
5 660 - ŞİLAN İNAN 11 / 0 8 17 3.75 2 11 -0.75 1 10 -1.50 2 14 -1.50 13.00 52.00 0.00 99.775 7708 3028 1981 158 5
6 401 - KADER ÖZDEMİR 11 / 0 7 33 -1.25 7 13 3.75 1 19 -3.75 0 0 0.00 15.00 65.00 -1.25 96.250 7762 3045 1991 166 6
7 818 - NECVA NASER 11 / 0 8 32 0.00 5 15 1.25 2 16 -2.00 1 13 -2.25 16.00 76.00 -3.00 90.000 7821 3060 2000 170 7
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 5.67 14.33 2.08 2.00 7.67 0.08 0.67 2.33 0.08 1.33 2.00 0.83 9.67 26.33 3.08 110.267

1 444 - ŞİLAN ŞEN 11 / A 12 25 5.75 4 13 0.75 0 0 0.00 4 5 2.75 20.00 43.00 9.25 130.875 6997 2774 1875 102 1
2 673 - ÖZGE TETİK 11 / A 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 3.00 0.25 100.825 7677 3022 1977 156 2
3 746301 - NERGİZ DAYAN 11 / A 4 15 0.25 2 10 -0.50 2 7 0.25 0 1 -0.25 8.00 33.00 -0.25 99.100 7726 3034 1986 162 3
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 11.00 28.00 4.00 3.00 17.00 -1.25 3.00 11.00 0.25 5.00 14.00 1.50 22.00 70.00 4.50 114.875

1 0 - NÜRG ÜLDAYAN 11 / C 11 28 4.00 3 17 -1.25 3 11 0.25 5 14 1.50 22.00 70.00 4.50 114.875 7425 2937 1941 132 1
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 8.00 15.00 4.25 4.00 9.00 1.75 6.00 17.00 1.75 2.00 12.00 -1.00 20.00 53.00 6.75 122.350

1 704 - RUKİYE N R DEM REL 11 / D 8 15 4.25 4 9 1.75 6 17 1.75 2 12 -1.00 20.00 53.00 6.75 122.350 7236 2867 1917 120 1
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 9.75 16.25 5.69 3.25 8.50 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 24.75 6.81 122.594

1 637 - ESMA GAMZE SAKARYA 12 / * 18 7 16.25 6 10 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 17.00 19.75 165.525 5757 2324 1662 37 1
2 564 - ELİF DAĞTEKİN 12 / * 8 17 3.75 3 9 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 26.00 4.50 114.925 7424 2936 1940 131 2
3 980 - ŞEN BUŞRA 12 / * 8 22 2.50 3 9 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 31.00 3.25 110.800 7504 2963 1950 140 3
4 355 - BAŞKURT KÜBRA 12 / * 5 19 0.25 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 25.00 -0.25 99.125 7725 3033 1985 161 4
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI TYT (NFT) Kurumsal Deneme 4 (2023-2024) 7899 3074 2007 175

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 13.13 19.59 8.23 4.87 10.00 2.37 1.31 4.10 0.28 1.54 5.23 0.23 20.85 38.92 11.12 136.941

1 552 - NİSANUR VAROL 12 / 0 22 11 19.25 8 8 6.00 5 1 4.75 6 3 5.25 41.00 23.00 35.25 217.450 3443 1461 1153 7 1
2 196 - ZEYNEP NUR YARDIM 12 / 0 23 17 18.75 9 11 6.25 2 16 -2.00 6 14 2.50 40.00 58.00 25.50 185.025 4942 2019 1493 23 2
3 831 - SONGÜL KALKAN 12 / 0 18 14 14.50 11 7 9.25 1 4 0.00 3 9 0.75 33.00 34.00 24.50 181.850 5092 2087 1539 26 3
4 746301 - ELİF AY 12 / 0 18 20 13.00 9 8 7.00 6 23 0.25 4 14 0.50 37.00 65.00 20.75 169.225 5592 2265 1633 32 4
5 866 - AYŞENUR CEYLAN 12 / 0 16 18 11.50 6 6 4.50 0 2 -0.50 7 8 5.00 29.00 34.00 20.50 168.600 5615 2274 1638 33 5
6 753 - ANT CEYDA 12 / 0 19 17 14.75 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 20.25 167.375 5670 2294 1648 36 6
7 633 - ESMA AYDIN 12 / 0 20 15 16.25 6 10 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 25.00 19.75 165.525 5757 2324 1662 37 7
8 431 - KIZIL AYŞEGÜL 12 / 0 18 11 15.25 6 6 4.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 24.00 19.00 19.25 163.925 5821 2353 1680 43 8
9 746301 - YILDIZ ERDOĞAN 12 / 0 17 16 13.00 9 7 7.25 0 0 0.00 0 6 -1.50 26.00 29.00 18.75 162.450 5882 2379 1696 48 9
10 746301 - SEDANUR BEŞTAŞ 12 / 0 18 18 13.50 5 6 3.50 0 0 0.00 2 1 1.75 25.00 25.00 18.75 162.400 5885 2382 1698 49 10
11 650 - NUPELDA KAÇAR 12 / 0 21 19 16.25 5 9 2.75 6 21 0.75 2 14 -1.50 34.00 63.00 18.25 160.350 5955 2414 1709 51 11
12 746301 - ŞEKER HATİCE 12 / 0 10 27 3.25 11 9 8.75 4 4 3.00 6 13 2.75 31.00 53.00 17.75 159.725 5979 2428 1715 53 12
13 589 - SATICI MARYA 12 / 0 11 16 7.00 10 3 9.25 1 0 1.00 0 0 0.00 22.00 19.00 17.25 157.850 6052 2455 1728 55 13
14 606 - ERTAŞ SELMA 12 / 0 17 18 12.50 7 12 4.00 2 4 1.00 0 2 -0.50 26.00 36.00 17.00 156.450 6107 2473 1737 58 14
15 269 - ÖZEVİN MELEK NUR 12 / 0 11 6 9.50 6 2 5.50 1 0 1.00 0 0 0.00 18.00 8.00 16.00 153.350 6229 2510 1754 63 15
16 740 - EDANUR GÜNEŞ 12 / 0 16 18 11.50 7 10 4.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 24.00 33.00 15.75 152.400 6267 2527 1762 65 16
17 244 - NİDA NUR DEMİR 12 / 0 15 17 10.75 7 8 5.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 22.00 29.00 14.75 149.075 6380 2560 1777 69 17
18 1129 - SOĞANLI * RGİS 12 / 0 17 20 12.00 5 6 3.50 0 5 -1.25 1 2 0.50 23.00 33.00 14.75 149.075 6380 2560 1777 69 17
19 746301 - CANSUUYEŞİLEL 12 / 0 18 22 12.50 3 10 0.50 0 0 0.00 2 8 0.00 23.00 40.00 13.00 142.950 6615 2642 1819 79 19
20 658 - GÜLSÜM ENÜŞTEKİN 12 / 0 13 19 8.25 7 11 4.25 3 13 -0.25 3 10 0.50 26.00 53.00 12.75 142.550 6626 2648 1823 80 20
21 315 - MELEK MELİSA KEŞLİ 12 / 0 13 22 7.50 7 8 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 30.00 12.50 141.750 6651 2653 1825 81 21
22 267 - PINAR ALTAY 12 / 0 9 13 5.75 7 7 5.25 0 0 0.00 1 5 -0.25 17.00 25.00 10.75 135.975 6838 2722 1852 90 22
23 718 - YELDA ACAR 12 / 0 15 16 11.00 1 8 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 24.00 10.00 132.900 6943 2757 1867 99 23
24 746301 - KAYAR İKBAL 12 / 0 12 27 5.25 3 14 -0.50 0 0 0.00 1 1 0.75 16.00 42.00 5.50 118.175 7351 2903 1930 125 24
25 804 - HAYRÜNNİSA ULUŞIK 12 / 0 11 25 4.75 1 13 -2.25 3 1 2.75 0 0 0.00 15.00 39.00 5.25 117.100 7373 2911 1934 127 25
26 746301 - SILA KAVURAN 12 / 0 11 20 6.00 2 16 -2.00 2 5 0.75 0 0 0.00 15.00 41.00 4.75 115.475 7415 2929 1938 129 26
27 815 - ŞÜKRAN NAS 12 / 0 12 25 5.75 2 15 -1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 40.00 4.00 113.025 7459 2950 1946 137 27
28 24200 - DİLARAAKA 12 / 0 12 28 5.00 2 14 -1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 42.00 3.50 111.400 7497 2960 1948 139 28
29 713 - SÜMEYYE YİĞİT 12 / 0 8 19 3.25 4 10 1.50 0 0 0.00 0 6 -1.50 12.00 35.00 3.25 110.725 7505 2964 1951 141 29
30 801 - RUKİYE GÜLTEKİN 12 / 0 11 24 5.00 1 9 -1.25 1 0 1.00 0 8 -2.00 13.00 41.00 2.75 108.750 7538 2981 1957 144 30
31 645 - ASUS FİDAN 12 / 0 4 11 1.25 2 6 0.50 1 4 0.00 2 5 0.75 9.00 26.00 2.50 108.375 7543 2985 1961 148 31
32 844 - ELANUR DEMİR 12 / 0 11 25 4.75 3 17 -1.25 0 0 0.00 3 16 -1.00 17.00 58.00 2.50 108.025 7561 2991 1965 151 32
33 2534 - ADIGÜZEL ZİLAN 12 / 0 10 26 3.50 2 14 -1.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 12.00 43.00 1.25 103.900 7643 3011 1971 154 33
34 450 - DİLEKNURBİLEK 12 / 0 4 20 -1.00 3 8 1.00 3 6 1.50 1 9 -1.25 11.00 43.00 0.25 100.800 7681 3024 1978 157 34
35 0 - KÖRPE ROJİN 12 / 0 5 10 2.50 0 10 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 20.00 0.00 99.750 7709 3029 1982 159 35
36 746300 - SARA BERİTAN 12 / 0 7 33 -1.25 3 17 -1.25 0 0 0.00 2 8 0.00 12.00 58.00 -2.50 91.625 7803 3056 1997 168 36
37 1131 - DİLAN KAVAK 12 / 0 6 25 -0.25 1 16 -3.00 0 1 -0.25 3 12 0.00 10.00 54.00 -3.50 88.150 7831 3066 2003 173 37
38 819 - AAEN N*AER 12 / 0 8 32 0.00 1 19 -3.75 8 32 0.00 4 16 0.00 21.00 99.00 -3.75 87.250 7841 3068 2004 174 38
39 730 - BETÜL KAYAR 12 / 0 5 24 -1.00 2 18 -2.50 2 18 -2.50 0 0 0.00 9.00 60.00 -6.00 79.950 7877 3073 2006 175 39
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 17.04 14.56 13.40 6.32 6.48 4.70 0.08 1.04 -0.18 0.28 0.80 0.08 23.72 22.88 18.00 159.878

1 509 - ÖZALP NİSA 12 / A 30 8 28.00 9 3 8.25 1 0 1.00 0 0 0.00 40.00 11.00 37.25 223.750 3128 1361 1082 4 1
2 2580 - SÜMEYYE ALVER 12 / A 27 9 24.75 12 7 10.25 0 0 0.00 1 2 0.50 40.00 18.00 35.50 218.225 3399 1446 1140 6 2
3 708 - ÇİFTÇİ EYLÜL 12 / A 25 10 22.50 11 4 10.00 1 1 0.75 2 2 1.50 39.00 17.00 34.75 215.825 3521 1490 1170 8 3
4 329 - SİPER MELEK 12 / A 25 11 22.25 8 1 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 12.00 30.00 199.775 4262 1746 1328 16 4
5 281 - İLEM KAÇH N 12 / A 26 6 24.50 6 9 3.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 32.00 16.00 28.00 192.775 4596 1887 1415 17 5
6 2531 - ÖZBAYIK SEDANUR 12 / A 24 11 21.25 8 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 18.00 27.50 191.375 4665 1912 1432 19 6
7 366 - BAHAR ERTAŞ 12 / A 20 13 16.75 11 5 9.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 187.600 4834 1974 1465 20 7
8 2495 - SÜMEYYE SEVGİ 12 / A 20 7 18.25 5 1 4.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 25.00 9.00 22.75 175.550 5337 2178 1588 27 8
9 0 - BEDRİYE TURHAN 12 / A 19 15 15.25 10 8 8.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 29.00 27.00 22.25 174.125 5394 2196 1601 29 9
10 2562 - DAYAN BERİTAN 12 / A 17 17 12.75 9 9 6.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 26.00 29.00 18.75 162.500 5879 2377 1694 46 10
11 982 - DİL* BARTIK 12 / A 17 16 13.00 7 6 5.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 25.00 25.00 18.75 162.500 5879 2377 1694 46 10
12 2584 - NİSANUR ELİNÇ 12 / A 11 3 10.25 8 1 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 4.00 18.00 160.175 5963 2419 1712 52 12
13 2561 - DÜNDAR NURŞEN 12 / A 13 4 12.00 6 8 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 12.00 16.00 153.200 6235 2513 1755 64 13
14 289 - ZEYNEP TOPRAK 12 / A 17 18 12.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 19.00 15.25 150.600 6320 2541 1769 67 14
15 0 - ABACA MERVE 12 / A 18 18 13.50 4 9 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 22.00 29.00 14.75 148.850 6396 2565 1779 71 15
16 746301 - AYSİMA ERKAN 12 / A 12 12 9.00 8 10 5.50 0 5 -1.25 0 0 0.00 20.00 27.00 13.25 144.275 6562 2621 1807 75 16
17 2530 - SEDA ELDEMİR 12 / A 17 20 12.00 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 24.00 13.00 143.000 6613 2641 1818 78 17
18 339 - EDA ENÜŞTEKİN 12 / A 14 22 8.50 6 8 4.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 20.00 35.00 11.25 137.525 6780 2698 1845 88 18
19 192 - EMİNE ASLAN 12 / A 10 18 5.50 7 7 5.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 17.00 27.00 10.25 134.350 6890 2735 1860 94 19
20 2494 - HERGENÇ NİSANUR 12 / A 15 21 9.75 1 5 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 16.00 27.00 9.25 130.500 7014 2781 1879 105 20
21 2537 - İLKNUR BAYSAL 12 / A 12 18 7.50 3 10 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 15.00 30.00 7.50 124.800 7167 2843 1908 115 21
22 2567 - İREM ÖZBEY 12 / A 11 20 6.00 4 15 0.25 0 1 -0.25 3 8 1.00 18.00 44.00 7.00 123.225 7216 2858 1913 117 22
23 0 - IŞIK CEMRE 12 / A 12 22 6.50 1 5 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 13.00 28.00 6.00 119.775 7322 2893 1928 123 23
24 2454 - ESMA KAVAK 12 / A 6 13 2.75 3 5 1.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 9.00 19.00 4.25 114.175 7437 2941 1943 134 24
25 0 - ŞEEVVLA L T E M EL 12 / A 8 32 0.00 6 14 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 46.00 2.50 108.500 7541 2983 1959 146 25
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 12.05 16.81 7.85 4.71 8.86 2.50 0.81 3.95 -0.18 1.33 5.00 0.08 18.90 34.62 10.25 134.083

1 405 - EBER ZEHRA 12 / B 18 10 15.50 8 3 7.25 2 0 2.00 0 0 0.00 28.00 13.00 24.75 182.400 5070 2078 1533 25 1
2 505 - KAYA ROJİN 12 / B 22 14 18.50 6 7 4.25 0 3 -0.75 1 3 0.25 29.00 27.00 22.25 173.875 5409 2206 1607 30 2
3 2588 - ESRA KOCEMAN 12 / B 21 10 18.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 11.00 19.25 163.600 5837 2360 1686 44 3
4 2587 - ŞİLAN AYYILDIZ 12 / B 18 22 12.50 8 11 5.25 0 0 0.00 2 11 -0.75 28.00 44.00 17.00 156.550 6099 2469 1735 57 4
5 2521 - ZİLAN ERYILMAZ 12 / B 15 17 10.75 8 10 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 27.00 16.25 154.175 6192 2501 1749 60 5
6 686 - MERVEM TEKİN 12 / B 11 14 7.50 9 11 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 25.00 13.75 146.000 6500 2597 1792 73 6
7 0 - AKSU ÖZLEM 12 / B 12 20 7.00 8 9 5.75 3 8 1.00 1 5 -0.25 24.00 42.00 13.50 145.100 6530 2605 1795 74 7
8 2497 - ROJİN DAYAN 12 / B 12 12 9.00 6 7 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 19.00 13.25 144.150 6569 2625 1809 76 8
9 746301 - BERİVAN GÜNDÜZ 12 / B 12 17 7.75 2 5 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 16.00 22.00 10.50 134.725 6875 2732 1858 93 9
10 867 - ÖZDEMİR BERİTAN 12 / B 10 19 5.25 6 10 3.50 1 6 -0.50 3 5 1.75 20.00 40.00 10.00 133.525 6922 2750 1865 97 10
11 2529 - BAHAR ALTAN 12 / B 11 10 8.50 3 6 1.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 14.00 18.00 9.50 131.500 6977 2768 1872 101 11
12 694 - EDANUR OYSAL 12 / B 12 20 7.00 4 11 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 31.00 8.25 127.350 7095 2810 1893 110 12
13 746301 - YÜSRA GÖRHAN 12 / B 10 14 6.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 4 1.00 12.00 19.00 7.25 124.025 7191 2851 1911 116 13
14 2511 - ELİF EFE 12 / B 8 17 3.75 4 13 0.75 1 8 -1.00 5 7 3.25 18.00 45.00 6.75 122.675 7228 2864 1916 119 14
15 433 - SELAMET AKSU 12 / B 13 16 9.00 2 12 -1.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 15.00 33.00 6.75 122.175 7248 2871 1919 121 15
16 746301 - İLAYDA ŞEKER 12 / B 15 20 10.00 3 17 -1.25 0 0 0.00 2 16 -2.00 20.00 53.00 6.75 121.950 7254 2875 1921 122 16
17 847 - ESMA NUR KIZILKAN 12 / B 9 14 5.50 3 8 1.00 0 0 0.00 2 11 -0.75 14.00 33.00 5.75 119.000 7333 2898 1929 124 17
18 0 - EYLEM ÇELİK 12 / B 10 30 2.50 6 14 2.50 0 0 0.00 3 17 -1.25 19.00 61.00 3.75 112.500 7471 2952 1947 138 18
19 0 - **İ 12 / B 7 33 -1.25 6 14 2.50 7 33 -1.25 6 14 2.50 26.00 94.00 2.50 108.750 7538 2981 1957 144 19
20 711 - FEYZA NUR AÇIKÇA 12 / B 4 14 0.50 4 9 1.75 1 17 -3.25 0 0 0.00 9.00 40.00 -1.00 96.875 7754 3042 1989 165 20
21 2600 - ROJİN KURKUTATA 12 / B 3 10 0.50 2 8 0.00 0 0 0.00 1 12 -2.00 6.00 30.00 -1.50 94.850 7779 3049 1993 167 21
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 15.75 13.25 12.44 5.33 7.71 3.41 1.96 3.08 1.19 3.33 7.12 1.55 26.38 31.17 18.58 161.821

1 2538 - BİLGİ HAYRİYE NİSA 12 / C 27 13 23.75 12 7 10.25 9 5 7.75 3 3 2.25 51.00 28.00 44.00 246.450 2072 982 827 1 1
2 2569 - SUVEYBE ÇELEBİ 12 / C 27 7 25.25 11 7 9.25 0 0 0.00 5 2 4.50 43.00 16.00 39.00 230.075 2816 1261 1012 2 2
3 634 - KÜBRA ESEN 12 / C 23 13 19.75 12 6 10.50 1 1 0.75 5 6 3.50 41.00 26.00 34.50 215.250 3547 1500 1178 9 3
4 586 - ZEYNEP KAYA 12 / C 20 12 17.00 12 5 10.75 2 2 1.50 5 3 4.25 39.00 22.00 33.50 212.050 3700 1550 1210 12 4
5 7 - YAĞMUR YILMAZ 12 / C 21 11 18.25 5 8 3.00 9 1 8.75 4 4 3.00 39.00 24.00 33.00 209.500 3833 1595 1234 13 5
6 746301 - AMİNE ERDEN 12 / C 25 15 21.25 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 21.00 27.75 192.225 4622 1898 1422 18 6
7 0 - DİLARA MAMİŞ 12 / C 19 14 15.50 7 9 4.75 4 8 2.00 6 10 3.50 36.00 41.00 25.75 185.800 4900 2002 1485 22 7
8 548 - SEMRA SATICI 12 / C 16 9 13.75 6 10 3.50 5 6 3.50 3 8 1.00 30.00 33.00 21.75 172.225 5477 2226 1617 31 8
9 2464 - ESMANUR MAMİŞ 12 / C 16 6 14.50 4 10 1.50 2 2 1.50 5 8 3.00 27.00 26.00 20.50 168.100 5640 2282 1642 35 9
10 565 - GÜL MERVE 12 / C 15 18 10.50 7 10 4.50 3 5 1.75 5 9 2.75 30.00 42.00 19.50 165.075 5768 2328 1665 39 10
11 829 - İDİK GAMZE NUR 12 / C 22 12 19.00 4 7 2.25 0 7 -1.75 3 12 0.00 29.00 38.00 19.50 164.575 5789 2337 1670 41 11
12 588 - YASEMİN SÜRÜCÜ 12 / C 16 10 13.50 7 9 4.75 1 6 -0.50 3 6 1.50 27.00 31.00 19.25 164.150 5808 2347 1676 42 12
13 473 - ZEYNEP 12 / C 16 13 12.75 5 5 3.75 2 3 1.25 3 7 1.25 26.00 28.00 19.00 163.200 5855 2364 1689 45 13
14 490 - ESMA IŞIKTAŞ 12 / C 13 13 9.75 7 5 5.75 1 1 0.75 4 8 2.00 25.00 27.00 18.25 161.000 5934 2404 1706 50 14
15 2578 - ALBAY GÜLCAN 12 / C 16 14 12.50 2 7 0.25 0 0 0.00 1 8 -1.00 19.00 29.00 11.75 138.700 6747 2686 1841 87 15
16 2490 - SILA ÖZDEMİR 12 / C 9 7 7.25 3 0 3.00 0 0 0.00 1 4 0.00 13.00 11.00 10.25 134.125 6904 2742 1862 95 16
17 525 - EROL ROJDA 12 / C 13 19 8.25 2 8 0.00 2 1 1.75 4 16 0.00 21.00 44.00 10.00 133.000 6935 2756 1866 98 17
18 2589 - TATLI BETÜL 12 / C 6 19 1.25 4 8 2.00 3 6 1.50 7 8 5.00 20.00 41.00 9.75 132.875 6944 2758 1868 100 18
19 2536 - GÜL ESRA 12 / C 16 18 11.50 0 8 -2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 16.00 27.00 9.25 130.325 7018 2783 1881 106 19
20 448 - KAPLAN MİZGİN 12 / C 14 15 10.25 3 10 0.50 0 2 -0.50 0 7 -1.75 17.00 34.00 8.50 127.925 7082 2806 1890 109 20
21 2471 - ÖZDEMİR RUMEYSA 12 / C 5 6 3.50 3 5 1.75 0 5 -1.25 4 5 2.75 12.00 21.00 6.75 122.725 7227 2863 1915 118 21
22 746301 - BALTA HELİN 12 / C 12 25 5.75 3 17 -1.25 0 0 0.00 4 15 0.25 19.00 57.00 4.75 115.575 7414 2928 1937 128 22
23 0 - MELEK ALKAŞ 12 / C 7 15 3.25 0 10 -2.50 1 1 0.75 4 10 1.50 12.00 36.00 3.00 109.800 7524 2973 1954 142 23
24 2508 - HELİN AYBEK 12 / C 4 14 0.50 1 8 -1.00 2 11 -0.75 1 12 -2.00 8.00 45.00 -3.25 88.975 7828 3064 2001 171 24



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI TYT (NFT) Kurumsal Deneme 4 (2023-2024) 7899 3074 2007 175

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 14.26 14.11 10.74 4.32 7.63 2.41 1.16 0.68 0.99 0.47 1.32 0.14 20.21 23.74 14.28 147.367

1 2517 - FİDAN ÇETİNKAYA 12 / D 25 7 23.25 0 2 -0.50 13 1 12.75 4 2 3.50 42.00 12.00 39.00 229.000 2872 1283 1029 3 1
2 252 - ZEYN* SEÇEN 12 / D 29 6 27.50 11 5 9.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 40.00 13.00 36.75 222.250 3203 1384 1095 5 2
3 346 - SUNA ARSLAN 12 / D 28 11 25.25 11 8 9.00 1 1 0.75 0 5 -1.25 40.00 25.00 33.75 212.150 3695 1546 1207 11 3
4 0 - ZİLAN CAN 12 / D 21 9 18.75 9 6 7.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 30.00 16.00 26.00 186.550 4867 1989 1476 21 4
5 669 - BERFİN KOÇAK 12 / D 17 8 15.00 5 2 4.50 0 1 -0.25 2 3 1.25 24.00 14.00 20.50 168.225 5633 2278 1639 34 5
6 0 - BERFİN KARA 12 / D 12 17 7.75 9 7 7.25 1 0 1.00 0 0 0.00 22.00 24.00 16.00 153.525 6222 2509 1753 62 6
7 2576 - AYŞE ÇELEBİ 12 / D 13 13 9.75 2 8 0.00 6 0 6.00 0 0 0.00 21.00 21.00 15.75 151.975 6278 2531 1764 66 7
8 1121 - SİLAH RÜYA 12 / D 15 18 10.50 6 14 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 32.00 13.00 143.150 6603 2638 1817 77 8
9 724 - SEHER NUR PELEN 12 / D 11 20 6.00 8 9 5.75 0 0 0.00 3 11 0.25 22.00 40.00 12.00 140.200 6702 2671 1832 83 9
10 983 - ELİF ALIŞ 12 / D 13 7 11.25 2 5 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 12.00 12.00 139.675 6716 2675 1835 85 10
11 2493 - MELEK AYBEK 12 / D 16 12 13.00 3 10 0.50 0 2 -0.50 0 4 -1.00 19.00 28.00 12.00 139.550 6719 2676 1836 86 11
12 932 - ADAYINÇ DERYA 12 / D 15 9 12.75 0 8 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 17.00 10.75 135.275 6854 2726 1854 91 12
13 2504 - ZEYNEP AYYILDIZ 12 / D 13 18 8.50 2 10 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 15.00 29.00 7.75 125.525 7150 2836 1903 113 13
14 604 - SONG * L*L*AZ 12 / D 10 23 4.25 3 8 1.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 13.00 34.00 4.50 114.950 7422 2935 1939 130 14
15 0 - ÇELİK SEMA 12 / D 6 21 0.75 6 9 3.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 12.00 31.00 4.25 114.400 7435 2940 1942 133 15
16 855 - SUSİN ÇETİNKAYA 12 / D 7 12 4.00 2 12 -1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 10.00 24.00 4.00 113.100 7457 2948 1945 136 16
17 491 - BAHAR YILDIZ 12 / D 9 22 3.50 1 7 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 29.00 2.75 109.000 7537 2980 1956 143 17
18 2463 - ESMA ATKAN 12 / D 8 22 2.50 1 10 -1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 32.00 1.00 103.150 7658 3014 1972 155 18
19 2468 - HELİN AYDIN 12 / D 3 13 -0.25 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 18.00 -0.50 98.325 7734 3035 1987 163 19
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 10.79 12.89 7.57 3.79 5.47 2.42 0.53 1.58 0.13 0.37 0.95 0.13 15.47 20.89 10.25 134.080

1 2555 - NARİN YARD M 12 / E 23 11 20.25 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 14.00 22.50 174.475 5380 2194 1600 28 1
2 0 - NAZDAR ACAR 12 / E 16 14 12.50 7 11 4.25 5 5 3.75 0 4 -1.00 28.00 34.00 19.50 164.675 5786 2334 1669 40 2
3 0 - ŞEYMA TURHAN 12 / E 17 10 14.50 4 8 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 22.00 18.00 17.50 157.950 6044 2452 1727 54 3
4 0 - EYLEM AŞLAN 12 / E 16 12 13.00 8 10 5.50 0 7 -1.75 1 2 0.50 25.00 31.00 17.25 157.525 6062 2458 1730 56 4
5 2526 - BAYKAN BÜŞRA 12 / E 14 11 11.25 7 4 6.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 21.00 17.00 16.75 155.850 6124 2477 1738 59 5
6 2599 - EDA APUHAN 12 / E 16 12 13.00 3 2 2.50 1 1 0.75 0 0 0.00 20.00 15.00 16.25 153.875 6210 2507 1752 61 6
7 0 - TAN CANAN 12 / E 10 14 6.50 10 8 8.00 1 4 0.00 0 0 0.00 21.00 26.00 14.50 148.650 6407 2568 1782 72 7
8 415 - BETÜL DEMİR 12 / E 11 6 9.50 5 10 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 16.00 12.00 139.850 6712 2674 1834 84 8
9 9086 - BERFİN AYDIN 12 / E 16 21 10.75 5 15 1.25 0 6 -1.50 0 0 0.00 21.00 42.00 10.50 134.775 6870 2731 1857 92 9
10 2475 - ERDAL ŞEVVAL 12 / E 7 9 4.75 4 2 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 12.00 11.00 9.25 130.875 6997 2774 1875 102 10
11 2535 - AYŞE MENEKŞE 12 / E 12 11 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 11.00 9.25 130.525 7011 2780 1878 104 11
12 2484 - ARZUNUR NAR 12 / E 5 1 4.75 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 1.00 8.75 129.275 7039 2790 1884 107 12
13 2498 - SEVİMGÜL ERYEŞİL 12 / E 9 13 5.75 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 16.00 8.00 126.625 7114 2821 1899 112 13
14 2556 - NURŞİN TÜRKMEN 12 / E 10 18 5.50 4 8 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 26.00 7.50 124.950 7163 2840 1906 114 14
15 0 - FATMA NUR YI*DI Z 12 / E 8 16 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 16.00 4.00 113.200 7449 2947 1944 135 15
16 2523 - NARİN DÜNDAR 12 / E 6 18 1.50 3 9 0.75 0 6 -1.50 3 5 1.75 12.00 38.00 2.50 108.500 7541 2983 1959 146 16
17 2520 - ZEYNEP ERDEN 12 / E 7 16 3.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 18.00 2.50 108.200 7556 2990 1964 150 17
18 485 - ZELAL SEVİLGEN 12 / E 2 15 -1.75 2 8 0.00 0 0 0.00 3 6 1.50 7.00 29.00 -0.25 99.325 7719 3032 1984 160 18
19 7881 - ROJİN GÜZEL 12 / E 0 17 -4.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 1.00 18.00 -3.50 88.425 7829 3065 2002 172 19
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.96 10.72 19.28 8.93 5.75 7.49 5.54 3.99 4.54 2.57 3.57 1.68 39.00 24.03 32.99 209.799
Şube Ortalaması 12.17 15.17 8.38 5.00 9.00 2.75 0.17 0.50 0.04 0.83 0.50 0.71 18.17 25.17 11.88 139.533

1 679 - ŞEYDA KIZILKAN 12 / F 17 8 15.00 8 6 6.50 0 1 -0.25 4 2 3.50 29.00 17.00 24.75 182.675 5050 2068 1525 24 1
2 2553 - MAMİŞ ROJDA 12 / F 12 17 7.75 7 6 5.50 1 1 0.75 1 1 0.75 21.00 25.00 14.75 149.300 6368 2555 1773 68 2
3 165 - ERDOĞAN İLKNUR 12 / F 16 16 12.00 4 13 0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 20.00 30.00 12.50 141.325 6669 2659 1828 82 3
4 0 - NESRİN GÜRHAN 12 / F 11 21 5.75 5 9 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 30.00 8.50 128.325 7068 2800 1889 108 4
5 410 - SOLGUN SÜMEYYE 12 / F 11 15 7.25 3 8 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 23.00 8.25 127.325 7097 2811 1894 111 5
6 0 - NEHİR YILMAZ 12 / F 6 14 2.50 3 12 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 26.00 2.50 108.250 7549 2987 1963 149 6


