
OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT2 187 2333 3933 196659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,91 10,8 4,7 9,64 8,1 3,9 7,08 4,3 4,2 3,26 44,7 23,1 38,89 251,650

Okul Ortalaması 9,7 18,3 5,09 6,1 7,0 4,34 1,0 3,5 0,14 1,1 3,5 0,28 17,9 32,3 9,85 145,860

KATILIMLAR

1 2517 FİDAN ÇETİNKAYA 12D 30 8 28,00 7 7 5,25 3 0 3,00 7 2 6,50 47 17 42,75 267,725 1 1 652 894 80775

2 625 BAHAR ARSLAN 12M 25 12 22,00 12 7 10,25 1 6 -0,50 3 12 0,00 41 37 31,75 235,025 1 2 1117 1606 119672

3 708 EYLÜL ÇİFTÇİ 12A 20 14 16,50 13 1 12,75 1 0 1,00 34 15 30,25 231,250 1 3 1169 1706 124146

4 2555 NARİN Y RD M 12E 25 9 22,75 8 1 7,75 33 10 30,50 231,153 1 4 1171 1710 124253

5 346 SUNA ARSLAN 12D 22 10 19,50 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 16 29,00 227,085 2 5 1233 1833 128895

6 2538 HAYRİYA NİSA BİLGİ 12C 20 18 15,50 10 8 8,00 3 6 1,50 4 1 3,75 37 33 28,75 226,960 1 6 1236 1836 129046

7 2580 SÜMEYYE ALVER 12A 16 17 11,75 15 4 14,00 2 0 2,00 33 21 27,75 224,358 2 7 1287 1916 131841

8 355 AMİNE ERDEN 12D 18 10 15,50 13 4 12,00 31 14 27,50 223,035 3 8 1304 1943 133232

9 509 NASA ÖZALP 12A 25 14 21,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 32 17 27,75 223,010 3 9 1306 1945 133262

10 2531 SEDANUR ÖZBAYIK 12A 21 13 17,75 10 3 9,25 31 16 27,00 221,233 4 10 1330 1991 135116

11 753 CEYDA ANT 12L 19 18 14,50 12 7 10,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 26 26,50 220,175 1 11 1341 2023 136241

12 552 NİSANUR VAROL 12N 17 13 13,75 9 5 7,75 2 4 1,00 4 3 3,25 32 25 25,75 218,108 1 12 1378 2084 138381

13 2483 ZİLAN CAN 12D 19 13 15,75 12 6 10,50 0 2 -0,50 31 21 25,75 217,698 4 13 1387 2100 138834

14 281 İLEM KAÇHAN 12A 20 15 16,25 10 5 8,75 30 20 25,00 215,388 5 14 1412 2150 141184

15 1129 NERGİS SOĞANLI 12K 16 16 12,00 12 8 10,00 1 3 0,25 2 1 1,75 31 28 24,00 212,990 1 15 1457 2220 143519

16 2603 DİCLE YALĞI 12E 20 9 17,75 3 3 2,25 4 0 4,00 27 12 24,00 212,173 2 16 1468 2236 144308

17 271 BEDRİYE TURHAN 12A 20 8 18,00 8 5 6,75 0 3 -0,75 28 16 24,00 212,140 6 17 1469 2237 144342

18 175 DİLARA MAMİŞ 12C 15 21 9,75 11 7 9,25 2 4 1,00 6 10 3,50 34 42 23,50 211,843 2 18 1476 2247 144633

19 176 YAĞMUR YILMAZ 12C 14 11 11,25 7 2 6,50 6 4 5,00 2 5 0,75 29 22 23,50 211,538 3 19 1478 2254 144920

20 329 MELEK SİPER 12A 19 14 15,50 9 4 8,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 210,200 7 20 1497 2291 146208

21 586 ZEYNEP KAYA 12C 17 13 13,75 10 8 8,00 2 4 1,00 29 25 22,75 208,958 4 21 1514 2320 147391

22 245 ÖZLEM KAÇAR 12E 19 9 16,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 26 13 22,75 208,528 3 22 1524 2337 147779

23 2464 ESMANUR MAMİŞ 12C 16 15 12,25 10 6 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 29 26 22,50 208,378 5 23 1526 2342 147914

24 252 ZEYNEP SEÇEN 12D 17 11 14,25 7 0 7,00 1 0 1,00 25 11 22,25 207,383 5 24 1536 2361 148861

25 317 NESİBE AYRİÇ 12C 15 14 11,50 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 28 24 22,00 206,985 6 25 1541 2368 149198

26 2520 ZİLAN ERYILMAZ 12B 13 16 9,00 14 5 12,75 27 21 21,75 206,515 1 26 1549 2380 149630

27 405 ZEHRA EBER 12B 13 15 9,25 12 4 11,00 1 1 0,75 1 1 0,75 27 21 21,75 206,513 2 27 1550 2381 149634

28 669 BERFİN KOÇAK 12D 17 8 15,00 8 7 6,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,725 6 28 1560 2400 150310

29 637 ESMA GAMZE SAKARYA12E 13 11 10,25 12 5 10,75 25 16 21,00 204,088 4 29 1586 2446 151805

30 196 ZEYNEPNUR YARD M 12M 10 30 2,50 12 8 10,00 8 23 2,25 8 12 5,00 38 73 19,75 201,520 2 30 1617 2508 154047

31 541 İKRANUR BAYAM 12C 12 15 8,25 10 3 9,25 2 4 1,00 24 22 18,50 196,838 7 31 1687 2630 157886

32 686 MERYEM  TEKİN 12B 15 19 10,25 10 8 8,00 25 27 18,25 195,783 3 32 1697 2651 158686

33 684 YILDIZ EROOĞAN 12M 12 19 7,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 25 29 17,75 194,803 3 33 1710 2671 159443

34 505 ROJİN KAYA 12B 15 20 10,00 9 6 7,50 1 3 0,25 1 4 0,00 26 33 17,75 194,305 4 34 1719 2684 159822

35 2587 ŞİLAN AYYILDIZ 12B 13 27 6,25 13 7 11,25 26 34 17,50 194,038 5 35 1722 2692 160047

36 0 MİZGİN KAPLAN 12C 16 14 12,50 6 9 3,75 1 2 0,50 2 4 1,00 25 29 17,75 194,020 8 36 1723 2693 160065

37 548 SEMRA SATICI 12C 10 11 7,25 6 4 5,00 4 7 2,25 3 2 2,50 23 24 17,00 192,498 9 37 1752 2742 161276

38 634 KÜBRA ESEN 12C 13 14 9,50 10 7 8,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 25 32 17,00 192,105 10 38 1758 2752 161558

39 473 ZEYNEP OLĞAÇ 12C 14 10 11,50 6 8 4,00 1 2 0,50 2 4 1,00 23 24 17,00 191,885 11 39 1763 2759 161744

40 831 SONGÜL KALKAN 12M 12 17 7,75 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 12 -1,00 25 34 16,50 190,783 4 40 1792 2804 162559

41 2562 BERİTAN DAYAN 12A 18 15 14,25 6 13 2,75 0 1 -0,25 24 29 16,75 190,723 8 41 1794 2807 162601

42 2518 NERGİZ ERDOĞAN 12A 16 19 11,25 8 12 5,00 1 3 0,25 25 34 16,50 190,368 9 42 1800 2818 162870

43 603 ESMA AYDIN 12K 15 23 9,25 8 4 7,00 23 27 16,25 189,873 2 43 1808 2829 163243

44 244 NİDA NUR DEMİR 12K 11 23 5,25 12 7 10,25 23 30 15,50 188,128 3 44 1822 2866 164545

45 0 TUNA DEMİR 12C 10 10 7,50 8 2 7,50 2 8 0,00 1 2 0,50 21 22 15,50 187,855 12 45 1825 2871 164735

46 2588 ESRA KOCEMAN 12B 12 17 7,75 9 6 7,50 21 23 15,25 187,048 6 46 1836 2888 165291

47 431 AYŞEGÜL KIZIL 12L 14 18 9,50 7 6 5,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 22 27 15,25 186,850 2 47 1838 2892 165433

48 679 ŞEYDA KIZILKAN 12F 8 18 3,50 12 8 10,00 2 2 1,50 1 4 0,00 23 32 15,00 186,845 1 48 1839 2893 165437
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT2 187 2333 3933 196659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,91 10,8 4,7 9,64 8,1 3,9 7,08 4,3 4,2 3,26 44,7 23,1 38,89 251,650

Okul Ortalaması 9,7 18,3 5,09 6,1 7,0 4,34 1,0 3,5 0,14 1,1 3,5 0,28 17,9 32,3 9,85 145,860

KATILIMLAR

49 267 PINAR ALTAY 12K 8 12 5,00 13 4 12,00 1 12 -2,00 22 28 15,00 186,570 4 49 1844 2901 165629

50 740 EDANUR GÜNEŞ 12K 17 16 13,00 4 9 1,75 2 6 0,50 23 31 15,25 186,385 5 50 1847 2908 165749

51 0 NARİ NERBEK 12D 14 26 7,50 10 10 7,50 24 36 15,00 186,325 7 51 1848 2910 165779

52 606 SELMA ERTAŞ 12K 14 23 8,25 8 11 5,25 2 3 1,25 2 7 0,25 26 44 15,00 186,238 6 52 1849 2915 165849

53 148 BERFİN KARA 12D 10 17 5,75 10 8 8,00 1 4 0,00 1 0 1,00 22 29 14,75 185,838 8 53 1856 2922 166143

54 384 ÖZLEM AKSU 12B 11 20 6,00 6 7 4,25 3 5 1,75 3 3 2,25 23 35 14,25 184,345 7 54 1881 2974 167140

55 315 MELEK MELİSA KEŞLİ 12L 8 21 2,75 11 7 9,25 3 4 2,00 22 32 14,00 184,003 3 55 1885 2982 167370

56 0 D İ C L E K O Ç 12N 12 23 6,25 10 9 7,75 22 32 14,00 183,468 2 56 1894 2998 167742

57 437 VİYAN SAİN 12N 12 23 6,25 8 1 7,75 0 1 -0,25 20 25 13,75 182,713 3 57 1898 3015 168226

58 2484 ARZUNUR NAR 12E 6 5 4,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 15 6 13,50 182,193 5 58 1903 3027 168597

59 2497 ROJİN DAYA N 12B 11 23 5,25 10 7 8,25 1 4 0,00 22 34 13,50 182,088 8 59 1904 3031 168659

60 193 HATİCE ŞEKER 12M 12 26 5,50 9 11 6,25 5 8 3,00 3 17 -1,25 29 62 13,50 182,005 5 60 1907 3034 168721

61 2526 BÜŞRA BAYKAN 12E 9 9 6,75 6 1 5,75 1 0 1,00 16 10 13,50 181,933 6 61 1908 3038 168771

62 608 ELİF AY 12K 14 22 8,50 11 8 9,00 2 29 -5,25 5 15 1,25 32 74 13,50 181,715 7 62 1913 3044 168948

63 835 MİHRİBAN EREN 12C 10 14 6,50 7 5 5,75 1 0 1,00 18 19 13,25 181,170 13 63 1915 3051 169277

64 366 BAHAR ERTAŞ 12A 14 18 9,50 6 9 3,75 20 27 13,25 180,780 10 64 1919 3058 169527

65 2475 ŞEVVAL ERDAL 12E 8 9 5,75 8 3 7,25 16 12 13,00 180,513 7 65 1921 3063 169696

66 2495 SÜMEYYE SEVGİ 12A 12 13 8,75 5 3 4,25 17 16 13,00 180,123 11 66 1927 3077 169966

67 713 SÜMEYYE YİĞİT 12K 11 16 7,00 8 8 6,00 1 5 -0,25 20 29 12,75 179,585 8 67 1931 3086 170287

68 289 ZEYNEP TAE 12A 10 14 6,50 6 0 6,00 16 14 12,50 178,905 12 68 1934 3101 170713

69 559 ZEYNEP  MAMİŞ 12B 12 17 7,75 6 7 4,25 18 24 12,00 177,233 9 69 1956 3152 171754

70 2493 MELEK AYBEK 12D 13 18 8,50 6 6 4,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 20 32 12,00 177,135 9 70 1957 3155 171815

71 269 MELEK NUR ÖZEVİN 12K 5 6 3,50 8 3 7,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 10 11,50 176,265 9 71 1966 3174 172323

72 7042 NESRİN GÜRHAN 12F 12 22 6,50 6 4 5,00 18 26 11,50 175,885 2 72 1972 3186 172580

73 339 EDA ENÜŞTEKİN 12F 11 18 6,50 7 8 5,00 18 26 11,50 175,885 2 72 1972 3186 172580

74 797 NİSANUR AKTAŞ 12C 13 18 8,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 17 24 11,00 174,175 14 74 1987 3224 173578

75 463 SEDANUR BEŞTAŞ 12L 9 23 3,25 8 2 7,50 17 25 10,75 174,043 4 75 1991 3228 173650

76 2553 ROJDA MAMİŞ 12F 10 19 5,25 7 8 5,00 1 3 0,25 18 30 10,50 173,028 4 76 1999 3256 174190

77 2561 NURŞEN DÜNDAR 12A 7 13 3,75 8 6 6,50 15 19 10,25 172,468 13 77 2006 3270 174502

78 474 NİSANUR YEŞİLEL 12N 11 24 5,00 8 9 5,75 6 26 -0,50 3 12 0,00 28 71 10,25 172,305 4 78 2008 3274 174597

79 9086 BERFİN AYDIN 12E 11 27 4,25 9 11 6,25 1 6 -0,50 21 44 10,00 171,648 8 79 2014 3288 174958

80 2556 NURŞİN TÜRKMEN 12E 9 17 4,75 5 9 2,75 4 6 2,50 18 32 10,00 171,583 9 80 2015 3290 175003

81 982 DİLAN BART K 12A 10 17 5,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 17 28 10,00 171,473 14 81 2017 3293 175071

82 2461 BEYZA NUR KAYA 12A 9 17 4,75 7 8 5,00 16 25 9,75 170,828 15 82 2022 3305 175381

83 2576 AYŞE ÇELEBİ 12D 5 9 2,75 8 9 5,75 1 0 1,00 14 18 9,50 170,373 10 83 2026 3320 175609

84 2454 ESMA KAVAK 12A 9 9 6,75 3 3 2,25 12 12 9,00 168,303 16 84 2042 3358 176683

85 589 MARYA SATICI 12K 11 17 6,75 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 6 -1,50 17 33 8,75 167,488 10 85 2045 3368 177125

86 455 BERİTAN SARA 12L 14 26 7,50 5 15 1,25 19 41 8,75 167,450 5 86 2047 3371 177148

87 2463 ESMA ATKAN 12D 7 20 2,00 8 6 6,50 15 26 8,50 167,410 11 87 2048 3372 177181

88 855 SUSİN ÇETİNKAYA 12D 6 15 2,25 8 9 5,75 1 2 0,50 15 26 8,50 167,378 12 88 2049 3373 177201

89 844 ELANUR DEMİR 12M 10 28 3,00 8 12 5,00 4 14 0,50 22 54 8,50 167,300 6 89 2052 3376 177239

90 460 CANAN TAN 12E 9 20 4,00 7 5 5,75 1 9 -1,25 17 34 8,50 167,100 10 90 2054 3381 177354

91 331 BÜŞRA EFE 12N 11 21 5,75 6 10 3,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 18 38 8,50 166,923 5 91 2055 3383 177433

92 526 MEDİNE SOLGUN 12L 10 28 3,00 8 11 5,25 18 39 8,25 166,525 6 92 2057 3390 177659

93 2584 NİSANUR ELİNÇ 12A 5 7 3,25 5 1 4,75 10 8 8,00 165,738 17 93 2068 3408 178016

94 711 FEYZA NUR AÇIKÇA 12B 6 16 2,00 6 12 3,00 3 16 -1,00 6 9 3,75 21 53 7,75 165,295 10 94 2072 3415 178216

95 2520 ZEYNEP ERDEN 12E 5 8 3,00 8 11 5,25 1 6 -0,50 14 25 7,75 164,995 11 95 2075 3420 178381

96 704 RUKİYE NUR DEMİREL 11N 8 25 1,75 5 12 2,00 6 16 2,00 4 9 1,75 23 62 7,50 164,493 1 96 2077 3427 178620
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT2 187 2333 3933 196659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,91 10,8 4,7 9,64 8,1 3,9 7,08 4,3 4,2 3,26 44,7 23,1 38,89 251,650

Okul Ortalaması 9,7 18,3 5,09 6,1 7,0 4,34 1,0 3,5 0,14 1,1 3,5 0,28 17,9 32,3 9,85 145,860

KATILIMLAR

97 60400 SONGÜL KURTAK 12Z 9 31 1,25 9 11 6,25 18 42 7,50 164,488 1 97 2078 3428 178623

98 359 CANSU YILDIRIMER 12A 8 26 1,50 8 8 6,00 16 34 7,50 164,455 18 98 2080 3431 178637

99 487 SÜMEYYE ORHAN 12E 4 7 2,25 4 2 3,50 2 1 1,75 10 10 7,50 164,358 12 99 2082 3435 178707

100 670 ÖZLEM ALDEMİR 12K 8 17 3,75 5 15 1,25 2 3 1,25 3 7 1,25 18 42 7,50 164,213 11 100 2085 3438 178778

101 217 CEMRE IŞIK 12A 14 26 7,50 14 26 7,50 163,675 19 101 2088 3448 179009

102 73800 CANSU YEŞİLEL 12M 10 30 2,50 4 8 2,00 2 6 0,50 5 12 2,00 21 56 7,00 162,895 7 102 2095 3464 179409

103 259 SEMANUR ALDE İR 12L 8 22 2,50 6 11 3,25 2 3 1,25 16 36 7,00 162,815 7 103 2097 3467 179440

104 818 NECVA NASER 12N 7 33 -1,25 3 17 -1,25 9 24 3,00 9 11 6,25 28 85 6,75 162,798 6 104 2098 3468 179448

105 2510 FATMA NUR YILDIZ 12E 3 8 1,00 6 1 5,75 9 9 6,75 162,255 13 105 2102 3478 179689

106 2523 NARİN DÜNDAR 12E 9 26 2,50 4 8 2,00 2 2 1,50 3 9 0,75 18 45 6,75 162,090 14 106 2106 3483 179776

107 336 ELİF AYDIN 12N 8 14 4,50 6 6 4,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 14 29 6,75 161,750 7 107 2109 3489 179924

108 499 SEMA ÇELİK 12D 6 20 1,00 3 12 0,00 3 3 2,25 4 3 3,25 16 38 6,50 161,630 13 108 2110 3490 179974

109 165 İLKNUR ERDOĞAN 12F 10 23 4,25 5 14 1,50 1 2 0,50 16 39 6,25 160,323 5 109 2124 3520 180640

110 192 HELİN BALTA 12M 8 27 1,25 8 11 5,25 3 14 -0,50 19 52 6,00 159,938 8 110 2128 3525 180821

111 2515 AYNUR ALTAN 12F 8 26 1,50 7 6 5,50 0 4 -1,00 15 36 6,00 159,925 6 111 2129 3526 180822

112 2490 SILA ÖZDEMİR 12C 4 11 1,25 5 3 4,25 1 3 0,25 10 17 5,75 159,213 15 112 2132 3537 181146

113 186 NERGİZ DAYAN 12K 10 24 4,00 3 9 0,75 1 0 1,00 14 33 5,75 158,885 12 113 2137 3543 181266

114 2494 NİSANUR HERGENÇ 12A 10 24 4,00 2 1 1,75 12 25 5,75 158,845 20 114 2138 3544 181288

115 444 ŞİLAN ŞEN 12K 11 21 5,75 3 12 0,00 14 33 5,75 158,618 13 115 2140 3550 181368

116 2529 AAHAR ALTAN 12B 4 11 1,25 7 6 5,50 0 5 -1,25 11 22 5,50 158,448 11 116 2142 3552 181456

117 2516 MERYEM GÜNDÜZ 12B 6 14 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 10 19 5,25 157,550 12 117 2148 3566 181857

118 2565 AYŞENUR DEMİR 12A 8 24 2,00 5 8 3,00 13 32 5,00 156,840 21 118 2150 3575 182170

119 1121 RÜYA SİLAH 12D 13 20 8,00 4 14 0,50 3 17 -1,25 0 8 -2,00 20 59 5,25 156,735 14 119 2152 3579 182220

120 524 ELİ  KURBAN 12F 6 9 3,75 2 12 -1,00 3 3 2,25 11 24 5,00 156,613 7 120 2153 3580 182275

121 277 MERVE ABACA 12A 11 24 5,00 1 4 0,00 12 28 5,00 156,450 22 121 2155 3582 182356

122 2537 İLKNUR BAYSAL 12A 7 24 1,00 6 9 3,75 13 33 4,75 156,215 23 122 2158 3586 182454

123 2536 ESRA GÜL 12C 8 22 2,50 1 3 0,25 3 4 2,00 12 29 4,75 156,100 16 123 2160 3589 182513

124 392 EMİNE ASLAN 12A 7 22 1,50 5 8 3,00 0 1 -0,25 12 31 4,25 154,630 24 124 2165 3611 183106

125 355 KÜBRA BAŞKURT 12F 8 25 1,75 3 2 2,50 11 27 4,25 154,608 8 125 2166 3612 183112

126 163 İKBAL KAYAR 12K 10 26 3,50 4 16 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 44 4,00 153,655 14 126 2170 3619 183479

127 321 ROJDA SARA 12L 4 21 -1,25 6 10 3,50 5 10 2,50 1 8 -1,00 16 49 3,75 153,448 8 127 2171 3622 183571

128 204 AYŞENUR EVİN 12M 8 21 2,75 2 11 -0,75 3 14 -0,50 5 11 2,25 18 57 3,75 153,058 9 128 2173 3626 183741

129 819 AADDHNASER 12M 10 30 2,50 5 15 1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 27 93 3,75 153,000 10 129 2174 3628 183777

130 2525 AYŞE MENEJŞE 12E 8 15 4,25 0 2 -0,50 8 17 3,75 152,773 15 130 2175 3632 183932

131 2468 HELİN AYDIN 12D 6 16 2,00 2 4 1,00 8 20 3,00 150,800 15 131 2184 3649 184625

132 288 İLKNUR ERDOĞAN 12N 6 16 2,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 9 24 3,00 150,790 8 132 2186 3651 184635

133 3 BERİVAN GÜNDÜZ 12L 6 20 1,00 3 5 1,75 9 25 2,75 150,175 9 133 2188 3654 184839

134 433 SELAMET AKSU 12B 8 20 3,00 3 13 -0,25 11 33 2,75 149,915 13 134 2190 3657 184983

135 2471 RUMEYSA ÖZDEMİR 12C 3 8 1,00 3 4 2,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 9 26 2,50 149,440 17 135 2192 3661 185135

136 490 ESMA IŞİKTAŞ 12C 2 3 1,25 3 0 3,00 1 12 -2,00 2 7 0,25 8 22 2,50 149,398 18 136 2193 3662 185154

137 885 ZİLAN ÖZBEY 12E 6 17 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 8 22 2,50 149,323 16 137 2195 3665 185203

138 465 HİLAL AKGÜL 12A 6 14 2,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 9 26 2,50 149,235 25 138 2196 3668 185248

139 2539 KÜBRA ACAR 12A 2 14 -1,50 4 7 2,25 2 5 0,75 2 6 0,50 10 32 2,00 148,255 26 139 2198 3674 185655

140 2530 SEDA ELDEMİR 12A 9 31 1,25 1 1 0,75 10 32 2,00 147,878 27 140 2202 3679 185755

141 2420 DİLARAAKA 12M 10 29 2,75 1 7 -0,75 11 36 2,00 147,653 11 141 2204 3681 185896

142 459 RÜVEYDA Dİ*İRİM 12K 5 13 1,75 2 8 0,00 3 12 0,00 10 33 1,75 147,058 15 142 2206 3685 186051

143 2508 HELİN AYBEK 12C 3 10 0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 8 -1,00 7 23 1,25 145,670 19 143 2210 3693 186503

144 7881 ROJİN GÜZEL 12E 5 15 1,25 5 15 1,25 145,613 17 144 2211 3694 186523

                                                3 / 5



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT2 187 2333 3933 196659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,91 10,8 4,7 9,64 8,1 3,9 7,08 4,3 4,2 3,26 44,7 23,1 38,89 251,650

Okul Ortalaması 9,7 18,3 5,09 6,1 7,0 4,34 1,0 3,5 0,14 1,1 3,5 0,28 17,9 32,3 9,85 145,860

KATILIMLAR

145 387 YAĞMUR  YARDIM 12E 4 11 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5 15 1,25 145,593 18 145 2212 3695 186588

146 410 SÜMEYYE SOLGUN 12F 2 6 0,50 3 10 0,50 5 16 1,00 144,955 9 146 2216 3701 186803

147 2550 ESRA KAYMAZ 12D 2 5 0,75 1 4 0,00 3 9 0,75 144,168 16 147 2223 3710 187074

148 525 ROJDA EROL 12C 6 19 1,25 4 8 2,00 0 6 -1,50 3 16 -1,00 13 49 0,75 144,063 20 148 2226 3715 187168

149 668 GÜLSÜM ERTAŞ 12N 6 21 0,75 4 16 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 12 46 0,50 143,373 9 149 2228 3717 187358

150 2600 ROJİN KURKUTATA 12B 3 10 0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 5 19 0,25 142,680 14 150 2232 3721 187498

151 508 MELEK ALKAŞ 12C 4 11 1,25 3 7 1,25 1 5 -0,25 1 12 -2,00 9 35 0,25 142,513 21 151 2233 3723 187554

152 986 EMİNE ULU 12C 3 10 0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 22 -0,50 140,445 22 152 2236 3732 187975

153 811 SEVİM YILDIRIM 12F 4 29 -3,25 2 14 -1,50 4 11 1,25 0 6 -1,50 10 60 -5,00 127,263 10 153 2243 3745 188965

154 0 * E * U  E* Ç N*İ 12B 7 33 -1,25 3 17 -1,25 9 31 1,25 1 19 -3,75 20 100 -5,00 126,913 15 154 2244 3746 188971

155 415 BETÜL DEMİR 12E 0 4 -1,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 10 10 7,50

156 2534 ZİLAN ADIGÜZEL 12K 6 25 -0,25 7 11 4,25 2 1 1,75 15 37 5,75

157 213 A SİMA ERKAN 12K 4 18 -0,50 7 4 6,00 1 3 0,25 12 25 5,75

158 2589 BETÜL TATLI 12C 4 17 -0,25 7 4 6,00 1 4 0,00 3 13 -0,25 15 38 5,50

159 564 ELİF DAĞTEKİN 12E 5 21 -0,25 7 5 5,75 12 26 5,50

160 0 ELİF DAYAN 12M 5 32 -3,00 8 12 5,00 0 1 -0,25 5 15 1,25 18 60 3,00

161 408 NEHİR ZILMAZ 12Z 8 31 0,25 3 3 2,25 11 34 2,50

162 694 EDANUR OYSAL 12L 5 20 0,00 6 14 2,50 11 34 2,50

163 658 GÜLSÜM ENÜŞTEKİN 12M 4 25 -2,25 8 7 6,25 1 10 -1,50 13 42 2,50

164 698 ŞEYMA ÜZÜM 11N 5 27 -1,75 5 12 2,00 4 15 0,25 4 9 1,75 18 63 2,25

165 491 BAHAR YILDIZ 12D 5 20 0,00 3 5 1,75 8 25 1,75

166 673 ÖZGE TETİK 12K 7 33 -1,25 5 15 1,25 7 33 -1,25 6 13 2,75 25 94 1,50

167 2527 Ş E V A L T E M E L 12A 8 32 0,00 5 15 1,25 13 47 1,25

168 401 KADER ÖZDEMİR 12L 8 32 0,00 5 15 1,25 3 12 0,00 16 59 1,25

169 0 MERVE GÜL 12C 6 26 -0,50 6 9 3,75 0 9 -2,25 2 8 0,00 14 52 1,00

170 2547 MELİKE OĞUZ 12B 5 26 -1,50 3 5 1,75 8 31 0,25

171 2567 İREM ÖZBEY 12A 2 21 -3,25 7 12 4,00 1 6 -0,50 10 39 0,25

172 409 EYLÜL GÜNÇ 12E 0 0 0,00

173 2498 SEVİM ERYEŞİL 12E 0 14 -3,50 5 6 3,50 5 20 0,00

174 485 ZELAL SEVİLGEN 12E 0 0 0,00

175 1131 DİLAN KAVAK 12K 6 28 -1,00 7 12 4,00 0 4 -1,00 1 13 -2,25 14 57 -0,25

176 588 YASEMİN SÜRÜCÜ 12C 5 21 -0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 7 0,25 9 38 -0,50

177 718 YELDA ACAR 12K 5 23 -0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 7 30 -0,50

178 847 ESMANUR KIZILKAN 12B 5 19 0,25 3 6 1,50 0 11 -2,75 8 36 -1,00

179 7272 AYŞENUR ÖZDEMİR 12D 4 21 -1,25 2 7 0,25 1 8 -1,00 1 1 0,75 8 37 -1,25

180 689 ZEYNEP İLHAN 12L 7 32 -1,00 6 14 2,50 1 7 -0,75 2 17 -2,25 16 70 -1,50

181 2599 EDA  APUHAN 12E 2 21 -3,25 1 1 0,75 3 22 -2,50

182 815 ŞÜKRAN NAS 12D 5 33 -3,25 3 13 -0,25 8 46 -3,50

183 283 SILA KAVURAN 12M 7 29 -0,25 3 17 -1,25 0 8 -2,00 10 54 -3,50

184 45700 DİLEK KALKAN 12E 4 23 -1,75 2 12 -1,00 3 17 -1,25 3 10 0,50 12 62 -3,50

185 103 ROJİN KÖRPE 12L 0 11 -2,75 1 13 -2,25 1 24 -5,00

186 2602 EYLEM ÇELİK 12B 5 32 -3,00 3 17 -1,25 2 17 -2,25 10 66 -6,50

187 291 NURGÜLDA *N 12M 7 32 -1,00 3 17 -1,25 3 32 -5,00 1 19 -3,75 14 100 -11,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT2 187 2333 3933 196659

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 10,4 18,91 10,8 4,7 9,64 8,1 3,9 7,08 4,3 4,2 3,26 44,7 23,1 38,89 251,650

Okul Ortalaması 9,7 18,3 5,09 6,1 7,0 4,34 1,0 3,5 0,14 1,1 3,5 0,28 17,9 32,3 9,85 145,860

KATILIMLAR
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