
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

1 2517 FİDAN ÇETİNKAY 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 49 19 44,25 272,418 11232

2 708 EYLÜL ÇİFTÇİ 12A 26 10 23,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 39 18 34,50 243,205 14465

3 2569 SUVEYBE ÇELEBİ 12C 21 11 18,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 38 19 33,25 240,103 14797

4 753 CEYDA ANT 12L 28 11 25,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 38 18 33,50 239,888 14811

5 175 DİLARA MAMİŞ 12C 20 11 17,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 41 40 31,00 233,578 15528

6 2538 HAYRİYE NİSA BİLGİ 12C 16 13 12,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 7 6 5,50 4 2 3,50 37 26 30,50 232,593 15631

7 245 ÖZLEM KAÇAR 12E 22 8 20,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 35 18 30,50 231,580 15736

8 750 SELİN SEVGİN 12N 24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 31 30,25 230,760 15826

9 252 ZEYNEP SEÇEN 12D 28 9 25,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 14 30,50 230,753 15828

10 509 NİSA ÖZALP 12A 26 14 22,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 35 19 30,25 230,430 15861

11 346 SUNA ARSLAN 12D 22 17 17,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 24 30,00 230,323 15882

12 409 EYLÜL GÜNÇ 12E 20 11 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 25 27,75 223,653 16575

13 329 MELEK SİPER 12A 21 12 18,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 32 18 27,50 222,710 16680

14 2603 DİCLE YALĞI 12H 21 10 18,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 30 12 27,00 221,135 16816

15 586 ZEYNEP KAYA 12C 21 11 18,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 23 26,25 218,913 17019

16 487 SÜMEYYE ORHAN 12E 19 9 16,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 30 17 25,75 217,588 17138

17 505 ROJİN KAYA 12E 23 12 20,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 28 25,00 214,910 17372

18 196 ZEYE PNUR YARDIM 12M 22 18 17,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 15 1,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 40 62 24,50 213,815 17481

19 2580 SÜMEYYE ALVER 12A 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 213,113 17533

20 353 AMİNE ERDEN 12D 17 14 13,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 29 20 24,00 212,725 17573

21 2464 ESMANUR MAMİŞ 12C 19 16 15,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 6 1,50 31 29 23,75 211,775 17648

22 2562 BERİTAN DAYAN 12A 22 14 18,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 30 25 23,75 211,310 17684

23 2495 SÜMEYYE SEVGİ 12A 19 9 16,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 27 15 23,25 210,038 17781

24 679 12D 13 12 10,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 28 22 22,50 208,680 17873

25 9086 BERFİN AYDIN 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 31 33 22,75 208,008 17938

26 548 SEMRA SATICI 12C 16 14 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 27 22,25 207,670 17974

27 176 YAĞMUR YILMAZ 12C 16 12 13,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 29 27 22,25 207,495 17986

28 552 NİSANUR VAROL 12N 15 17 10,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 31 37 21,75 206,238 18084

29 541 İKRANUR BAYAM 12C 21 13 17,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 27 20 22,00 206,093 18097
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

30 281 İLEM KAÇHAN 12A 21 16 17,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 27 22 21,50 204,720 18200

31 2521 ZİLAN ERYILMAZ 12B 19 16 15,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 28 27 21,25 204,225 18233

32 271 BEDRİYE TURHAN 12A 16 9 13,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 25 16 21,00 203,633 18268

33 835 MİHRİBAN EREN 12C 17 13 13,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 25 17 20,75 202,878 18324

34 797 NİSANUR AKTAŞ 12C 18 13 14,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 25 17 20,75 202,748 18332

35 2483 ZİLAN CAN 12D 18 17 13,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 28 30 20,50 202,173 18383

36 504 DİLAN KAYRAN 12F 17 23 11,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 28 32 20,00 200,938 18462

37 0 BAHAR ERTAŞ 12A 19 17 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 28 20,00 200,483 18491

38 2530 SEDA ELDEMİR 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 25 21 19,75 199,370 18578

39 7831 EYLÜL BARDAK 12D 16 11 13,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 23 15 19,25 198,413 18625

40 2578 GÜLCAN ALBAY 12C 13 19 8,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 25 24 19,00 198,328 18630

41 866 AYŞENUR  CEYLAN 12M 19 18 14,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 22 -0,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 34 59 19,25 198,310 18634

42 100 NAZDAR ACAR 12E 18 14 14,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 6 2,50 1 2 0,50 27 32 19,00 197,495 18685

43 669 BERFİN KOÇAK 12D 14 8 12,00 2 0 2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 21 18,75 197,195 18704

44 2511 ELİF EFE 12B 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 29 42 18,50 196,715 18743

45 608 ELİF AY 12K 23 14 19,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 20 -2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 69 18,75 196,140 18788

46 2497 ROJİN DAYAN 12B 15 19 10,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 6 1 5,75 26 31 18,25 195,783 18813

47 40 ZEHRA EBER 12B 14 12 11,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 16 18,00 194,930 18859

48 637 GAMZE SAKARYA 12* 14 12 11,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 23 21 17,75 194,175 18911

49 272 AYŞENUR ÖZDEMİR 12D 13 15 9,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 23 22 17,50 193,678 18933

50 2527 ŞEE *VL *MEL 12A 20 20 15,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 26 34 17,50 192,900 18981

51 932 ADERYA DAYINÇ 12D 16 11 13,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 22 19 17,25 192,373 19015

52 983 ELİF ALIŞ 12D 17 14 13,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 20 17,00 191,585 19063

53 686 MERYEM   TEKİN 12B 13 15 9,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 22 21 16,75 191,383 19076

54 831 SONGÜL KALKAN 12M 15 17 10,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 26 37 16,75 191,168 19094

55 437 VİYAN SAİN 12N 16 16 12,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 22 22 16,50 190,270 19143

56 605 SELMA ERTAŞ 12K 15 21 9,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 26 39 16,25 189,838 19174

57 2523 NARİN DÜNDAR 12E 15 19 10,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 23 27 16,25 189,733 19182

58 2484 ARZUNUR NAR 12A 13 3 12,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 7 16,25 189,473 19196
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

59 740 EDANUR GÜNEŞ 12K 19 13 15,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 25 35 16,25 189,008 19228

60 402 MERVE KAPLAN 12N 16 12 13,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 21 20 16,00 188,630 19252

61 2531 SEDANUR ÖZBAYIK 12A 18 17 13,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 22 24 16,00 188,533 19257

62 713 SÜMEYYE YİĞİT 12K 13 18 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 23 29 15,75 188,450 19266

63 317 NESİBE AYRİÇ  N 12C 13 14 9,50 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 21 22 15,50 187,605 19314

64 357 KADER TUNCAR 12C 13 15 9,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 21 24 15,00 186,118 19386

65 565 MERVE GÜL 12C 16 22 10,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 44 15,00 185,895 19405

66 846 TUNA DEMİR 12C 8 16 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 21 26 14,50 185,380 19437

67 315 MELİSA KEŞLİ 12L 16 18 11,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 22 29 14,75 185,050 19454

68 804 HAYRÜNNİSA ULUŞIK 12K 13 24 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 22 30 14,50 184,880 19463

69 2494 NİSANUR HERGENÇ 12A 19 17 14,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 22 14,50 183,873 19516

70 359 CANSU YILDIRIMER 12E 17 21 11,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 22 31 14,25 183,508 19539

71 289 ZEYNEP TOPRAK 12A 15 16 11,00 1 2 0,50 3 2 2,50 19 20 14,00 182,850 19576

72 269 MELEK NUR ÖZEVİN 12K 10 9 7,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 21 13,75 182,498 19594

73 2587 ŞİLAN AYYI DIZ 12B 15 25 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 41 13,75 182,368 19601

74 756 NİSANUR TURAN 12C 14 16 10,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 21 29 13,75 182,325 19602

75 1129 NERGİS SOĞANLI 12K 14 16 10,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 25 45 13,75 182,225 19606

76 7042 NASRİN GÜRHAN 12F 17 19 12,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 21 30 13,50 181,178 19667

77 0 D İ C L E K O Ç 12N 13 25 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 23 39 13,25 181,098 19673

78 2526 BÜŞRA BAYKAN 12E 11 9 8,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 17 15 13,25 180,948 19680

79 227 ŞEYMA TURHAN 12 14 15 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 20 27 13,25 180,683 19688

80 688 NARİN ERBEK 12* 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 25 47 13,25 180,533 19701

81 148 BERFİN KARA 12D 12 16 8,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 21 32 13,00 180,220 19714

82 2512 AYNURENÜCÜK 12B 13 17 8,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 28 13,00 180,153 19717

83 0 BAHAR ALTAN 12B 10 10 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 17 17 12,75 179,530 19749

84 525 ROJDA EROL 12C 11 19 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 0 2,00 3 3 2,25 23 42 12,50 179,188 19767

85 668 GÜLSÜM ERTAŞ 12N 9 23 3,25 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 21 35 12,25 178,643 19792

86 684 YILDIZ ERDOĞAN 12M 14 18 9,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 21 34 12,50 178,485 19799

87 829 GAMZE NUR İDİK 12C 9 16 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 22 39 12,25 178,375 19807
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

88 2550 ESRA KAYMAZ 12D 16 12 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 18 12,50 178,060 19817

89 450 DİLEKNURBİLEK 12L 9 19 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 5 10 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 23 44 12,00 177,768 19827

90 242 DİLARAAKA 12M 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 0 2,00 22 40 12,00 177,508 19839

91 339 EDA ENÜŞTEKİN 12F 13 19 8,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 19 28 12,00 177,168 19862

92 277 MERVE ABC A 12A 14 22 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 18 24 12,00 177,135 19864

93 490 ESMA IŞIKTAŞ 12C 11 12 8,00 3 1 2,75 6 11 3,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 20 32 12,00 177,120 19867

94 2501 ZEYNEP ENÜCÜK 12B 8 13 4,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 17 21 11,75 177,008 19871

95 2515 AYNUR ALTAN 12F 15 17 10,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 18 24 12,00 176,843 19877

96 603 ESMA AYDIN 12K 13 20 8,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 18 26 11,50 175,690 19939

97 2561 NURŞEN DÜNDAR 12A 12 5 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 15 14 11,50 175,333 19951

98 730 BETÜL KAYAR 12K 13 20 8,00 6 11 3,25 1 4 0,00 20 35 11,25 174,935 19965

99 336 ELİF AYDIN 12N 11 12 8,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 31 11,25 174,925 19966

100 410 SÜMEYYE SOLGUN 12F 15 16 11,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 17 23 11,25 174,545 19977

101 2499 AYNUR SİPER 12C 7 22 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 22 45 10,75 174,440 19980

102 2537 İLKNUR BAYSAL 12A 11 16 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 16 20 11,00 174,310 19986

103 694 EDANUR OYSAL 12B 12 18 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 18 28 11,00 174,245 19991

104 192 HELİN BALTA 12M 11 19 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 22 45 10,75 173,743 20023

105 0 SELDA GLLYEŞİL 12F 10 22 4,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 17 26 10,50 173,125 20042

106 463 SEDANUR BEŞTAŞ 12L 12 24 6,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 19 34 10,50 172,930 20048

107 213 AYSİMA ERKAN 12K 12 26 5,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 23 51 10,25 172,330 20076

108 815 ŞÜKRAN NAS 12L 9 28 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 13 -0,25 2 4 1,00 23 52 10,00 171,940 20099

109 473 ZEYNEP OLĞAÇ 12C 8 12 5,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 4 4,00 2 2 1,50 16 24 10,00 171,610 20114

110 2565 AYŞENUR DEMİR 12A 12 15 8,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 20 10,00 171,128 20133

111 431 AYŞEGÜL KIZIL 12L 14 21 8,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 19 36 10,00 171,053 20136

112 564 ELİF DAĞTEKİN 12* 9 14 5,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 15 22 9,50 169,975 20172

113 0 ÖZLE MAKSU 12B 11 22 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 42 9,50 169,975 20172

114 25 NİSANUR ELİNÇ 12A 10 9 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 12 10 9,50 169,683 20186

115 658 GÜLSÜM ENÜŞTEKİN 12M 10 25 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 20 43 9,25 169,538 20194

116 1131 DİLAN KAVAK 12K 11 22 5,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 6 16 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 26 67 9,25 169,220 20207
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

117 724 SEHER NUR PELEN 12N 11 18 6,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 19 39 9,25 169,180 20213

118 244 NİDA NUR DMİİR 12K 13 19 8,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 19 39 9,25 168,803 20231

119 2588 ESRA K *EMAN 12B 14 17 9,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 17 31 9,25 168,668 20234

120 634 AYŞE ÇINAR 12C 9 10 6,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 15 24 9,00 168,325 20248

121 415 BETÜL DEMİR 12E 5 11 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 13 18 8,50 167,378 20273

122 267 PINAR AKTAY 12K 7 14 3,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 14 22 8,50 167,215 20282

123 801 RUKİYE GÜLTEKİN 12L 12 22 6,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 9 16 5,00 0 6 -1,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 25 66 8,50 166,875 20297

124 2475 ŞEVVAL ERDAL 12A 10 11 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 18 8,50 166,718 20303

125 499 SEMA ÇELİK 12D 10 17 5,75 1 4 0,00 3 2 2,50 14 23 8,25 166,168 20326

126 847 ESMANUR KIZILKAN 12B 8 16 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 28 8,00 165,600 20343

127 214 EYLEM ASLAN 12E 8 14 4,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 15 28 8,00 165,575 20345

128 645 FİDAN ASUS 12M 8 9 5,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 13 20 8,00 165,423 20351

129 2525 MELEK ÇALAPKULU 12C 8 11 5,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 13 7,75 164,713 20377

130 588 YASEMİN SÜRÜCÜ 12 10 15 6,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 16 33 7,75 164,533 20381

131 2463 ESMA ATKAN 12D 11 16 7,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 25 7,75 164,495 20385

132 698 ŞEYMA ÜZÜM 12N 7 15 3,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 7 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 17 38 7,50 164,348 20395

133 45700 DİLEK KALKAN 12A 4 18 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 13 1,75 3 3 2,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 20 51 7,25 164,080 20412

134 2535 AYŞE MENEKŞE 12E 9 14 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 13 22 7,50 163,935 20420

135 448 MİZGİN KAPLAN 12C 11 20 6,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 19 46 7,50 163,860 20425

136 885 ZİLAN ÖZBEY 12A 11 15 7,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 15 30 7,50 163,708 20429

137 789 SEMANUR ÖNERYILDIZ 12E 13 24 7,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 17 0,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 26 75 7,25 162,975 20449

138 165 İLKNUR ERDOĞAN 12F 8 22 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 15 33 6,75 162,060 20488

139 2490 SILA ÖZDEM R 12C 8 17 3,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 13 25 6,75 161,918 20494

140 474 NİSANUR YESİLEL 12N 13 16 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 18 -1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 3 -0,75 23 64 7,00 161,880 20497

141 217 CEMRE IŞIK 12A 12 21 6,75 12 21 6,75 161,508 20510

142 2461 BEYZA NUR KAYA 12A 8 21 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 14 30 6,50 161,273 20517

143 2602 EYLEM ÇELİK 12B 11 24 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 4 0,00 19 50 6,50 160,950 20530

144 735 HAYRUNNİSA ÇAĞLIN 12N 6 21 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 13 27 6,25 160,778 20538

145 401 KADER ÖZDEMİR 12L 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 3 7 1,25 25 75 6,25 160,713 20543
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

146 2536 ESRA GÜL 12C 10 18 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 14 31 6,25 160,110 20558

147 2454 ESMA KAVAK 12A 10 14 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 19 6,25 160,070 20559

148 2539 KÜBRA ACAR 12A 4 11 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 13 28 6,00 160,068 20560

149 259 SEMANUR ALDEMİR 12L 7 21 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 16 40 6,00 159,993 20565

150 743 ELİF DAYAN 12M 7 30 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 21 3,75 3 7 1,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 28 89 5,75 159,580 20579

151 2556 NURŞİN TÜRKMEN 12A 8 15 4,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 12 24 6,00 159,568 20580

152 1121 RÜYA SİLAH 12L 13 24 7,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 21 -2,25 0 8 -2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 25 76 6,00 159,190 20596

153 392 EMİNE ASLAN 12A 9 23 3,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 14 33 5,75 158,943 20604

154 204 AYŞENUR EVİN 12M 11 29 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 25 -2,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 28 89 5,75 158,788 20607

155 2567 İREM ÖZBEY 12A 10 21 4,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 17 46 5,50 157,943 20642

156 2508 HELİN AYBEK 12C 5 14 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 14 35 5,25 157,740 20644

157 650 NUPELDA KAÇAR 12K 13 27 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 15 2,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 24 74 5,50 157,728 20646

158 0 CANAN TAN 12E 13 23 7,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 14 34 5,50 157,668 20650

159 163 İKBAL KAYAR 12K 11 28 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 20 59 5,25 157,465 20652

160 458 ZELİHA SEZGİN 12F 9 20 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 13 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 18 51 5,25 157,355 20656

161 867 BERİTAN ÖZDEMİR 12B 10 21 4,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 40 5,00 156,493 20687

162 2504 ZEYNEP AYYILDIZ 12D 11 21 5,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 13 32 5,00 156,353 20695

163 288 İLKNUR ERDOĞAN 12N 6 16 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 26 4,50 155,310 20724

164 455 BERİTAN SARA 12L 10 30 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 62 4,50 155,215 20727

165 2520 ZEYNEP ERDEN 12E 6 19 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 11 0,25 15 43 4,25 154,673 20738

166 495 NEHİR YILMAZ 12N 5 11 2,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 9 19 4,25 154,543 20743

167 986 EMİNE ULU 12C 6 12 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 9 19 4,25 154,425 20749

168 2534 ZİLAN ADIGÜZEL 12A 8 19 3,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 12 31 4,25 154,413 20750

169 2599 EDA APUHAN 12 8 14 4,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 9 19 4,25 154,250 20754

170 704 RUKİYE DEMİREL 12N 9 16 5,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 20 63 4,25 154,125 20757

171 604 SONGÜL KURTAK 12D 8 24 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 13 38 3,50 152,310 20809

172 689 ZEYNEP İLHAN 12L 10 29 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 18 58 3,50 152,293 20810

173 524 ELİF KURBAN 12E 6 31 -1,75 1 1 0,75 4 4 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 13 39 3,25 152,093 20819

174 2516 MERYEM GÜNDÜZ 12B 7 18 2,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 35 3,25 151,530 20831
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

175 2468 HELİN AYDIN 12D 7 17 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 25 2,75 149,948 20887

176 2547 MELİKE OĞUZ 12B 7 17 2,75 7 17 2,75 149,948 20887

177 465 HİLAL AKGÜL 12A 7 12 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 25 2,75 149,755 20893

178 2498 SEVİMGÜL ERYEŞİL 12A 4 10 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 18 2,50 149,355 20904

179 2553 ROJDA MAMİŞ 12D 7 16 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 9 26 2,50 149,160 20915

180 670 ÖZLEM ALDEMİR 12K 5 22 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 13 2,75 2 5 0,75 0 7 -1,75 3 3 2,25 19 67 2,25 148,910 20924

181 387 YAĞMUR  YARDIM 12E 4 12 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 7 21 1,75 147,155 20964

182 818 NECVA NASER 12N 6 34 -2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 7 23 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 25 95 1,25 146,000 20993

183 186 NERGİZ DAYAN 12K 9 20 4,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 10 35 1,25 145,255 21018

184 711 FEYZA NUR AÇIKÇA 12B 5 23 -0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 12 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 16 60 1,00 145,208 21020

185 844 ELANUR DEMİR 12M 10 26 3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 15 56 1,00 144,555 21043

186 738 CANSU Y EŞLE L 12M 7 25 0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 14 54 0,50 143,473 21064

187 718 YELDA ACAR 12K 11 23 5,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 46 0,50 142,788 21081

188 980 BÜŞRA ŞEN 12E 3 16 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 7 28 0,00 142,130 21096

189 819 AAHNN   ER 12M 7 33 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 7 19 2,25 3 7 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 93 -0,25 141,308 21121

190 673 ÖZGE TETİK 12K 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 28 -5,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 21 99 -3,75 129,975 21356

191 485 ZELAL SEVİLGEN 12E 2 20 -3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 34 -4,50 128,790 21368

192 404 SEVGİ TİMUR 12N 8 31 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 21 58 6,50

193 508 MELEK ALKAŞ 12C 4 16 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 12 31 4,25

194 462 SENANURCÇİTEKÇİ 12B 8 32 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 26 94 2,50

195 7881 ROJİN GÜZEL 12E 3 12 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 13 1,75

196 589 MARYA SATICI 12K 6 24 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 14 51 1,25

197 433 SELAMET AKSU 12B 4 20 -1,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 9 33 0,75

198 2595 ESMA ANIK 12B 5 26 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 14 53 0,75

199 2518 NERĞİZ ERDOGAN 12A 7 31 -0,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 13 53 -0,25

200 2559 ZEYNE MAMİŞ 12B 6 26 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 10 43 -0,75

201 153 YÜSRA GÖRHAN 12L 0 17 -4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 10 44 -1,00

202 2600 ROJİN KURKUTATA 12B 2 9 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 16 -1,00

203 102 İLAYDA ŞEKER 12B 7 28 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 13 59 -1,75

                                                7 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

KATILIMLAR

204 103 ROJİN KÖRPE 12L 2 16 -2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 28 -3,00

205 0 12M 6 34 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 21 99 -3,75

206 491 BAHAR YILDIZ 12D 2 20 -3,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 26 -4,50

207 321 ROJDA SARA 12L 3 25 -3,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 16 -3,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 4 -1,00 9 74 -9,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
12 12* 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12H 12K 12L 12M 12N

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12 12* 12A 12B 12C 12D 12E



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 ŞEYMA TURHAN 12 14 15 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 20 27 13,25 180,683 19688

2 588 YASEMİN SÜRÜCÜ 12 10 15 6,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 16 33 7,75 164,533 20381

3 2599 EDA APUHAN 12 8 14 4,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 9 19 4,25 154,250 20754

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12* SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12*

KATILIMLAR

1 637 GAMZE SAKARYA 12* 14 12 11,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 23 21 17,75 194,175 18911

2 688 NARİN ERBEK 12* 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 25 47 13,25 180,533 19701

3 564 ELİF DAĞTEKİN 12* 9 14 5,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 15 22 9,50 169,975 20172

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 708 EYLÜL ÇİFTÇİ 12A 26 10 23,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 39 18 34,50 243,205 14465

2 509 NİSA ÖZALP 12A 26 14 22,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 35 19 30,25 230,430 15861

3 329 MELEK SİPER 12A 21 12 18,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 32 18 27,50 222,710 16680

4 2580 SÜMEYYE ALVER 12A 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 213,113 17533

5 2562 BERİTAN DAYAN 12A 22 14 18,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 30 25 23,75 211,310 17684

6 2495 SÜMEYYE SEVGİ 12A 19 9 16,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 27 15 23,25 210,038 17781

7 281 İLEM KAÇHAN 12A 21 16 17,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 27 22 21,50 204,720 18200

8 271 BEDRİYE TURHAN 12A 16 9 13,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 25 16 21,00 203,633 18268

9 0 BAHAR ERTAŞ 12A 19 17 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 28 20,00 200,483 18491

10 2530 SEDA ELDEMİR 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 25 21 19,75 199,370 18578

11 2527 ŞEE *VL *MEL 12A 20 20 15,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 26 34 17,50 192,900 18981

12 2484 ARZUNUR NAR 12A 13 3 12,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 7 16,25 189,473 19196

13 2531 SEDANUR ÖZBAYIK 12A 18 17 13,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 22 24 16,00 188,533 19257

14 2494 NİSANUR HERGENÇ 12A 19 17 14,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 22 14,50 183,873 19516

15 289 ZEYNEP TOPRAK 12A 15 16 11,00 1 2 0,50 3 2 2,50 19 20 14,00 182,850 19576

16 277 MERVE ABC A 12A 14 22 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 18 24 12,00 177,135 19864

17 2561 NURŞEN DÜNDAR 12A 12 5 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 15 14 11,50 175,333 19951

18 2537 İLKNUR BAYSAL 12A 11 16 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 16 20 11,00 174,310 19986

19 2565 AYŞENUR DEMİR 12A 12 15 8,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 20 10,00 171,128 20133

20 25 NİSANUR ELİNÇ 12A 10 9 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 12 10 9,50 169,683 20186

21 2475 ŞEVVAL ERDAL 12A 10 11 7,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 18 8,50 166,718 20303

22 45700 DİLEK KALKAN 12A 4 18 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 13 1,75 3 3 2,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 20 51 7,25 164,080 20412

23 885 ZİLAN ÖZBEY 12A 11 15 7,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 15 30 7,50 163,708 20429

24 217 CEMRE IŞIK 12A 12 21 6,75 12 21 6,75 161,508 20510

25 2461 BEYZA NUR KAYA 12A 8 21 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 14 30 6,50 161,273 20517

26 2454 ESMA KAVAK 12A 10 14 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 19 6,25 160,070 20559

27 2539 KÜBRA ACAR 12A 4 11 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 13 28 6,00 160,068 20560

28 2556 NURŞİN TÜRKMEN 12A 8 15 4,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 12 24 6,00 159,568 20580



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 392 EMİNE ASLAN 12A 9 23 3,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 14 33 5,75 158,943 20604

30 2567 İREM ÖZBEY 12A 10 21 4,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 17 46 5,50 157,943 20642

31 2534 ZİLAN ADIGÜZEL 12A 8 19 3,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 12 31 4,25 154,413 20750

32 465 HİLAL AKGÜL 12A 7 12 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 25 2,75 149,755 20893

33 2498 SEVİMGÜL ERYEŞİL 12A 4 10 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 18 2,50 149,355 20904

34 2518 NERĞİZ ERDOGAN 12A 7 31 -0,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 13 53 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 2521 ZİLAN ERYILMAZ 12B 19 16 15,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 28 27 21,25 204,225 18233

2 2511 ELİF EFE 12B 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 29 42 18,50 196,715 18743

3 2497 ROJİN DAYAN 12B 15 19 10,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 6 1 5,75 26 31 18,25 195,783 18813

4 40 ZEHRA EBER 12B 14 12 11,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 16 18,00 194,930 18859

5 686 MERYEM   TEKİN 12B 13 15 9,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 22 21 16,75 191,383 19076

6 2587 ŞİLAN AYYI DIZ 12B 15 25 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 41 13,75 182,368 19601

7 2512 AYNURENÜCÜK 12B 13 17 8,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 28 13,00 180,153 19717

8 0 BAHAR ALTAN 12B 10 10 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 17 17 12,75 179,530 19749

9 2501 ZEYNEP ENÜCÜK 12B 8 13 4,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 17 21 11,75 177,008 19871

10 694 EDANUR OYSAL 12B 12 18 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 18 28 11,00 174,245 19991

11 0 ÖZLE MAKSU 12B 11 22 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 42 9,50 169,975 20172

12 2588 ESRA K *EMAN 12B 14 17 9,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 17 31 9,25 168,668 20234

13 847 ESMANUR KIZILKAN 12B 8 16 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 28 8,00 165,600 20343

14 2602 EYLEM ÇELİK 12B 11 24 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 4 0,00 19 50 6,50 160,950 20530

15 867 BERİTAN ÖZDEMİR 12B 10 21 4,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 40 5,00 156,493 20687

16 2516 MERYEM GÜNDÜZ 12B 7 18 2,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 35 3,25 151,530 20831

17 2547 MELİKE OĞUZ 12B 7 17 2,75 7 17 2,75 149,948 20887

18 711 FEYZA NUR AÇIKÇA 12B 5 23 -0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 12 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 16 60 1,00 145,208 21020

19 462 SENANURCÇİTEKÇİ 12B 8 32 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 26 94 2,50

20 433 SELAMET AKSU 12B 4 20 -1,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 9 33 0,75

21 2595 ESMA ANIK 12B 5 26 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 14 53 0,75

22 2559 ZEYNE MAMİŞ 12B 6 26 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 10 43 -0,75

23 2600 ROJİN KURKUTATA 12B 2 9 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 16 -1,00

24 102 İLAYDA ŞEKER 12B 7 28 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 13 59 -1,75



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 2569 SUVEYBE ÇELEBİ 12C 21 11 18,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 38 19 33,25 240,103 14797

2 175 DİLARA MAMİŞ 12C 20 11 17,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 41 40 31,00 233,578 15528

3 2538 HAYRİYE NİSA BİLGİ 12C 16 13 12,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 7 6 5,50 4 2 3,50 37 26 30,50 232,593 15631

4 586 ZEYNEP KAYA 12C 21 11 18,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 23 26,25 218,913 17019

5 2464 ESMANUR MAMİŞ 12C 19 16 15,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 6 1,50 31 29 23,75 211,775 17648

6 548 SEMRA SATICI 12C 16 14 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 6 2 5,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 27 22,25 207,670 17974

7 176 YAĞMUR YILMAZ 12C 16 12 13,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 29 27 22,25 207,495 17986

8 541 İKRANUR BAYAM 12C 21 13 17,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 27 20 22,00 206,093 18097

9 835 MİHRİBAN EREN 12C 17 13 13,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 25 17 20,75 202,878 18324

10 797 NİSANUR AKTAŞ 12C 18 13 14,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 25 17 20,75 202,748 18332

11 2578 GÜLCAN ALBAY 12C 13 19 8,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 25 24 19,00 198,328 18630

12 317 NESİBE AYRİÇ  N 12C 13 14 9,50 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 21 22 15,50 187,605 19314

13 357 KADER TUNCAR 12C 13 15 9,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 21 24 15,00 186,118 19386

14 565 MERVE GÜL 12C 16 22 10,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 26 44 15,00 185,895 19405

15 846 TUNA DEMİR 12C 8 16 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 21 26 14,50 185,380 19437

16 756 NİSANUR TURAN 12C 14 16 10,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 21 29 13,75 182,325 19602

17 525 ROJDA EROL 12C 11 19 6,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 0 2,00 3 3 2,25 23 42 12,50 179,188 19767

18 829 GAMZE NUR İDİK 12C 9 16 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 22 39 12,25 178,375 19807

19 490 ESMA IŞIKTAŞ 12C 11 12 8,00 3 1 2,75 6 11 3,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 20 32 12,00 177,120 19867

20 2499 AYNUR SİPER 12C 7 22 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 22 45 10,75 174,440 19980

21 473 ZEYNEP OLĞAÇ 12C 8 12 5,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 4 4,00 2 2 1,50 16 24 10,00 171,610 20114

22 634 AYŞE ÇINAR 12C 9 10 6,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 15 24 9,00 168,325 20248

23 2525 MELEK ÇALAPKULU 12C 8 11 5,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 13 7,75 164,713 20377

24 448 MİZGİN KAPLAN 12C 11 20 6,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 19 46 7,50 163,860 20425

25 2490 SILA ÖZDEM R 12C 8 17 3,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 13 25 6,75 161,918 20494

26 2536 ESRA GÜL 12C 10 18 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 14 31 6,25 160,110 20558

27 2508 HELİN AYBEK 12C 5 14 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 14 35 5,25 157,740 20644

28 986 EMİNE ULU 12C 6 12 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 9 19 4,25 154,425 20749



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 508 MELEK ALKAŞ 12C 4 16 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 12 31 4,25
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 2517 FİDAN ÇETİNKAY 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 7 2 6,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 49 19 44,25 272,418 11232

2 252 ZEYNEP SEÇEN 12D 28 9 25,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 14 30,50 230,753 15828

3 346 SUNA ARSLAN 12D 22 17 17,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 24 30,00 230,323 15882

4 353 AMİNE ERDEN 12D 17 14 13,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 29 20 24,00 212,725 17573

5 679 12D 13 12 10,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 28 22 22,50 208,680 17873

6 2483 ZİLAN CAN 12D 18 17 13,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 28 30 20,50 202,173 18383

7 7831 EYLÜL BARDAK 12D 16 11 13,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 23 15 19,25 198,413 18625

8 669 BERFİN KOÇAK 12D 14 8 12,00 2 0 2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 21 18,75 197,195 18704

9 272 AYŞENUR ÖZDEMİR 12D 13 15 9,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 23 22 17,50 193,678 18933

10 932 ADERYA DAYINÇ 12D 16 11 13,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 22 19 17,25 192,373 19015

11 983 ELİF ALIŞ 12D 17 14 13,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 20 17,00 191,585 19063

12 148 BERFİN KARA 12D 12 16 8,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 21 32 13,00 180,220 19714

13 2550 ESRA KAYMAZ 12D 16 12 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 18 12,50 178,060 19817

14 499 SEMA ÇELİK 12D 10 17 5,75 1 4 0,00 3 2 2,50 14 23 8,25 166,168 20326

15 2463 ESMA ATKAN 12D 11 16 7,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 25 7,75 164,495 20385

16 2504 ZEYNEP AYYILDIZ 12D 11 21 5,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 13 32 5,00 156,353 20695

17 604 SONGÜL KURTAK 12D 8 24 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 13 38 3,50 152,310 20809

18 2468 HELİN AYDIN 12D 7 17 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 25 2,75 149,948 20887

19 2553 ROJDA MAMİŞ 12D 7 16 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 9 26 2,50 149,160 20915

20 491 BAHAR YILDIZ 12D 2 20 -3,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 26 -4,50
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 245 ÖZLEM KAÇAR 12E 22 8 20,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 35 18 30,50 231,580 15736

2 409 EYLÜL GÜNÇ 12E 20 11 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 25 27,75 223,653 16575

3 487 SÜMEYYE ORHAN 12E 19 9 16,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 30 17 25,75 217,588 17138

4 505 ROJİN KAYA 12E 23 12 20,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 28 25,00 214,910 17372

5 9086 BERFİN AYDIN 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 31 33 22,75 208,008 17938

6 100 NAZDAR ACAR 12E 18 14 14,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 6 2,50 1 2 0,50 27 32 19,00 197,495 18685

7 2523 NARİN DÜNDAR 12E 15 19 10,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 23 27 16,25 189,733 19182

8 359 CANSU YILDIRIMER 12E 17 21 11,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 22 31 14,25 183,508 19539

9 2526 BÜŞRA BAYKAN 12E 11 9 8,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 17 15 13,25 180,948 19680

10 415 BETÜL DEMİR 12E 5 11 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 13 18 8,50 167,378 20273

11 214 EYLEM ASLAN 12E 8 14 4,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 15 28 8,00 165,575 20345

12 2535 AYŞE MENEKŞE 12E 9 14 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 13 22 7,50 163,935 20420

13 789 SEMANUR ÖNERYILDIZ 12E 13 24 7,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 17 0,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 26 75 7,25 162,975 20449

14 0 CANAN TAN 12E 13 23 7,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 14 34 5,50 157,668 20650

15 2520 ZEYNEP ERDEN 12E 6 19 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 11 0,25 15 43 4,25 154,673 20738

16 524 ELİF KURBAN 12E 6 31 -1,75 1 1 0,75 4 4 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 13 39 3,25 152,093 20819

17 387 YAĞMUR  YARDIM 12E 4 12 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 7 21 1,75 147,155 20964

18 980 BÜŞRA ŞEN 12E 3 16 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 7 28 0,00 142,130 21096

19 485 ZELAL SEVİLGEN 12E 2 20 -3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 34 -4,50 128,790 21368

20 7881 ROJİN GÜZEL 12E 3 12 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 13 1,75
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 504 DİLAN KAYRAN 12F 17 23 11,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 28 32 20,00 200,938 18462

2 7042 NASRİN GÜRHAN 12F 17 19 12,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 21 30 13,50 181,178 19667

3 339 EDA ENÜŞTEKİN 12F 13 19 8,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 19 28 12,00 177,168 19862

4 2515 AYNUR ALTAN 12F 15 17 10,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 18 24 12,00 176,843 19877

5 410 SÜMEYYE SOLGUN 12F 15 16 11,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 17 23 11,25 174,545 19977

6 0 SELDA GLLYEŞİL 12F 10 22 4,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 17 26 10,50 173,125 20042

7 165 İLKNUR ERDOĞAN 12F 8 22 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 15 33 6,75 162,060 20488

8 458 ZELİHA SEZGİN 12F 9 20 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 13 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 18 51 5,25 157,355 20656

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 2603 DİCLE YALĞI 12H 21 10 18,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 30 12 27,00 221,135 16816
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12K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12K

KATILIMLAR

1 608 ELİF AY 12K 23 14 19,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 20 -2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 36 69 18,75 196,140 18788

2 605 SELMA ERTAŞ 12K 15 21 9,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 26 39 16,25 189,838 19174

3 740 EDANUR GÜNEŞ 12K 19 13 15,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 25 35 16,25 189,008 19228

4 713 SÜMEYYE YİĞİT 12K 13 18 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 23 29 15,75 188,450 19266

5 804 HAYRÜNNİSA ULUŞIK 12K 13 24 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 22 30 14,50 184,880 19463

6 269 MELEK NUR ÖZEVİN 12K 10 9 7,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 19 21 13,75 182,498 19594

7 1129 NERGİS SOĞANLI 12K 14 16 10,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 25 45 13,75 182,225 19606

8 603 ESMA AYDIN 12K 13 20 8,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 18 26 11,50 175,690 19939

9 730 BETÜL KAYAR 12K 13 20 8,00 6 11 3,25 1 4 0,00 20 35 11,25 174,935 19965

10 213 AYSİMA ERKAN 12K 12 26 5,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 23 51 10,25 172,330 20076

11 1131 DİLAN KAVAK 12K 11 22 5,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 6 16 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 26 67 9,25 169,220 20207

12 244 NİDA NUR DMİİR 12K 13 19 8,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 19 39 9,25 168,803 20231

13 267 PINAR AKTAY 12K 7 14 3,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 14 22 8,50 167,215 20282

14 650 NUPELDA KAÇAR 12K 13 27 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 15 2,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 24 74 5,50 157,728 20646

15 163 İKBAL KAYAR 12K 11 28 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 20 59 5,25 157,465 20652

16 670 ÖZLEM ALDEMİR 12K 5 22 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 13 2,75 2 5 0,75 0 7 -1,75 3 3 2,25 19 67 2,25 148,910 20924

17 186 NERGİZ DAYAN 12K 9 20 4,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 10 35 1,25 145,255 21018

18 718 YELDA ACAR 12K 11 23 5,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 46 0,50 142,788 21081

19 673 ÖZGE TETİK 12K 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 28 -5,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 21 99 -3,75 129,975 21356

20 589 MARYA SATICI 12K 6 24 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 14 51 1,25
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12L SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12L

KATILIMLAR

1 753 CEYDA ANT 12L 28 11 25,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 38 18 33,50 239,888 14811

2 315 MELİSA KEŞLİ 12L 16 18 11,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 22 29 14,75 185,050 19454

3 450 DİLEKNURBİLEK 12L 9 19 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 5 10 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 23 44 12,00 177,768 19827

4 463 SEDANUR BEŞTAŞ 12L 12 24 6,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 19 34 10,50 172,930 20048

5 815 ŞÜKRAN NAS 12L 9 28 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 13 -0,25 2 4 1,00 23 52 10,00 171,940 20099

6 431 AYŞEGÜL KIZIL 12L 14 21 8,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 19 36 10,00 171,053 20136

7 801 RUKİYE GÜLTEKİN 12L 12 22 6,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 9 16 5,00 0 6 -1,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 25 66 8,50 166,875 20297

8 401 KADER ÖZDEMİR 12L 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 3 7 1,25 25 75 6,25 160,713 20543

9 259 SEMANUR ALDEMİR 12L 7 21 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 16 40 6,00 159,993 20565

10 1121 RÜYA SİLAH 12L 13 24 7,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 21 -2,25 0 8 -2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 25 76 6,00 159,190 20596

11 455 BERİTAN SARA 12L 10 30 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 62 4,50 155,215 20727

12 689 ZEYNEP İLHAN 12L 10 29 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 18 58 3,50 152,293 20810

13 153 YÜSRA GÖRHAN 12L 0 17 -4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 10 44 -1,00

14 103 ROJİN KÖRPE 12L 2 16 -2,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 28 -3,00

15 321 ROJDA SARA 12L 3 25 -3,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 16 -3,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 4 -1,00 9 74 -9,50
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12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 196 ZEYE PNUR YARDIM 12M 22 18 17,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 15 1,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 40 62 24,50 213,815 17481

2 866 AYŞENUR  CEYLAN 12M 19 18 14,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 22 -0,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 34 59 19,25 198,310 18634

3 831 SONGÜL KALKAN 12M 15 17 10,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 26 37 16,75 191,168 19094

4 684 YILDIZ ERDOĞAN 12M 14 18 9,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 21 34 12,50 178,485 19799

5 242 DİLARAAKA 12M 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 0 2,00 22 40 12,00 177,508 19839

6 192 HELİN BALTA 12M 11 19 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 22 45 10,75 173,743 20023

7 658 GÜLSÜM ENÜŞTEKİN 12M 10 25 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 20 43 9,25 169,538 20194

8 645 FİDAN ASUS 12M 8 9 5,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 13 20 8,00 165,423 20351

9 743 ELİF DAYAN 12M 7 30 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 21 3,75 3 7 1,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 28 89 5,75 159,580 20579

10 204 AYŞENUR EVİN 12M 11 29 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 25 -2,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 28 89 5,75 158,788 20607

11 844 ELANUR DEMİR 12M 10 26 3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 15 56 1,00 144,555 21043

12 738 CANSU Y EŞLE L 12M 7 25 0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 14 54 0,50 143,473 21064

13 819 AAHNN   ER 12M 7 33 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 7 19 2,25 3 7 1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 93 -0,25 141,308 21121

14 0 12M 6 34 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 21 99 -3,75
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12N SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Türkiye Geneli 1. TYT Sınavı 207 2245 3819 21716

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,0411,24 21,23 2,49 1,69 2,07 2,04 1,60 1,63 2,13 1,49 1,76 3,46 1,01 3,20 0,01 0,01 0,00 11,06 3,75 10,12 1,51 0,73 1,33 1,83 1,43 1,47 2,07 0,93 1,84 1,57 1,21 1,27 52,2125,09 45,92 276,290

Okul Ortalaması 12,2417,62 7,83 1,16 2,66 0,49 1,18 2,11 0,65 0,89 1,87 0,42 1,73 1,76 1,29 0,01 0,08 0,00 1,57 3,89 0,60 0,22 0,71 0,05 0,52 1,49 0,14 0,37 1,24 0,06 0,46 1,07 0,20 20,3534,50 11,73 165,560

SINIF: 12N

KATILIMLAR

1 750 SELİN SEVGİN 12N 24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 31 30,25 230,760 15826

2 552 NİSANUR VAROL 12N 15 17 10,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 31 37 21,75 206,238 18084

3 437 VİYAN SAİN 12N 16 16 12,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 22 22 16,50 190,270 19143

4 402 MERVE KAPLAN 12N 16 12 13,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 21 20 16,00 188,630 19252

5 0 D İ C L E K O Ç 12N 13 25 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 23 39 13,25 181,098 19673

6 668 GÜLSÜM ERTAŞ 12N 9 23 3,25 1 2 0,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 21 35 12,25 178,643 19792

7 336 ELİF AYDIN 12N 11 12 8,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 19 31 11,25 174,925 19966

8 724 SEHER NUR PELEN 12N 11 18 6,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 19 39 9,25 169,180 20213

9 698 ŞEYMA ÜZÜM 12N 7 15 3,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 7 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 17 38 7,50 164,348 20395

10 474 NİSANUR YESİLEL 12N 13 16 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 18 -1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 3 -0,75 23 64 7,00 161,880 20497

11 735 HAYRUNNİSA ÇAĞLIN 12N 6 21 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 13 27 6,25 160,778 20538

12 288 İLKNUR ERDOĞAN 12N 6 16 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 26 4,50 155,310 20724

13 495 NEHİR YILMAZ 12N 5 11 2,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 9 19 4,25 154,543 20743

14 704 RUKİYE DEMİREL 12N 9 16 5,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 20 63 4,25 154,125 20757

15 818 NECVA NASER 12N 6 34 -2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 7 23 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 25 95 1,25 146,000 20993

16 404 SEVGİ TİMUR 12N 8 31 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 21 58 6,50
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