
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİSupara 10. Sınıf 5. Deneme 83 1354 1663 2992

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,4 9,5 7,00 11,9 8,3 9,84 5,1 4,7 3,90 7,0 8,2 4,95 33,3 30,6 25,69 226,200

Okul Ortalaması 5,6 11,9 2,59 6,4 11,2 3,63 1,3 4,4 0,17 2,9 10,0 0,44 16,2 37,6 6,83 147,120

KATILIMLAR

1 1080 FATMA AKTAŞ 10C 10 7 8,25 14 9 11,75 3 0 3,00 6 6 4,50 33 22 27,50 240,130 1 1 475 590 1246

2 0 İLKNUR ÖZTAŞ 10C 11 13 7,75 15 10 12,50 4 5 2,75 4 10 1,50 34 38 24,50 229,242 2 2 560 692 1437

3 51 ZEYNEP AYHAN 10A 9 8 7,00 13 7 11,25 2 1 1,75 4 7 2,25 28 23 22,25 221,279 1 3 643 788 1600

4 1099 ZEYNEP EVİN 10 9 5 7,75 12 9 9,75 1 1 0,75 4 5 2,75 26 20 21,00 216,678 1 4 677 831 1672

5 1141 AYŞEGÜL   ŞENGÜL 10C 10 10 7,50 13 6 11,50 0 1 -0,25 4 12 1,00 27 29 19,75 212,124 3 5 716 876 1755

6 443 DİCLE NAS 10D 10 7 8,25 10 9 7,75 1 2 0,50 5 13 1,75 26 31 18,25 206,633 1 6 767 930 1849

7 1093 NEFEL ZELAL AKCAN 10A 8 13 4,75 13 12 10,00 1 5 -0,25 5 8 3,00 27 38 17,50 204,530 2 7 793 961 1891

8 636 ELİF ÇENGEL 10A 6 4 5,00 10 5 8,75 2 3 1,25 1 2 0,50 19 14 15,50 197,158 3 8 873 1053 2021

9 222 HANİFE SOYSAL 10C 9 13 5,75 15 8 13,00 2 11 -0,75 1 14 -2,50 27 46 15,50 196,897 4 9 875 1056 2025

10 1073 ZEYNEP TARTAR 10E 6 10 3,50 12 9 9,75 3 5 1,75 3 12 0,00 24 36 15,00 195,563 1 10 889 1071 2045

11 1142 İNCİ NUR ERYEŞİL 10E 6 7 4,25 8 8 6,00 4 4 3,00 4 9 1,75 22 28 15,00 195,530 2 11 890 1072 2047

12 63 DENİZ NUR AYDEMİR 10B 8 14 4,50 10 13 6,75 3 4 2,00 5 13 1,75 26 44 15,00 195,492 1 12 892 1075 2050

13 628 ZEYNEP ACAR 10C 5 13 1,75 10 10 7,50 0 5 -1,25 9 9 6,75 24 37 14,75 195,256 5 13 894 1077 2052

14 464 ELİF ETE 10C 5 11 2,25 11 9 8,75 2 6 0,50 5 11 2,25 23 37 13,75 191,356 6 14 924 1119 2118

15 1008 HAVİN YILMAZ 10D 4 9 1,75 8 7 6,25 6 3 5,25 18 19 13,25 189,774 2 15 941 1140 2146

16 1068 CEREN CEZLAN 10D 8 11 5,25 11 12 8,00 0 1 -0,25 19 24 13,00 188,065 3 16 964 1169 2186

17 16 MEDİNE DAYAN 10C 10 13 6,75 8 16 4,00 2 7 0,25 6 18 1,50 26 54 12,50 186,113 7 17 984 1197 2222

18 1044 KEVSER ÖZBİLİCİ 10E 8 7 6,25 6 3 5,25 2 5 0,75 16 15 12,25 185,253 3 18 991 1206 2232

19 1054 NARİN YILD* 10A 3 6 1,50 9 7 7,25 5 9 2,75 17 22 11,50 183,380 4 19 1005 1223 2256

20 1108 HATİCE ALTAN 10E 6 10 3,50 7 9 4,75 3 6 1,50 4 10 1,50 20 35 11,25 182,108 4 20 1026 1245 2287

21 400 NİSANUR ÖZDEMİR 10E 5 11 2,25 11 12 8,00 0 3 -0,75 3 8 1,00 19 34 10,50 179,573 5 21 1052 1279 2326

22 1088 CEMRE OBUT 10C 7 7 5,25 7 6 5,50 2 9 -0,25 16 22 10,50 179,048 8 22 1056 1285 2336

23 1045 MELİKE ESMERAY 10D 7 14 3,50 5 11 2,25 7 13 3,75 19 38 9,50 175,904 4 23 1084 1323 2399

24 0 SÜMEYYE AÇIKÇA 10C 8 13 4,75 9 15 5,25 2 5 0,75 3 17 -1,25 22 50 9,50 175,470 9 24 1088 1327 2405

25 1122 İREM ÇELEPKOLU 10A 8 10 5,50 6 12 3,00 1 3 0,25 3 13 -0,25 18 38 8,50 171,795 5 25 1117 1368 2471

26 1060 DERYA DÜNDAR 10E 4 10 1,50 5 8 3,00 4 8 2,00 4 9 1,75 17 35 8,25 171,609 6 26 1120 1374 2477

27 53 HİVİ ENE 10A 5 13 1,75 9 12 6,00 2 6 0,50 16 31 8,25 171,511 6 27 1123 1377 2480

28 123 ZİLAN BEYAZIT 10D 7 14 3,50 10 14 6,50 1 4 0,00 3 19 -1,75 21 51 8,25 171,131 5 28 1126 1381 2486

29 1052 FATMA ECE 10B 7 16 3,00 9 16 5,00 3 22 -2,50 7 18 2,50 26 72 8,00 170,511 2 29 1131 1387 2494

30 1112 ESRA ÖZBEK 10A 10 8 8,00 6 12 3,00 1 3 0,25 0 12 -3,00 17 35 8,25 170,374 7 30 1132 1388 2495

31 1097 SEVGİ AY 10C 7 15 3,25 9 13 5,75 1 8 -1,00 17 36 8,00 170,304 10 31 1133 1389 2498

32 1050 ZİNARİN KAÇAR 10A 6 8 4,00 7 12 4,00 13 20 8,00 170,236 8 32 1134 1390 2500

33 953 NİSANUR AYDIN 10E 5 14 1,50 11 12 8,00 0 1 -0,25 0 9 -2,25 16 36 7,00 166,909 7 33 1157 1418 2543

34 765 ŞEYMANUR BERBEROĞLU10A 5 5 3,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 11 16 7,00 166,728 9 34 1159 1421 2546

35 736 KEVSER   AKTAŞ 10B 5 20 0,00 7 18 2,50 8 17 3,75 5 20 0,00 25 75 6,25 164,544 3 35 1175 1440 2576

36 1109 NESRİN EKİNCİ 10E 5 17 0,75 11 14 7,50 2 8 0,00 3 20 -2,00 21 59 6,25 164,332 8 36 1179 1444 2580

37 68 EBRU 10A 4 10 1,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 3 10 0,50 12 24 6,00 163,434 10 37 1183 1448 2589

38 10245 MEDİNE SİPER 10A 5 20 0,00 4 14 0,50 5 0 5,00 3 11 0,25 17 45 5,75 162,752 11 38 1187 1453 2597

39 959 BAHAR DAYAN 10D 3 9 0,75 7 3 6,25 2 2 1,50 0 11 -2,75 12 25 5,75 162,492 6 39 1189 1456 2601

40 683 RENGİN YOLBAŞ 10B 7 16 3,00 3 19 -1,75 1 3 0,25 7 11 4,25 18 49 5,75 162,479 4 40 1191 1458 2603

41 954 BERFİN ASUS 10C 4 7 2,25 5 10 2,50 1 1 0,75 2 8 0,00 12 26 5,50 161,490 11 41 1197 1469 2617

42 370 ÇİĞDEM ÖZER 10C 7 14 3,50 4 19 -0,75 3 8 1,00 6 17 1,75 20 58 5,50 161,380 12 42 1198 1470 2618

43 1055 MİNANUR EVİN 10A 4 7 2,25 6 5 4,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 11 23 5,25 160,564 12 43 1201 1476 2625

44 1092 SİBEL EKİNCİ 10C 5 15 1,25 6 13 2,75 2 11 -0,75 5 13 1,75 18 52 5,00 159,925 13 44 1202 1479 2633

45 1075 ESRA TOPRAK 10C 9 13 5,75 3 15 -0,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 15 40 5,00 159,216 14 45 1206 1483 2641

46 1076 ZEYNEP SAVĞA 10B 10 12 7,00 3 16 -1,00 0 3 -0,75 3 13 -0,25 16 44 5,00 158,938 5 46 1209 1486 2646

47 1095 ESMANUR KAZANHAN 10E 5 12 2,00 5 17 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 13 33 4,75 158,847 9 47 1211 1488 2649

48 624 SEMRA ÇELİK 10B 6 16 2,00 6 14 2,50 2 8 0,00 14 38 4,50 157,922 6 48 1217 1495 2658
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49 775 AYNUR TİMURTAŞ 10A 5 16 1,00 7 14 3,50 1 9 -1,25 4 12 1,00 17 51 4,25 157,223 13 49 1222 1501 2668

50 1101 BERFİN AKSU 10B 7 12 4,00 3 10 0,50 2 11 -0,75 3 11 0,25 15 44 4,00 155,820 7 50 1227 1508 2678

51 523 ZİLAN SEZGİN 10E 3 21 -2,25 2 22 -3,50 6 18 1,50 11 14 7,50 22 75 3,25 154,432 10 51 1234 1516 2699

52 28 YÜSRA ŞEVVAL TURAY 10B 6 13 2,75 4 14 0,50 1 3 0,25 11 30 3,50 154,210 8 52 1237 1520 2704

53 723 RABİA BAĞRA 10E 7 14 3,50 7 14 3,50 154,082 11 53 1240 1523 2707

54 49 BÜŞRA EKSİK 10C 6 14 2,50 5 13 1,75 2 12 -1,00 13 39 3,25 153,287 15 54 1243 1526 2718

55 112 HAVİN ESMA KAYAR 10E 4 12 1,00 5 14 1,50 9 26 2,50 150,863 12 55 1250 1535 2738

56 1134 SULTAN ÇELİK 10A 4 10 1,50 5 12 2,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 11 34 2,50 150,725 14 56 1253 1538 2742

57 77 NURALEYNA ASUS 10C 4 6 2,50 2 7 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 8 22 2,50 150,618 16 57 1254 1539 2743

58 682 Ş VV L D M R 10C 8 12 5,00 4 20 -1,00 1 10 -1,50 13 42 2,50 150,171 17 58 1255 1540 2747

59 1085 KADER BEYTER 10E 6 15 2,25 6 15 2,25 2 17 -2,25 3 14 -0,50 17 61 1,75 147,940 13 59 1262 1551 2766

60 1136 SUSIN BEYDOĞAN 10B 3 9 0,75 2 9 -0,25 0 2 -0,50 4 10 1,50 9 30 1,50 147,366 9 60 1263 1552 2768

61 120 ÖZLEM ARSLAN 10E 5 17 0,75 5 17 0,75 4 17 -0,25 14 51 1,25 146,381 14 61 1266 1557 2776

62 1041 ZEYNEP ASUS 10C 3 5 1,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 7 -0,75 6 19 1,25 146,202 18 62 1268 1559 2779

63 569 ESMANUR AYBEK 10C 4 7 2,25 1 11 -1,75 1 4 0,00 2 6 0,50 8 28 1,00 145,282 19 63 1269 1561 2784

64 992 SAADET YILDIZ 10B 6 19 1,25 2 21 -3,25 8 11 5,25 3 22 -2,50 19 73 0,75 144,392 10 64 1272 1564 2789

65 1150 GÖKÇEN 10C 6 19 1,25 7 18 2,50 0 1 -0,25 0 11 -2,75 13 49 0,75 144,380 20 65 1273 1565 2790

66 1082 SÜMEYYE ÖZGÜR 10A 6 14 2,50 4 15 0,25 0 2 -0,50 2 15 -1,75 12 46 0,50 143,332 15 66 1275 1567 2793

67 1015 MELİKE VERAL 10B 3 10 0,50 3 12 0,00 0 5 -1,25 3 8 1,00 9 35 0,25 142,872 11 67 1276 1568 2799

68 947 SONGÜL TOPRAKÇI 10C 4 12 1,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 2 10 -0,50 8 32 0,00 141,821 21 68 1277 1569 2802

69 0 TUANA SEVGİN 10A 4 9 1,75 2 11 -0,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 7 30 -0,50 139,877 16 69 1280 1573 2812

70 1069 BERRAK TUNÇ 10A 4 16 0,00 2 9 -0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 7 33 -1,25 137,419 17 70 1284 1580 2824

71 403 BERFİN TOPRAK 10E 3 9 0,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 10 -2,50 6 30 -1,50 136,353 15 71 1285 1581 2825

72 1091 ZEYNEP DEMİR 10D 7 18 2,50 5 18 0,50 4 21 -1,25 2 23 -3,75 18 80 -2,00 134,219 7 72 1288 1586 2832

73 876 YASEMİN BAYTEKİN 10A 3 11 0,25 6 10 3,50 1 4 0,00 4 4 3,00 14 29 6,75

74 1104 HİCRET NAS 10D 4 18 -0,50 9 14 5,50 5 15 1,25 18 47 6,25

75 467 İCARDİ ÖZEK 10B 0 1 -0,25 6 6 4,50 3 13 -0,25 9 20 4,00

76 803 EMEL AKTAŞ 10D 2 10 -0,50 5 7 3,25 3 9 0,75 10 26 3,50

77 1118 LEYLA İNAN 10A 2 11 -0,75 4 7 2,25 3 11 0,25 9 29 1,75

78 448 MİZGİN KAPLAN 12C 3 17 -1,25 4 12 1,00 3 4 2,00 10 33 1,75

79 1102 YAĞMUR CANDAN 10E 2 18 -2,50 4 8 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 7 32 -1,00

80 1146 MERVE BASUT 10A 1 12 -2,00 2 9 -0,25 2 8 0,00 3 8 1,00 8 37 -1,25

81 938 ZÜBEYDE DÜNDAR 10D 0 7 -1,75 5 8 3,00 1 12 -2,00 1 11 -1,75 7 38 -2,50

82 1114 FEHİME  A 10C 3 15 -0,75 3 14 -0,50 0 9 -2,25 2 10 -0,50 8 48 -4,00

83 681 YAĞMUR ŞEN 10A 3 22 -2,50 7 18 2,50 2 23 -3,75 1 24 -5,00 13 87 -8,75
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