
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 8.62 12.00 5.62 6.75 11.50 3.88 0.75 2.88 0.03 2.75 7.00 1.00 18.88 33.38 10.53 151.904

1 723 - RABİA BAĞRA 0 / 0 17 8 15.00 13 10 10.50 1 6 -0.50 6 15 2.25 37.00 39.00 27.25 215.020 1594 969 727 4 1
2 1050 - ZİNARİN KAÇAR 0 / 0 12 11 9.25 14 10 11.50 0 0 0.00 4 7 2.25 30.00 28.00 23.00 200.034 1834 1126 827 7 2
3 947 - SONGÜL TOPRAKÇI 0 / 0 12 9 9.75 8 11 5.25 0 2 -0.50 5 5 3.75 25.00 27.00 18.25 181.134 2107 1323 937 22 3
4 954 - ASUS BERFİN 0 / 0 7 14 3.50 8 11 5.25 4 7 2.25 2 9 -0.25 21.00 41.00 10.75 153.450 2486 1578 1062 49 4
5 988 - ALEYNA NUR BEYAN 0 / 0 11 5 9.75 4 14 0.50 1 8 -1.00 3 10 0.50 19.00 37.00 9.75 147.510 2548 1623 1081 56 5
6 746301 - ZÜLEYHA ASAN 0 / 0 4 18 -0.50 4 16 0.00 0 0 0.00 2 7 0.25 10.00 41.00 -0.25 111.222 2859 1821 1181 95 6
7 746301 - SEVGİN BA HR 0 / 0 5 17 0.75 1 7 -0.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 6.00 27.00 -0.75 108.844 2874 1827 1184 98 7
8 0 - ŞEYMANUR KAYA 0 / 0 1 14 -2.50 2 13 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 27.00 -3.75 98.019 2937 1847 1195 104 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 8.96 9.08 6.69 6.20 10.64 3.54 1.92 6.36 0.33 3.36 9.32 1.03 20.44 35.40 11.59 155.760

1 1099 - EVİN ZEYNEP 10 / A 16 4 15.00 11 6 9.50 3 2 2.50 5 8 3.00 35.00 20.00 30.00 225.945 1453 891 680 1 1
2 51 - AYHAN ZEYNEP 10 / A 16 2 15.50 14 5 12.75 0 4 -1.00 3 6 1.50 33.00 17.00 28.75 220.768 1524 926 702 2 2
3 1055 - EVİN MİNANUR 10 / A 14 3 13.25 6 4 5.00 2 4 1.00 3 8 1.00 25.00 19.00 20.25 187.930 2008 1243 893 13 3
4 765 - ŞEYMANUR BERBEROĞL 10 / A 13 4 12.00 7 9 4.75 1 7 -0.75 4 4 3.00 25.00 24.00 19.00 183.380 2074 1294 925 19 4
5 1504 - NARİN YİLDIZ 10 / A 10 2 9.50 9 6 7.50 2 3 1.25 2 6 0.50 23.00 17.00 18.75 183.169 2077 1297 927 20 5
6 871 - ELİNÇ ESMANUR 10 / A 13 12 10.00 7 18 2.50 2 5 0.75 9 14 5.50 31.00 49.00 18.75 183.080 2080 1299 928 21 6
7 1112 - ÖZBEK ESRA 10 / A 9 10 6.50 10 10 7.50 3 4 2.00 3 6 1.50 25.00 30.00 17.50 179.195 2145 1341 945 23 7
8 1093 - AKCAN NEFEL ZELAL 10 / A 11 6 9.50 7 10 4.50 3 8 1.00 3 10 0.50 24.00 34.00 15.50 170.331 2268 1429 993 28 8
9 775 - AYNUR TİMURTAŞ 10 / A 10 11 7.25 10 12 7.00 0 10 -2.50 6 10 3.50 26.00 43.00 15.25 170.025 2269 1430 994 29 9
10 0 - IRMAK MENEKŞE 10 / A 12 8 10.00 9 9 6.75 0 1 -0.25 1 10 -1.50 22.00 28.00 15.00 168.148 2289 1446 1000 31 10
11 890 - AYŞE NURARAS 10 / A 12 10 9.50 7 11 4.25 0 2 -0.50 3 10 0.50 22.00 33.00 13.75 163.393 2361 1491 1020 34 11
12 636 - ELİF ÇENGEL 10 / A 6 7 4.25 7 6 5.50 3 4 2.00 2 4 1.00 18.00 21.00 12.75 161.129 2392 1515 1031 38 12
13 876 - YASEMİN BAYTEKİN 10 / A 8 10 5.50 3 11 0.25 4 8 2.00 7 9 4.75 22.00 38.00 12.50 159.809 2410 1529 1039 39 13
14 1134 - SULTAN ÇELİK S 10 / A 10 9 7.75 8 12 5.00 0 8 -2.00 3 9 0.75 21.00 38.00 11.50 155.029 2465 1563 1055 44 14
15 513 - BÜŞRA ÖNER 10 / A 3 7 1.25 5 10 2.50 2 11 -0.75 7 7 5.25 17.00 35.00 8.25 144.306 2583 1651 1096 63 15
16 0 - TUANA SEVGİN 10 / A 8 6 6.50 4 8 2.00 0 3 -0.75 0 2 -0.50 12.00 19.00 7.25 138.638 2636 1691 1115 67 16
17 1245 - MEDİNE SİPER 10 / A 8 13 4.75 3 10 0.50 3 9 0.75 1 3 0.25 15.00 35.00 6.25 135.271 2680 1720 1128 70 17
18 1089 - HEDİYE YAŞAR 10 / A 6 11 3.25 4 9 1.75 3 5 1.75 1 9 -1.25 14.00 34.00 5.50 132.771 2697 1734 1133 71 18
19 1122 - İREM ÇELEPKOLU 10 / A 8 12 5.00 5 16 1.00 0 7 -1.75 5 15 1.25 18.00 50.00 5.50 132.202 2700 1736 1135 72 19
20 681 - ŞEN YAĞMUR 10 / A 9 12 6.00 5 13 1.75 4 21 -1.25 4 20 -1.00 22.00 66.00 5.50 131.866 2707 1739 1136 73 20
21 1066 - VİLDAN ERZİK 10 / A 6 16 2.00 7 16 3.00 6 18 1.50 3 22 -2.50 22.00 72.00 4.00 127.214 2753 1769 1154 82 21
22 1069 - TUNÇABERRAK 10 / A 6 15 2.25 1 12 -2.00 2 5 0.75 4 9 1.75 13.00 41.00 2.75 122.250 2782 1789 1164 87 22
23 1087 - SÜMEYYE ÖZGÜR 10 / A 6 12 3.00 2 17 -2.25 0 0 0.00 3 15 -0.75 11.00 44.00 0.00 111.106 2861 1823 1182 96 23
24 1118 - İNAN LEYLA 10 / A 3 9 0.75 3 13 -0.25 2 6 0.50 0 9 -2.25 8.00 37.00 -1.25 106.856 2896 1832 1187 100 24
25 1146 - BASUT MERVE 10 / A 1 16 -3.00 1 13 -2.25 3 4 2.00 2 8 0.00 7.00 41.00 -3.25 100.185 2933 1844 1194 103 25



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 7.33 12.39 4.24 5.94 13.22 2.64 1.50 7.11 -0.28 3.28 12.28 0.21 18.06 45.00 6.81 137.606

1 467 - KEVSER ÖZEK 10 / B 9 7 7.25 6 10 3.50 0 6 -1.50 9 6 7.50 24.00 29.00 16.75 176.026 2191 1377 966 25 1
2 361 - ELİFNUR AYDOĞAN 10 / B 11 8 9.00 7 11 4.25 1 2 0.50 5 11 2.25 24.00 32.00 16.00 172.478 2237 1406 982 27 2
3 992 - YILDIZZSAAD* 10 / B 9 16 5.00 6 16 2.00 5 14 1.50 8 17 3.75 28.00 63.00 12.25 158.954 2420 1534 1042 41 3
4 6 - DENİZ NUR AYDEMİR 10 / B 10 14 6.50 9 13 5.75 2 6 0.50 3 14 -0.50 24.00 47.00 12.25 158.405 2427 1540 1046 43 4
5 0 - * E M**B NA 10 / B 9 16 5.00 10 15 6.25 7 18 2.50 3 22 -2.50 29.00 71.00 11.25 154.929 2467 1565 1057 45 5
6 1063 - MERVE DİLAN AKTUĞ 10 / B 11 14 7.50 8 17 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 31.00 11.25 154.144 2480 1574 1058 46 6
7 1101 - BERFİN AKSU 10 / B 13 6 11.50 5 10 2.50 1 10 -1.50 3 16 -1.00 22.00 42.00 11.50 153.845 2482 1576 1060 48 7
8 744 - ELBİ ÜNEY 10 / B 9 13 5.75 6 18 1.50 0 0 0.00 5 7 3.25 20.00 38.00 10.50 151.775 2497 1587 1067 52 8
9 683 - RENGİN YOLBAŞ 10 / B 9 11 6.25 7 13 3.75 1 4 0.00 3 17 -1.25 20.00 45.00 8.75 144.641 2577 1646 1092 61 9
10 36 - TURAY YÜSRA 10 / B 7 14 3.50 7 5 5.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 14.00 22.00 8.50 144.516 2581 1649 1094 62 10
11 1136 - SUSIN BEYDOĞAN 10 / B 5 8 3.00 5 5 3.75 2 4 1.00 3 10 0.50 15.00 27.00 8.25 143.722 2591 1656 1100 64 11
12 73600 - KEVSER AKTAŞ 10 / B 9 16 5.00 6 19 1.25 4 21 -1.25 5 20 0.00 24.00 76.00 5.00 130.218 2722 1751 1143 78 12
13 1015 - VERAL MELİKE 10 / B 4 13 0.75 7 9 4.75 1 6 -0.50 1 13 -2.25 13.00 41.00 2.75 122.634 2780 1787 1163 86 13
14 1133 - MELEKNUR ASLAN 10 / B 5 11 2.25 3 14 -0.50 0 2 -0.50 1 6 -0.50 9.00 33.00 0.75 114.295 2836 1815 1178 93 14
15 1138 - KOCEMAN HELİMCAN 10 / B 4 8 2.00 5 11 2.25 2 16 -2.00 1 16 -3.00 12.00 51.00 -0.75 108.385 2878 1828 1185 99 15
16 10520 - ECE FATMA 10 / B 4 21 -1.25 3 22 -2.50 0 0 0.00 5 15 1.25 12.00 58.00 -2.50 102.585 2923 1841 1192 101 16
17 624 - ÇELİK SEMRA 10 / B 3 21 -2.25 5 16 1.00 0 8 -2.00 3 19 -1.75 11.00 64.00 -5.00 92.942 2941 1850 1196 105 17
18 1115 - NERGİZ İMAÇ 10 / B 1 6 -0.50 2 14 -1.50 1 10 -1.50 1 10 -1.50 5.00 40.00 -5.00 92.411 2943 1852 1198 107 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 9.24 9.59 6.84 7.88 9.47 5.51 1.29 6.18 -0.25 3.71 9.65 1.29 22.12 34.88 13.40 162.843

1 16 - DAYAN MEDİNE 10 / C 14 10 11.50 13 10 10.50 1 9 -1.25 9 11 6.25 37.00 40.00 27.00 215.168 1590 967 725 3 1
2 1150 - GÖKÇEN ERDEN 10 / C 17 7 15.25 9 10 6.50 1 2 0.50 6 13 2.75 33.00 32.00 25.00 206.082 1745 1072 792 6 2
3 464 - ELİF ETE 10 / C 11 8 9.00 12 9 9.75 3 12 0.00 7 12 4.00 33.00 41.00 22.75 199.151 1848 1135 830 9 3
4 1080 - AKTAŞ FATMA 10 / C 10 11 7.25 11 5 9.75 2 5 0.75 6 7 4.25 29.00 28.00 22.00 196.750 1879 1159 847 11 4
5 1135 - HANIM SEVGİN 10 / C 11 6 9.50 8 1 7.75 0 1 -0.25 5 2 4.50 24.00 10.00 21.50 194.062 1923 1185 862 12 5
6 0 - HANİFE SOYSAL 10 / C 12 11 9.25 14 10 11.50 4 14 0.50 2 16 -2.00 32.00 51.00 19.25 185.171 2043 1272 912 17 6
7 1062 - ÖZTAŞ İLKNUR 10 / C 14 10 11.50 15 10 12.50 1 24 -5.00 5 20 0.00 35.00 64.00 19.00 183.415 2071 1291 923 18 7
8 1097 - SEVGİ AY 10 / C 15 7 13.25 9 15 5.25 0 0 0.00 0 4 -1.00 24.00 26.00 17.50 177.022 2176 1366 958 24 8
9 0 - SÜMEYYE AÇIKÇA 10 / C 7 14 3.50 11 9 8.75 0 0 0.00 3 12 0.00 21.00 35.00 12.25 159.337 2416 1533 1041 40 9
10 1041 - ASUS ZEYNEP 10 / C 5 3 4.25 4 2 3.50 1 2 0.50 2 3 1.25 12.00 10.00 9.50 148.272 2538 1615 1077 54 10
11 0 - ŞEVVAL D MR 10 / C 11 10 8.50 3 15 -0.75 0 0 0.00 6 16 2.00 20.00 41.00 9.75 147.939 2541 1618 1078 55 11
12 628 - ACAR ZEYNEP 10 / C 7 13 3.75 7 12 4.00 2 6 0.50 3 14 -0.50 19.00 45.00 7.75 141.490 2615 1676 1111 66 12
13 77 - NURALEYNA ASUS 10 / C 3 5 1.75 1 4 0.00 1 4 0.00 3 3 2.25 8.00 16.00 4.00 127.335 2750 1767 1153 81 13
14 1075 - TOPRAK ESRA 10 / C 6 14 2.50 5 11 2.25 1 6 -0.50 1 7 -0.75 13.00 38.00 3.50 125.074 2769 1781 1160 85 14
15 1092 - SİBEL EKİNCİ 10 / C 7 18 2.50 5 16 1.00 4 16 0.00 4 19 -0.75 20.00 69.00 2.75 122.121 2784 1790 1165 88 15
16 520 - HELEN DÜNDAR 10 / C 2 4 1.00 3 6 1.50 1 4 0.00 1 5 -0.25 7.00 19.00 2.25 120.621 2796 1794 1167 89 16
17 49 - BÜŞRA EKSİK 10 / C 5 12 2.00 4 16 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 28.00 2.00 119.326 2804 1798 1170 90 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 9.05 10.10 6.52 6.48 10.62 3.82 0.52 3.14 -0.26 2.43 7.95 0.44 18.48 31.81 10.52 151.582

1 997 - VAROL AYŞENUR 10 / D 13 7 11.25 10 4 9.00 0 0 0.00 6 4 5.00 29.00 15.00 25.25 208.338 1696 1037 772 5 1
2 959 - BAHAR DAYAN 10 / D 14 6 12.50 10 5 8.75 0 5 -1.25 5 7 3.25 29.00 23.00 23.25 200.003 1837 1128 828 8 2
3 1008 - YILMAZ HAVİN 10 / D 14 7 12.25 11 4 10.00 1 1 0.75 3 12 0.00 29.00 24.00 23.00 199.081 1852 1138 832 10 3
4 1068 - CEZLAN CEREN 10 / D 15 7 13.25 9 9 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 16.00 20.00 186.909 2020 1253 898 15 4
5 443 - NAS DİCLE 10 / D 12 7 10.25 6 12 3.00 1 2 0.50 4 11 1.25 23.00 32.00 15.00 168.125 2290 1447 1001 32 5
6 1079 - SONGÜL DÜNDAR 10 / D 10 9 7.75 7 5 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 14.00 13.50 162.951 2365 1495 1023 36 6
7 0 - ŞEYMA ERDEN 10 / D 11 8 9.00 6 8 4.00 0 0 0.00 2 6 0.50 19.00 22.00 13.50 162.570 2371 1499 1026 37 7
8 1104 - HİCRET NAS 10 / D 9 15 5.25 9 14 5.50 0 0 0.00 4 16 0.00 22.00 45.00 10.75 152.869 2487 1579 1063 50 8
9 714 - KADER VILDIZ 10 / D 10 5 8.75 5 15 1.25 2 3 1.25 0 4 -1.00 17.00 27.00 10.25 149.814 2510 1594 1071 53 9
10 411 - D EY H *AL İM* A 10 / D 5 20 0.00 11 14 7.50 3 22 -2.50 8 17 3.75 27.00 73.00 8.75 146.615 2555 1629 1085 57 10
11 1094 - HAYRUNNİSA ÇİÇEK 10 / D 7 5 5.75 6 9 3.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 13.00 16.00 9.00 145.795 2561 1634 1087 58 11
12 1148 - KADRİYE KURT 10 / D 12 9 9.75 8 9 5.75 0 17 -4.25 2 16 -2.00 22.00 51.00 9.25 145.440 2568 1639 1089 59 12
13 1113 - SILA ÇTNKY 10 / D 12 13 8.75 2 7 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 20.00 9.00 144.870 2574 1644 1090 60 13
14 1130 - ŞEVAL YILDIRIM 10 / D 9 13 5.75 8 16 4.00 0 0 0.00 1 11 -1.75 18.00 40.00 8.00 141.827 2612 1674 1109 65 14
15 386 - ROJİN İLHAN 10 / D 8 17 3.75 6 19 1.25 0 7 -1.75 5 13 1.75 19.00 56.00 5.00 130.624 2715 1745 1139 74 15
16 1096 - BERFİN SEVİLGEN 10 / D 1 1 0.75 6 10 3.50 1 3 0.25 1 3 0.25 9.00 17.00 4.75 130.583 2717 1747 1140 75 16
17 803 - EMEL AKTAŞ 10 / D 7 11 4.25 4 12 1.00 2 1 1.75 1 12 -2.00 14.00 36.00 5.00 130.475 2719 1749 1142 77 17
18 0 - MELİKE ESMERAY 10 / D 5 15 1.25 3 14 -0.50 0 0 0.00 6 12 3.00 14.00 41.00 3.75 126.515 2760 1774 1157 83 18
19 1024 - BERFİN EKİNCİ 10 / D 5 12 2.00 3 7 1.25 0 0 0.00 1 9 -1.25 9.00 28.00 2.00 119.307 2805 1799 1171 91 19
20 20 - ŞİLAN MAMİŞ 10 / D 4 7 2.25 1 11 -1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 6.00 19.00 1.25 116.300 2824 1810 1176 92 20
21 580 - ATLAĞ GÜL 10 / D 7 18 2.50 5 19 0.25 0 4 -1.00 2 12 -1.00 14.00 53.00 0.75 114.201 2839 1816 1179 94 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 7.12 9.76 4.68 6.59 10.41 3.99 1.00 6.12 -0.53 2.71 8.06 0.69 17.41 34.35 8.82 145.441

1 1142 - İNCİ NUR ERYEŞİ 10 / E 11 6 9.50 7 9 4.75 2 4 1.00 5 2 4.50 25.00 21.00 19.75 187.174 2015 1249 895 14 1
2 0 - AYDIN NİSANUR 10 / E 10 7 8.25 10 7 8.25 0 4 -1.00 6 8 4.00 26.00 26.00 19.50 186.532 2025 1257 902 16 2
3 400 - NİSANUR ÖZDEMİR 10 / E 8 7 6.25 11 7 9.25 0 4 -1.00 2 2 1.50 21.00 20.00 16.00 173.295 2225 1396 979 26 3
4 1109 - NESRİN EKİNCİ 10 / E 9 16 5.00 9 16 5.00 3 11 0.25 8 14 4.50 29.00 57.00 14.75 168.815 2279 1438 996 30 4
5 1060 - DÜNDAR DERYA 10 / E 8 12 5.00 9 10 6.50 2 11 -0.75 5 8 3.00 24.00 41.00 13.75 164.825 2342 1483 1019 33 5
6 1095 - ESMANUR KAZANHAN 10 / E 6 7 4.25 11 12 8.00 1 4 0.00 2 4 1.00 20.00 27.00 13.25 163.067 2363 1493 1021 35 6
7 838 - IŞIKNSELEN 10 / E 10 8 8.00 9 10 6.50 1 3 0.25 0 9 -2.25 20.00 30.00 12.50 158.895 2422 1536 1044 42 7
8 1073 - TARTAR ZEYNEP 10 / E 9 6 7.50 7 7 5.25 0 9 -2.25 4 13 0.75 20.00 35.00 11.25 154.115 2481 1575 1059 47 8
9 1044 - KEVSER ÖZBİLİCİ 10 / E 8 11 5.25 6 6 4.50 0 1 -0.25 2 4 1.00 16.00 22.00 10.50 151.892 2495 1585 1066 51 9
10 1108 - ALTAN HATİCE 10 / E 7 9 4.75 7 8 5.00 1 12 -2.00 3 15 -0.75 18.00 44.00 7.00 138.168 2642 1696 1118 68 10
11 1119 - AŞKARA VAYAN 10 / E 4 7 2.25 6 11 3.25 2 3 1.25 0 0 0.00 12.00 21.00 6.75 138.029 2645 1698 1119 69 11
12 1002 - YAĞMUR CANDAN 10 / E 6 11 3.25 6 11 3.25 0 7 -1.75 0 1 -0.25 12.00 30.00 4.50 128.774 2734 1762 1150 79 12
13 1128 - HAVİN ESMA KAYAR 10 / E 8 8 6.00 2 14 -1.50 1 6 -0.50 4 14 0.50 15.00 42.00 4.50 127.953 2741 1765 1152 80 13
14 0 - ÖZLEM ARSLAN 10 / E 7 18 2.50 6 17 1.75 2 12 -1.00 3 11 0.25 18.00 58.00 3.50 125.080 2768 1780 1159 84 14
15 73000 - ZEHRA KEZER 10 / E 4 11 1.25 4 13 0.75 1 4 0.00 0 9 -2.25 9.00 37.00 -0.25 110.640 2864 1824 1183 97 15
16 34 - EDANUR AĞRAŞ 10 / E 5 11 2.25 2 13 -1.25 1 5 -0.25 2 20 -3.00 10.00 49.00 -2.25 102.416 2924 1842 1193 102 16
17 403 - BERFİN TOPRAK 10 / E 1 11 -1.75 0 6 -1.50 0 4 -1.00 0 3 -0.75 1.00 24.00 -5.00 92.820 2942 1851 1197 106 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 2953 1854 1198 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 14.72 6.29 13.15 10.95 8.08 8.93 4.94 5.05 3.68 7.79 7.74 5.86 38.40 27.17 31.61 232.946
Şube Ortalaması 2.00 18.00 -2.50 11.00 10.00 8.50 3.00 9.00 0.75 2.00 17.00 -2.25 18.00 54.00 4.50 130.578

1 0 - ÇİĞDEM ÖZER 11 / C 2 18 -2.50 11 10 8.50 3 9 0.75 2 17 -2.25 18.00 54.00 4.50 130.578 2718 1748 1141 76 1


