
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 2.DENEME 101 1593 2133 22494

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,76 10,36 11,17 5,25 2,86 4,53 4,09 2,77 3,40 3,24 1,10 2,97 2,12 1,59 1,72 8,43 6,86 6,71 3,17 2,81 2,47 2,44 1,96 1,95 2,86 3,61 1,96 45,36 33,92 36,88 251,670

Okul Ortalaması 6,72 14,23 3,17 1,72 4,93 0,49 2,32 4,55 1,18 1,38 2,29 0,80 1,32 2,21 0,76 2,01 6,59 0,36 1,05 3,86 0,08 0,77 2,60 0,12 1,28 4,35 0,19 18,57 45,61 7,15 163,130

KATILIMLAR

1 1080 FATMA AKTAŞ 10C 12 11 9,25 3 5 1,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 6 1,50 3 4 2,00 2 6 0,50 33 38 23,50 211,539 15419

2 1099 ZEYNEP EVİN 10A 10 12 7,00 5 3 4,25 6 1 5,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 7 -0,75 30 28 23,00 210,228 15568

3 1068 CEREN CEZLAN 10D 14 12 11,00 2 5 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 26 23 20,25 201,422 16668

4 1141 AYŞEGÜL  ŞENGÜL 10C 14 16 10,00 2 8 0,00 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 6 0,50 2 8 0,00 34 57 19,75 200,109 16817

5 51 ZEYNEP AYHAN 10A 7 12 4,00 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 26 30 18,50 197,141 17164

6 930 ZÜLEYHA ASAN 10D 3 6 1,50 9 1 8,75 6 3 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 24 23 18,25 196,725 17211

7 775 AYNUR TİMURTAŞ 10A 7 17 2,75 2 6 0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 5 3,75 4 2 3,50 2 6 0,50 3 6 1,50 31 52 18,00 195,971 17290

8 1073 ZAYNAP TARTAR 10E 8 12 5,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 6 7 4,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 27 37 17,75 194,777 17431

9 443 DİCLE NAS 10D 11 14 7,50 3 2 2,50 3 5 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 6 2,50 26 38 16,50 190,704 17916

10 1 ROJDA AYDIN 10C 10 13 6,75 5 2 4,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 18 -3,50 2 8 0,00 1 2 0,50 6 1 5,75 29 51 16,25 190,220 17970

11 464 ELİF ETE 10C 9 14 5,50 5 5 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 11 0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 2 8 0,00 30 57 15,75 188,740 18146

12 1092 SİBEL EKİNCİ 10C 11 17 6,75 2 7 0,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 7 18 2,50 2 8 0,00 1 8 -1,00 4 5 2,75 34 76 15,00 186,283 18423

13 803 EMEL AKTAŞ 10D 9 12 6,00 3 4 2,00 3 5 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 5 1,75 24 37 14,75 185,619 18496

14 1060 DERYA DÜNDAR 10E 8 19 3,25 3 5 1,75 5 3 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 8 2,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 9 -2,25 28 54 14,50 185,125 18561

15 765 ŞEYMANUR BERBEROĞLU 10A 8 8 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 20 22 14,50 184,927 18582

16 1150 GÖKÇEN NAZO ERDEN 10C 13 14 9,50 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 26 48 14,00 182,849 18814

17 1055 MİNANUR EVİN 10A 9 9 6,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 19 13,25 180,962 19008

18 1008 HAVİN YILMAZ 10D 10 13 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 21 32 13,00 180,161 19079

19 16 MEDİNE DAYAN 10C 6 21 0,75 3 6 1,50 5 4 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 6 2,50 2 8 0,00 2 5 0,75 4 5 2,75 28 62 12,50 179,618 19135

20 222 HANİFESOYSAL 10C 10 15 6,25 3 7 1,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 9 12 6,00 1 8 -1,00 1 5 -0,25 1 7 -0,75 29 65 12,75 179,434 19148

21 1064 İLKNUR ÖZTAŞ 10C 9 21 3,75 7 3 6,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 34 86 12,50 179,088 19168

22 723 RABİA BAĞRA 10E 10 14 6,50 2 7 0,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 8 0,00 24 46 12,50 178,710 19217

23 959 BAHAR DAYAN 10D 10 10 7,50 0 1 -0,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 8 0,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 22 38 12,50 178,600 19226

24 483 ŞEYMA ER EN 10D 9 15 5,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 20 31 12,25 178,161 19274

25 954 BERFİN ASUS 10C 9 10 6,50 0 8 -2,00 1 8 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 4 3,00 2 3 1,25 6 4 5,00 24 48 12,00 177,597 19331

26 1050 ZİNARİN KAÇAR 10A 9 18 4,50 3 7 1,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 8 0,00 26 56 12,00 177,487 19345

27 953 NİSANUR AYDIN 10E 5 10 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 19 29 11,75 177,016 19382

28 714 10D 3 5 1,75 1 8 -1,00 4 6 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 20 34 11,50 176,402 19444

29 1088 CEMRE OBUT 10C 14 13 10,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 28 11,00 173,679 19691
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,76 10,36 11,17 5,25 2,86 4,53 4,09 2,77 3,40 3,24 1,10 2,97 2,12 1,59 1,72 8,43 6,86 6,71 3,17 2,81 2,47 2,44 1,96 1,95 2,86 3,61 1,96 45,36 33,92 36,88 251,670

Okul Ortalaması 6,72 14,23 3,17 1,72 4,93 0,49 2,32 4,55 1,18 1,38 2,29 0,80 1,32 2,21 0,76 2,01 6,59 0,36 1,05 3,86 0,08 0,77 2,60 0,12 1,28 4,35 0,19 18,57 45,61 7,15 163,130

KATILIMLAR

30 521 MERVENUR KAR 10E 6 19 1,25 3 5 1,75 6 3 5,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 16 0,00 0 9 -2,25 0 4 -1,00 3 6 1,50 27 66 10,50 173,331 19714

31 947 SONGÜL  TOPRAKÇI 10C 8 17 3,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 4 2,00 19 34 10,50 173,226 19729

32 1104 HİCRET NA S 10D 12 15 8,25 0 8 -2,00 3 6 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 4 1,00 0 8 -2,00 22 45 10,75 173,202 19731

33 838 SELEN IŞIK 10E 8 13 4,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 20 38 10,50 173,026 19743

34 922 BAHAR SEZGİN 10D 9 15 5,25 2 4 1,00 3 5 1,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 6 -1,50 20 38 10,50 172,881 19753

35 21 ŞİLAN MAMİŞ 10D 8 7 6,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 15 18 10,50 172,751 19767

36 123 ZİLAN BEYAZIT 10D 8 16 4,00 2 8 0,00 2 7 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 23 51 10,25 172,372 19803

37 1095 ESMANUR KAZANHAN 10E 5 19 0,25 3 5 1,75 5 2 4,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 20 40 10,00 172,078 19834

38 1142 İNCİ NUR ERYEŞİL 10E 11 7 9,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 19 36 10,00 170,868 19954

39 467 KEVSER ÖZEK 10B 3 5 1,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 4 2,00 16 26 9,50 170,440 20001

40 1093 NEFEL ZELAL AKCAN 10A 8 18 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 9 -0,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 21 46 9,50 170,022 20040

41 1114 FEHİME CAN 10C 8 11 5,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 9 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 19 39 9,25 169,123 20103

42 871 ESMANUR ELİNÇ 10A 12 18 7,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 7 0,25 2 7 0,25 2 7 0,25 1 8 -1,00 26 67 9,25 168,811 20125

43 1045 MELİKE ESMERAY 10D 13 9 10,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 17 31 9,25 168,298 20165

44 1044 KEVSER ÖZBİLİCİ 10E 7 12 4,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 16 29 8,75 167,803 20215

45 1113 SILA ÇETİNKAYA 10D 10 17 5,75 2 7 0,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 17 33 8,75 167,555 20241

46 49 BÜŞRA EKSİK 10C 8 18 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 17 37 7,75 164,812 20430

47 1124 BERFİN EKİNCİ 10D 7 11 4,25 0 6 -1,50 5 5 3,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 15 29 7,75 164,734 20437

48 1094 HAYRUNNİSA ÇİÇEK 10D 4 6 2,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 14 27 7,25 163,489 20536

49 1063 MERVE DİLAN AKTUĞ 10B 8 22 2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 13 0,75 21 55 7,25 163,469 20537

50 10245 MEDİNE SİPER 10A 8 18 3,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 0 4 -1,00 1 14 -2,50 3 3 2,25 1 4 0,00 2 3 1,25 21 56 7,00 162,727 20590

51 1136 SUSIN BEYDOĞAN 10B 5 10 2,50 0 2 -0,50 4 4 3,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 2 8 0,00 1 3 0,25 4 6 2,50 19 49 6,75 162,076 20633

52 1130 ŞEVAL YILDIRIM 10D 10 15 6,25 2 4 1,00 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 9 -2,25 17 42 6,50 160,657 20745

53 0 A** *AYN 10B 12 18 7,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 23 67 6,25 159,813 20801

54 1134 SULTAN ÇELİK 10A 6 10 3,50 0 8 -2,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 16 40 6,00 159,561 20817

55 1119 VİYAN AŞKARA 10E 2 7 0,25 3 5 1,75 4 6 2,50 3 7 1,25 12 25 5,75 159,252 20836

56 1041 ZEYNEP ASUS 10C 5 7 3,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 11 21 5,75 158,862 20860

57 876 YASEMİN BAYTEKİN 10A 7 12 4,00 2 4 1,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 12 0,00 0 8 -2,00 2 3 1,25 2 5 0,75 20 57 5,75 158,765 20865

58 997 AYŞENUR VAROL 10D 8 10 5,50 2 6 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 15 37 5,75 158,480 20883
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,76 10,36 11,17 5,25 2,86 4,53 4,09 2,77 3,40 3,24 1,10 2,97 2,12 1,59 1,72 8,43 6,86 6,71 3,17 2,81 2,47 2,44 1,96 1,95 2,86 3,61 1,96 45,36 33,92 36,88 251,670

Okul Ortalaması 6,72 14,23 3,17 1,72 4,93 0,49 2,32 4,55 1,18 1,38 2,29 0,80 1,32 2,21 0,76 2,01 6,59 0,36 1,05 3,86 0,08 0,77 2,60 0,12 1,28 4,35 0,19 18,57 45,61 7,15 163,130

KATILIMLAR

59 992 SAADET YILDIZ 10B 6 22 0,50 3 7 1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 6 20 1,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 8 -1,00 27 86 5,50 158,478 20884

60 1097 SEVGİ AY 10C 6 19 1,25 2 5 0,75 5 5 3,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 7 -0,75 20 58 5,50 158,361 20890

61 28 YÜSRA ŞEVVAL TURAY 10B 7 19 2,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 13 30 5,50 158,211 20901

62 113 MELEKNUR ASLAN 10B 5 12 2,00 2 5 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 12 29 4,75 156,089 21035

63 1108 HATİCE ALTAN 10E 5 12 2,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 12 0,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 4 2,00 18 53 4,75 156,079 21036

64 1128 HAVİN ESMA KAYAR 10E 6 11 3,25 4 4 3,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 10 0,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 18 53 4,75 155,756 21062

65 1015 MELİKE VERAL 10B 7 5 5,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 14 38 4,50 154,840 21117

66 1066 *İLDAN ERZİK 10A 6 22 0,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 27 91 4,25 154,711 21127

67 1115 NERGİZ İMAÇ 10B 5 18 0,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 13 -0,25 3 7 1,25 3 6 1,50 1 1 0,75 21 68 4,00 154,099 21161

68 241 IRMAK MENEKŞE 10A 4 13 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 13 36 4,00 154,097 21162

69 899 ESMANUR AKSU 10E 9 11 6,25 0 7 -1,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 7 0,25 2 7 0,25 18 55 4,25 154,053 21164

70 1052 FATMA ECE 10B 5 25 -1,25 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 27 93 3,75 153,435 21204

71 2499 AYNUR SİPER 12C 4 23 -1,75 5 5 3,75 0 8 -2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 16 50 3,50 152,899 21233

72 400 NİSANUR ÖZDEMİR 10E 3 14 -0,50 3 4 2,00 3 7 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 15 47 3,25 151,805 21294

73 5054 NARİN YILDİZ 10A 3 12 0,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 10 27 3,25 151,760 21296

74 513 BÜŞRA ÖNER 10A 3 6 1,50 2 2 1,50 5 8 3,00 150,823 21353

75 636 ELİF ÇENGEL 10A 3 6 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 8 23 2,25 148,519 21487

76 1059 ŞEYMANUR KAYA 10D 6 17 1,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 11 37 1,75 147,023 21573

77 628 ZEYNEP ACAR 10C 7 19 2,25 0 5 -1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 15 53 1,75 146,908 21577

78 238 SÜMEYYE AÇIKÇA 10C 8 19 3,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 1 9 -1,25 18 66 1,50 146,027 21622

79 77 NURALEYNA ASUS 10C 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 15 1,25 145,720 21646

80 120 ÖZLEM ARSLAN 10E 5 19 0,25 0 10 -2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 7 13 3,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 2 7 0,25 18 71 0,25 142,699 21778

81 1118 LEYLA İNAN 10A 3 11 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 9 35 0,25 142,689 21780

82 1089 HADİYE YAŞAR 10A 4 13 0,75 0 8 -2,00 0 8 -2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 11 44 0,00 141,933 21988

83 1075 ESRA TOPRAK 10C 2 12 -1,00 2 5 0,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 6 -0,50 12 49 -0,25 141,349 22018

84 11460 MERVE BASUT 10A 2 13 -1,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 7 -1,75 7 29 -0,25 141,341 22019

85 0 MİZGİN ULU 10E 5 23 -0,75 2 5 0,75 1 9 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 8 1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 15 62 -0,50 140,535 22059

86 496 EVİN YASAK 10A 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 4 10 1,50 1 8 -1,00 7 30 -0,50 140,522 22060

87 28400 TUANA SEVGİN 10A 4 13 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 6 26 -0,50 140,390 22066
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Genel Ortalama 13,76 10,36 11,17 5,25 2,86 4,53 4,09 2,77 3,40 3,24 1,10 2,97 2,12 1,59 1,72 8,43 6,86 6,71 3,17 2,81 2,47 2,44 1,96 1,95 2,86 3,61 1,96 45,36 33,92 36,88 251,670

Okul Ortalaması 6,72 14,23 3,17 1,72 4,93 0,49 2,32 4,55 1,18 1,38 2,29 0,80 1,32 2,21 0,76 2,01 6,59 0,36 1,05 3,86 0,08 0,77 2,60 0,12 1,28 4,35 0,19 18,57 45,61 7,15 163,130

KATILIMLAR

88 68 EBRU 10A 2 14 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 8 35 -0,75 139,911 22086

89 1101 BERFİN *SU 10B 2 12 -1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 7 31 -0,75 139,786 22094

90 2569 SUVEYBE ÇELEBİ 12C 4 18 -0,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 9 40 -1,00 139,089 22121

91 1112 ESRA ÖZBEK 10A 5 17 0,75 0 8 -2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 7 -1,75 13 56 -1,00 138,757 22140

92 53 HİVİ ENE 10A 5 13 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 13 -3,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 2 8 0,00 12 52 -1,00 138,727 22141

93 1138 HELİMCAN KOCEMAN 10B 2 12 -1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 11 1,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 11 49 -1,25 138,313 22154

94 1082 SÜMEYYE ÖZGÜR 10A 4 17 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 12 56 -2,00 135,991 22227

95 370 ÇİĞDEM ÖZER 10C 5 25 -1,25 3 7 1,25 0 8 -2,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 8 1,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 17 77 -2,25 135,399 22240

96 1122 İREM ÇELEPKOLU 10A 1 20 -4,00 2 6 0,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 5 5 3,75 12 58 -2,50 135,135 22252

97 1109 NESRİN EKİNCİ 10E 8 22 2,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 13 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 8 -1,00 19 85 -2,25 134,822 22256

98 1069 BERRAK TUNÇ 10A 5 20 0,00 2 7 0,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 13 62 -2,50 134,465 22267

99 2525 MELEK ÇALAPKULU 12C 2 20 -3,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 29 -4,25 129,645 22364

100 0 KEVSER  AKTAŞ 10B 2 15 -1,75 2 8 0,00 0 9 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 27 -3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 17 89 -5,25 126,396 22415

101 682 ŞEVVAL DAMAR 10C 3 27 -3,75 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 25 -2,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 17 102 -8,50 116,787 22471
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