
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.SINIF KURUMSAL 2 6142 2346 1649 124

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.02 10.38 10.43 2.70 5.42 1.34 3.23 3.32 2.40 3.99 1.67 3.57 2.66 1.25 2.35 5.44 7.01 3.69 2.53 4.37 1.44 2.00 2.36 1.41 4.66 3.04 3.90 40.23 38.81 30.53 201.973
Okul Ortalaması 6.96 15.10 3.19 1.50 5.43 0.14 1.54 4.69 0.37 2.35 3.60 1.46 1.55 1.96 1.06 2.30 8.03 0.29 1.29 4.72 0.11 0.84 3.23 0.03 2.38 4.72 1.20 20.71 51.46 7.84 126.236

1 930 - ZÜLEYHA ASAN 10 / D 17 12 14.00 6 4 5.00 6 3 5.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.25 43.00 25.00 36.75 223.350 2135 437 336 1
2 1099 - ZEYNEP EVİN 10 / A 18 4 17.00 4 3 3.25 2 3 1.25 6 2 5.50 3 1 2.75 0 8 -2.00 2 0 2.00 1 2 0.50 6 2 5.50 42.00 25.00 35.75 219.725 2261 478 370 2
3 464 - ELİF ETE 10 / C 13 11 10.25 4 5 2.75 2 4 1.00 4 6 2.50 4 1 3.75 3 10 0.50 1 7 -0.75 3 4 2.00 5 4 4.00 39.00 52.00 26.00 187.104 3354 777 592 3
4 16 - MEDİNE DAYAN 10 / C 13 12 10.00 1 9 -1.25 3 7 1.25 4 6 2.50 3 2 2.50 5 9 2.75 3 7 1.25 2 8 0.00 7 3 6.25 41.00 63.00 25.25 184.142 3462 820 624 4
5 51 - ZEYNEP AYHAN 10 / A 8 12 5.00 4 4 3.00 2 3 1.25 8 1 7.75 3 1 2.75 1 3 0.25 2 3 1.25 1 2 0.50 3 5 1.75 32.00 34.00 23.50 179.595 3614 879 670 5
6 1080 - FATMA AKTAŞ 10 / C 14 6 12.50 2 5 0.75 3 3 2.25 3 2 2.50 3 2 2.50 1 9 -1.25 0 2 -0.50 2 5 0.75 4 4 3.00 32.00 38.00 22.50 175.000 3750 933 708 6
7 1054 - NARİN YILDIZ 10 / A 5 8 3.00 4 3 3.25 1 1 0.75 8 1 7.75 3 2 2.50 3 5 1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 3 3 2.25 28.00 24.00 22.00 174.547 3766 943 717 7
8 1142 - İNCİ NUR ERYEŞİL 10 / E 11 13 7.75 2 6 0.50 0 5 -1.25 3 0 3.00 3 0 3.00 3 8 1.00 3 1 2.75 3 1 2.75 3 6 1.50 31.00 40.00 21.00 170.340 3917 1010 768 8
9 467 - KEVSER ÖZEK 10 / B 8 11 5.25 2 6 0.50 4 3 3.25 4 1 3.75 3 2 2.50 5 15 1.25 2 3 1.25 0 3 -0.75 5 5 3.75 33.00 49.00 20.75 169.919 3932 1017 775 9
10 1148 - KADRİYE KURT 10 / D 12 13 8.75 0 0 0.00 2 3 1.25 5 3 4.25 4 0 4.00 0 3 -0.75 0 3 -0.75 1 1 0.75 4 3 3.25 28.00 29.00 20.75 169.628 3946 1025 782 10
11 947 - SONGÜL TOPRAKÇI 10 / C 17 9 14.75 2 5 0.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 1 2 0.50 1 4 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 5 3 4.25 27.00 25.00 20.75 168.317 3992 1045 796 11
12 1008 - HAVİN YILMAZ 10 / D 6 16 2.00 2 5 0.75 3 4 2.00 7 2 6.50 4 0 4.00 0 2 -0.50 3 3 2.25 0 1 -0.25 4 5 2.75 29.00 38.00 19.50 166.602 4051 1075 815 12
13 959 - BAHAR DAYAN 10 / D 9 15 5.25 0 5 -1.25 3 4 2.00 7 2 6.50 1 4 0.00 3 8 1.00 2 6 0.50 0 0 0.00 5 3 4.25 30.00 47.00 18.25 161.392 4249 1180 878 13
14 1044 - KEVSER ÖZBİLİCİ 10 / E 8 14 4.50 1 1 0.75 2 2 1.50 4 6 2.50 3 1 2.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 6 3 5.25 26.00 32.00 18.00 160.583 4276 1189 882 14
15 723 - RABİA BAĞRA 10 / E 9 12 6.00 2 5 0.75 3 5 1.75 3 1 2.75 3 2 2.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 4 2 3.50 2 7 0.25 28.00 40.00 18.00 160.291 4287 1197 889 15
16 1088 - CEMRE OBUT 10 / C 11 8 9.00 0 6 -1.50 0 2 -0.50 7 3 6.25 0 0 0.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 3 4 2.00 23.00 24.00 17.00 156.181 4415 1250 922 16
17 974 - SEMRA YILDIRIM 10 / D 12 17 7.75 0 9 -2.25 1 8 -1.00 6 4 5.00 3 2 2.50 2 5 0.75 1 4 0.00 0 1 -0.25 5 5 3.75 30.00 55.00 16.25 154.094 4492 1291 950 17
18 1079 - SONGÜL DÜNDAR 10 / D 8 13 4.75 0 5 -1.25 2 5 0.75 8 2 7.50 3 1 2.75 0 0 0.00 1 5 -0.25 0 1 -0.25 3 6 1.50 25.00 38.00 15.50 152.249 4548 1323 970 18
19 1135 - HANIM SEVGİN 10 / C 7 4 6.00 2 0 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 10.00 15.50 152.055 4555 1324 971 19
20 1055 - MİNANUR EVİN 10 / A 8 11 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 3 1 2.75 2 4 1.00 3 5 1.75 0 0 0.00 3 5 1.75 23.00 30.00 15.50 151.958 4558 1326 973 20
21 63 - DENİZ NUR AYDEMİR 10 / B 10 14 6.50 0 8 -2.00 2 3 1.25 6 4 5.00 3 2 2.50 1 15 -2.75 3 6 1.50 0 5 -1.25 5 4 4.00 30.00 61.00 14.75 149.871 4628 1365 998 21
22 1073 - ZEYNEP TARTAR 10 / E 5 14 1.50 1 5 -0.25 3 3 2.25 2 4 1.00 4 1 3.75 2 9 -0.25 2 4 1.00 2 0 2.00 4 4 3.00 25.00 44.00 14.00 147.783 4695 1408 1020 22
23 123 - ZİLAN BEYAZIT 10 / D 8 19 3.25 1 8 -1.00 2 8 0.00 3 2 2.50 3 2 2.50 1 5 -0.25 4 5 2.75 2 8 0.00 5 5 3.75 29.00 62.00 13.50 145.728 4760 1448 1040 23
24 222 - HANİFESOYSAL 10 / C 13 14 9.50 3 7 1.25 3 6 1.50 1 7 -0.75 2 3 1.25 5 19 0.25 0 9 -2.25 1 8 -1.00 5 4 4.00 33.00 77.00 13.75 145.275 4779 1459 1049 24
25 1093 - NEFEL ZELAL AKCAN 10 / A 8 13 4.75 2 3 1.25 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 3 9 0.75 0 6 -1.50 1 4 0.00 3 4 2.00 25.00 46.00 13.50 145.243 4780 1460 1050 25
26 241 - IRMAK MENEKŞE 10 / A 12 11 9.25 0 0 0.00 2 6 0.50 4 4 3.00 2 3 1.25 0 9 -2.25 0 2 -0.50 0 3 -0.75 3 5 1.75 23.00 43.00 12.25 140.663 4910 1541 1102 26
27 838 - SELEN IŞIK 10 / E 7 11 4.25 1 6 -0.50 1 5 -0.25 5 2 4.50 2 3 1.25 3 4 2.00 0 5 -1.25 0 1 -0.25 3 4 2.00 22.00 41.00 11.75 139.094 4948 1567 1115 27
28 1096 - BERFİN SEVİLGEN 10 / D 10 7 8.25 1 3 0.25 3 6 1.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 12 -2.00 3 3 2.25 1 3 0.25 3 7 1.25 23.00 45.00 11.75 139.094 4948 1567 1115 27
29 1097 - SEVGİ AY 10 / C 11 19 6.25 2 7 0.25 4 4 3.00 3 5 1.75 3 1 2.75 0 8 -2.00 2 8 0.00 2 6 0.50 1 8 -1.00 28.00 66.00 11.50 138.625 4957 1574 1120 29
30 1064 - İLKNUR ÖZTAŞ 10 / C 12 18 7.50 2 8 0.00 1 9 -1.25 3 7 1.25 1 4 0.00 8 22 2.50 0 10 -2.50 2 8 0.00 5 5 3.75 34.00 91.00 11.25 136.650 5013 1610 1146 30
31 871 - ESMANUR ELİNÇ 10 / A 8 19 3.25 2 8 0.00 1 9 -1.25 1 4 0.00 4 1 3.75 2 5 0.75 1 9 -1.25 5 3 4.25 3 7 1.25 27.00 65.00 10.75 136.100 5025 1616 1150 31
32 440 - BERİTAN YILMAZE 10 / E 12 18 7.50 1 7 -0.75 2 8 0.00 2 8 0.00 2 3 1.25 0 10 -2.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 7 3 6.25 26.00 61.00 10.75 135.906 5034 1621 1153 32
33 28 - YÜSRA TURAY 10 / B 9 17 4.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 3 6 1.50 3 1 2.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 18.00 29.00 10.75 135.761 5038 1625 1157 33
34 1068 - CEREN CEZLAN 10 / D 6 17 1.75 3 4 2.00 2 1 1.75 5 2 4.50 2 2 1.50 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 3 -0.75 2 8 0.00 21.00 42.00 10.50 135.728 5041 1627 1158 34
35 1095 - ESMANUR KAZANHAN 10 / E 7 14 3.50 2 6 0.50 3 3 2.25 4 1 3.75 1 3 0.25 0 2 -0.50 1 2 0.50 1 0 1.00 0 3 -0.75 19.00 34.00 10.50 135.437 5049 1634 1163 35
36 683 - RENGİN YOLBAŞ 10 / B 8 13 4.75 1 7 -0.75 2 3 1.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 1 -0.25 4 5 2.75 19.00 34.00 10.50 135.146 5058 1638 1167 36
37 238 - SÜMEYYE AÇIKÇA 10 / C 8 17 3.75 1 8 -1.00 4 5 2.75 0 4 -1.00 3 2 2.50 4 11 1.25 2 7 0.25 2 6 0.50 3 7 1.25 27.00 67.00 10.25 134.191 5088 1658 1183 37
38 523 - ZİLAN SEZGİN 10 / E 10 20 5.00 2 8 0.00 3 7 1.25 1 4 0.00 0 0 0.00 4 21 -1.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 6 4 5.00 30.00 80.00 10.00 133.576 5105 1669 1189 38
39 1150 - GÖKÇEN NAZO ERDEN 10 / C 10 19 5.25 4 6 2.50 2 8 0.00 4 1 3.75 2 3 1.25 4 14 0.50 0 9 -2.25 1 5 -0.25 0 3 -0.75 27.00 68.00 10.00 133.188 5115 1675 1193 39
40 953 - NİSANUR AYDIN 10 / E 8 19 3.25 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 1 2 0.50 0 3 -0.75 1 1 0.75 0 7 -1.75 20.00 41.00 9.75 132.718 5130 1683 1199 40
41 1125 - ELİF NUR KALKAN 10 / C 5 9 2.75 1 2 0.50 1 2 0.50 1 4 0.00 4 0 4.00 2 4 1.00 0 5 -1.25 1 2 0.50 3 5 1.75 18.00 33.00 9.75 132.718 5130 1683 1199 40
42 400 - NİSANUR ÖZDEMİR 10 / E 3 16 -1.00 1 5 -0.25 5 2 4.50 2 1 1.75 3 0 3.00 2 4 1.00 3 5 1.75 1 6 -0.50 1 7 -0.75 21.00 46.00 9.50 132.589 5139 1690 1203 42
43 1113 - SILA ÇETİNKAYA 10 / D 8 20 3.00 1 8 -1.00 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 34.00 9.50 132.006 5157 1703 1210 43
44 580 - GÜL ATLAĞ 10 / D 8 13 4.75 3 6 1.50 0 9 -2.25 1 3 0.25 1 3 0.25 3 6 1.50 1 9 -1.25 0 1 -0.25 6 4 5.00 23.00 54.00 9.50 131.375 5170 1714 1218 44
45 520 - HELEN D NDAR 10 / C 4 5 2.75 1 3 0.25 0 2 -0.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 4 1 3.75 14.00 20.00 9.00 130.485 5190 1725 1226 45
46 521 - MERVENUR KAR 10 / E 7 15 3.25 3 5 1.75 3 6 1.50 3 2 2.50 2 3 1.25 3 14 -0.50 0 6 -1.50 1 4 0.00 2 6 0.50 24.00 61.00 8.75 129.482 5226 1750 1241 46
47 1130 - ŞEVAL YILDIRIM 10 / D 10 20 5.00 3 6 1.50 2 7 0.25 3 7 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 7 -1.75 0 1 -0.25 1 8 -1.00 23.00 57.00 8.75 129.045 5242 1759 1245 47
48 1085 - KADER BEYTER 10 / E 7 19 2.25 5 4 4.00 3 4 2.00 2 6 0.50 2 3 1.25 4 17 -0.25 1 7 -0.75 0 5 -1.25 2 5 0.75 26.00 70.00 8.50 128.770 5252 1762 1247 48
49 628 - ZEYN P ACAR 10 / C 5 17 0.75 2 5 0.75 3 3 2.25 2 3 1.25 2 2 1.50 4 7 2.25 0 8 -2.00 2 4 1.00 2 5 0.75 22.00 54.00 8.50 128.576 5258 1768 1251 49
50 775 - AYNUR TİMURTAŞ 10 / A 10 17 5.75 1 7 -0.75 1 7 -0.75 2 3 1.25 4 1 3.75 2 13 -1.25 1 6 -0.50 1 3 0.25 2 5 0.75 24.00 62.00 8.50 128.285 5268 1775 1258 50
51 483 - ŞEYMA ERDEN 10 / D 8 13 4.75 2 7 0.25 2 6 0.50 4 4 3.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 1 5 -0.25 0 1 -0.25 1 8 -1.00 20.00 47.00 8.25 127.427 5289 1791 1266 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.02 10.38 10.43 2.70 5.42 1.34 3.23 3.32 2.40 3.99 1.67 3.57 2.66 1.25 2.35 5.44 7.01 3.69 2.53 4.37 1.44 2.00 2.36 1.41 4.66 3.04 3.90 40.23 38.81 30.53 201.973
Okul Ortalaması 6.96 15.10 3.19 1.50 5.43 0.14 1.54 4.69 0.37 2.35 3.60 1.46 1.55 1.96 1.06 2.30 8.03 0.29 1.29 4.72 0.11 0.84 3.23 0.03 2.38 4.72 1.20 20.71 51.46 7.84 126.236

52 1060 - DERYA DÜNDAR 10 / E 9 18 4.50 1 6 -0.50 3 6 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 3 14 -0.50 1 9 -1.25 0 5 -1.25 2 8 0.00 25.00 69.00 7.75 125.809 5336 1826 1287 52
53 1076 - ZEYNEP SAVGA 10 / B 8 21 2.75 2 6 0.50 2 6 0.50 3 7 1.25 2 2 1.50 4 9 1.75 1 8 -1.00 2 6 0.50 2 8 0.00 26.00 73.00 7.75 125.712 5339 1828 1289 53
54 954 - BERFİN ASUS 10 / C 10 16 6.00 1 9 -1.25 0 9 -2.25 4 6 2.50 3 2 2.50 2 8 0.00 0 6 -1.50 0 0 0.00 3 5 1.75 23.00 61.00 7.75 125.421 5349 1834 1293 54
55 765 - ŞEYMA BERBEROĞLU 10 / A 2 6 0.50 0 9 -2.25 1 1 0.75 3 2 2.50 3 1 2.75 2 4 1.00 2 7 0.25 0 4 -1.00 4 5 2.75 17.00 39.00 7.25 124.579 5375 1852 1303 55
56 1431 - HRİ Z MA* 10 / D 5 22 -0.50 5 5 3.75 2 8 0.00 2 8 0.00 2 3 1.25 4 13 0.75 1 9 -1.25 5 4 4.00 1 8 -1.00 27.00 80.00 7.00 123.964 5398 1869 1313 56
57 899 - ESMANUR AKSU 10 / E 7 9 4.75 0 6 -1.50 0 3 -0.75 3 1 2.75 0 2 -0.50 3 8 1.00 2 6 0.50 1 5 -0.25 3 7 1.25 19.00 47.00 7.25 123.754 5402 1873 1316 57
58 111 - ESRA ÖZBEK 10 / A 5 16 1.00 3 6 1.50 2 8 0.00 2 3 1.25 1 2 0.50 3 6 1.50 1 3 0.25 1 2 0.50 2 7 0.25 20.00 53.00 6.75 122.670 5431 1889 1329 58
59 0 - EBRU 10 / A 4 11 1.25 0 4 -1.00 1 4 0.00 4 3 3.25 2 2 1.50 5 9 2.75 1 5 -0.25 0 2 -0.50 1 5 -0.25 18.00 45.00 6.75 122.379 5436 1892 1332 59
60 454 - YASEMİN İNAN 10 / E 8 11 5.25 0 8 -2.00 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -0.50 2 3 1.25 2 2 1.50 15.00 33.00 6.75 122.136 5442 1896 1333 60
61 1092 - SİBEL EKİNCİ 10 / C 6 20 1.00 3 4 2.00 4 5 2.75 3 6 1.50 1 4 0.00 3 21 -2.25 4 6 2.50 0 10 -2.50 3 7 1.25 27.00 83.00 6.25 121.683 5459 1907 1340 61
62 1052 - FATMA ECE 10 / B 4 26 -2.50 1 9 -1.25 1 9 -1.25 3 7 1.25 3 2 2.50 9 21 3.75 2 8 0.00 3 7 1.25 4 6 2.50 30.00 95.00 6.25 121.197 5474 1916 1347 62
63 944 - HÜLYA YARDIM 10 / E 8 11 5.25 2 7 0.25 3 7 1.25 2 7 0.25 3 2 2.50 0 6 -1.50 3 7 1.25 0 7 -1.75 1 9 -1.25 22.00 63.00 6.25 120.712 5489 1927 1355 63
64 997 - AYŞENUR VAROL 10 / D 9 9 6.75 1 4 0.00 1 7 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 6 -0.50 0 1 -0.25 3 6 1.50 15.00 35.00 6.25 120.178 5509 1940 1363 64
65 880 - SEMANUR BEŞTAŞ 10 / C 11 19 6.25 1 9 -1.25 1 9 -1.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 55.00 6.25 119.498 5532 1957 1372 65
66 890 - AYŞENUR * AS 10 / A 8 14 4.50 0 7 -1.75 3 3 2.25 1 3 0.25 1 2 0.50 2 7 0.25 1 5 -0.25 0 5 -1.25 2 4 1.00 18.00 50.00 5.50 117.945 5584 1989 1393 66
67 1015 - MELİKE VERAL 10 / B 2 14 -1.50 2 5 0.75 4 6 2.50 2 5 0.75 1 2 0.50 1 5 -0.25 3 5 1.75 2 2 1.50 1 8 -1.00 18.00 52.00 5.00 117.492 5598 2000 1402 67
68 636 - ELİF ÇENGEL 10 / A 5 9 2.75 0 1 -0.25 0 3 -0.75 2 2 1.50 2 3 1.25 2 8 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 2 2 1.50 13.00 31.00 5.25 117.476 5599 2001 1403 68
69 386 - ROJİN İLHAN 10 / D 8 22 2.50 2 8 0.00 1 9 -1.25 1 9 -1.25 2 3 1.25 3 9 0.75 2 5 0.75 1 4 0.00 4 6 2.50 24.00 75.00 5.25 117.379 5603 2003 1404 69
70 1122 - İREM ÇELEPKOLU 10 / A 5 19 0.25 3 6 1.50 3 2 2.50 2 7 0.25 0 4 -1.00 1 9 -1.25 2 7 0.25 2 4 1.00 3 6 1.50 21.00 64.00 5.00 117.346 5606 2005 1406 70
71 1045 - MELİKE ESMERAY 10 / D 6 15 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 1.25 2 2 1.50 1 6 -0.50 1 4 0.00 0 2 -0.50 2 5 0.75 15.00 41.00 4.75 115.955 5644 2025 1424 71
72 1050 - ZİNARİN KAÇAR 10 / A 8 21 2.75 1 9 -1.25 2 8 0.00 3 6 1.50 1 4 0.00 0 0 0.00 2 6 0.50 0 0 0.00 3 7 1.25 20.00 61.00 4.75 115.761 5650 2029 1427 72
73 876 - YASEMİN BAYTEKİN 10 / A 5 19 0.25 3 6 1.50 1 8 -1.00 4 3 3.25 0 4 -1.00 8 16 4.00 1 7 -0.75 1 8 -1.00 1 6 -0.50 24.00 77.00 4.75 115.469 5660 2037 1432 73
74 1108 - HATİCE ALTAN 10 / E 5 16 1.00 3 5 1.75 3 4 2.00 1 2 0.50 2 2 1.50 3 15 -0.75 0 5 -1.25 0 7 -1.75 3 6 1.50 20.00 62.00 4.50 115.388 5661 2038 1433 74
75 370 - ÇİĞDEM ÖZER 10 / C 8 22 2.50 3 6 1.50 0 9 -2.25 1 6 -0.50 0 3 -0.75 6 12 3.00 4 6 2.50 0 9 -2.25 1 1 0.75 23.00 74.00 4.50 114.369 5694 2061 1445 75
76 833 - GÜLŞEN BİRSEN 10 / D 4 12 1.00 1 5 -0.25 0 2 -0.50 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 0 1 -0.25 2 5 0.75 13.00 35.00 4.25 114.094 5699 2064 1447 76
77 1101 - BERFİN AKSU 10 / B 5 14 1.50 1 3 0.25 1 3 0.25 1 3 0.25 0 2 -0.50 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 31.00 4.25 113.803 5707 2070 1452 77
78 1134 - SULTAN ÇELİK 10 / A 2 20 -3.00 1 5 -0.25 1 5 -0.25 3 4 2.00 2 2 1.50 1 8 -1.00 3 5 1.75 1 3 0.25 4 5 2.75 18.00 57.00 3.75 113.641 5713 2075 1454 78
79 1102 - YAĞMUR CANDAN 10 / E 7 23 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.50 0 5 -1.25 0 0 0.00 1 3 0.25 1 0 1.00 3 7 1.25 15.00 44.00 4.00 113.479 5719 2079 1456 79
80 1091 - ZEYNEP DEMİR 10 / D 5 10 2.50 0 6 -1.50 3 6 1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 2 7 0.25 2 3 1.25 0 1 -0.25 2 6 0.50 14.00 40.00 4.00 113.188 5730 2090 1462 80
81 49 - BÜŞRA EKSİK 10 / C 7 19 2.25 1 7 -0.75 3 5 1.75 0 9 -2.25 0 5 -1.25 3 1 2.75 2 7 0.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 18.00 56.00 4.00 112.751 5749 2102 1469 81
82 403 - BERFİN TOPRAK 10 / E 2 8 0.00 1 3 0.25 0 2 -0.50 2 1 1.75 1 0 1.00 2 3 1.25 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 2 -0.50 9.00 21.00 3.75 112.621 5750 2103 1470 82
83 1136 - SUSIN BEYDOĞAN 10 / B 11 19 6.25 3 7 1.25 0 10 -2.50 1 9 -1.25 1 4 0.00 2 7 0.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 2 8 0.00 24.00 80.00 4.00 112.460 5756 2108 1474 83
84 1133 - MELEKNUR ASLAN 10 / B 4 17 -0.25 1 7 -0.75 3 2 2.50 4 4 3.00 1 1 0.75 0 4 -1.00 0 3 -0.75 1 4 0.00 0 0 0.00 14.00 42.00 3.50 112.249 5765 2114 1478 84
85 1031 - MİZGİN ULU 10 / E 5 16 1.00 2 5 0.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 3 -0.75 2 4 1.00 2 4 1.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 13.00 38.00 3.50 111.618 5778 2118 1482 85
86 1063 - MERVE DİLAN AKTUĞ 10 / B 9 18 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 21 -2.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 3 7 1.25 19.00 62.00 3.50 111.570 5780 2120 1484 86
87 1124 - BERFİN EKİNCİ 10 / D 7 16 3.00 1 6 -0.50 3 5 1.75 2 5 0.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 0 3 -0.75 2 7 0.25 16.00 51.00 3.25 110.566 5806 2134 1494 87
88 53 - HİVİ ENE 10 / A 8 14 4.50 1 7 -0.75 3 3 2.25 1 2 0.50 0 4 -1.00 2 12 -1.00 2 4 1.00 0 6 -1.50 1 7 -0.75 18.00 59.00 3.25 110.469 5812 2139 1499 88
89 203 - ESMANUR EVİN 10 / D 6 21 0.75 1 8 -1.00 1 5 -0.25 3 2 2.50 2 2 1.50 5 16 1.00 2 6 0.50 1 7 -0.75 0 6 -1.50 21.00 73.00 2.75 109.094 5839 2159 1513 89
90 1068 - BERRAK TUNÇ 10 / A 6 17 1.75 0 8 -2.00 1 7 -0.75 0 8 -2.00 0 4 -1.00 4 10 1.50 4 4 3.00 3 6 1.50 2 5 0.75 20.00 69.00 2.75 108.803 5851 2165 1517 90
91 682 - ŞEVVAL DAMAR 10 / C 6 21 0.75 2 7 0.25 2 8 0.00 1 4 0.00 2 3 1.25 5 19 0.25 1 9 -1.25 2 8 0.00 3 7 1.25 24.00 86.00 2.50 108.382 5858 2169 1519 91
92 60 - HAZAL KAÇAR 10 / D 1 13 -2.25 3 2 2.50 0 2 -0.50 3 4 2.00 1 3 0.25 0 0 0.00 1 8 -1.00 1 1 0.75 2 6 0.50 12.00 39.00 2.25 108.155 5866 2174 1523 92
93 120 - ÖZLEM ARSLAN 10 / E 5 18 0.50 1 9 -1.25 2 4 1.00 0 0 0.00 3 2 2.50 2 10 -0.50 2 6 0.50 0 3 -0.75 2 7 0.25 17.00 59.00 2.25 107.718 5874 2180 1529 93
94 361 - ELİFNUR AYDOĞAN 10 / B 5 20 0.00 0 0 0.00 2 7 0.25 1 4 0.00 1 4 0.00 3 8 1.00 4 6 2.50 0 1 -0.25 1 9 -1.25 17.00 59.00 2.25 107.524 5880 2184 1532 94
95 1089 - HEDİYE *ŞAR 10 / A 3 13 -0.25 3 5 1.75 3 3 2.25 1 5 -0.25 0 3 -0.75 0 2 -0.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 5 -0.25 12.00 40.00 2.00 107.006 5892 2191 1537 95
96 878 - NURSELİN ALDEMİR 10 / B 1 15 -2.75 0 3 -0.75 0 2 -0.50 3 2 2.50 1 2 0.50 3 2 2.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 2 5 0.75 10.00 32.00 2.00 106.909 5894 2193 1538 96
97 988 - ALEYNA NUR BEYAN 10 / C 5 25 -1.25 1 8 -1.00 1 8 -1.00 3 7 1.25 1 4 0.00 3 20 -2.00 4 4 3.00 0 10 -2.50 6 3 5.25 24.00 89.00 1.75 106.634 5898 2196 1540 97
98 1075 - ESRA TOPRAK 10 / C 4 13 0.75 2 7 0.25 0 6 -1.50 1 2 0.50 0 1 -0.25 2 6 0.50 2 6 0.50 1 4 0.00 2 3 1.25 14.00 48.00 2.00 106.618 5899 2197 1541 98
99 441 - AYŞE ÖZTAŞ 10 / D 4 10 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 10.00 1.50 104.854 5943 2223 1555 99

100 938 - ZÜBEYDENUR DÜNDAR 10 / D 5 8 3.00 1 3 0.25 0 2 -0.50 0 7 -1.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 8.00 26.00 1.50 104.612 5947 2227 1559 100
101 1146 - MERVE BASUT 10 / A 4 18 -0.50 5 3 4.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 13 -3.25 2 5 0.75 2 2 1.50 0 4 -1.00 13.00 48.00 1.00 104.159 5961 2235 1564 101
102 496 - EVİN YASAK 10 / A 5 10 2.50 1 4 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 1 2 0.50 1 6 -0.50 0 3 -0.75 0 3 -0.75 1 9 -1.25 11.00 39.00 1.25 103.900 5967 2239 1567 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.SINIF KURUMSAL 2 6142 2346 1649 124

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.02 10.38 10.43 2.70 5.42 1.34 3.23 3.32 2.40 3.99 1.67 3.57 2.66 1.25 2.35 5.44 7.01 3.69 2.53 4.37 1.44 2.00 2.36 1.41 4.66 3.04 3.90 40.23 38.81 30.53 201.973
Okul Ortalaması 6.96 15.10 3.19 1.50 5.43 0.14 1.54 4.69 0.37 2.35 3.60 1.46 1.55 1.96 1.06 2.30 8.03 0.29 1.29 4.72 0.11 0.84 3.23 0.03 2.38 4.72 1.20 20.71 51.46 7.84 126.236

103 714 - KADER YILDIZ 10 / D 2 11 -0.75 2 8 0.00 1 9 -1.25 1 4 0.00 1 4 0.00 2 9 -0.25 2 5 0.75 1 4 0.00 4 6 2.50 16.00 60.00 1.00 103.625 5976 2245 1571 103
104 1109 - NESRİN EKİNCİ 10 / E 7 21 1.75 0 10 -2.50 0 10 -2.50 2 8 0.00 0 5 -1.25 2 9 -0.25 6 3 5.25 2 8 0.00 2 6 0.50 21.00 80.00 1.00 103.139 5987 2252 1576 104
105 253 - ESRA KOYUNCU 10 / B 10 20 5.00 3 7 1.25 0 10 -2.50 1 9 -1.25 0 5 -1.25 7 23 1.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 1 9 -1.25 26.00 99.00 1.25 103.074 5989 2254 1577 105
106 0 - E*NMNA 10 / B 5 25 -1.25 2 8 0.00 3 7 1.25 3 7 1.25 0 5 -1.25 3 9 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 61.00 0.75 102.670 5994 2257 1580 106
107 736 - KEVSER AKTAŞ 10 / B 4 26 -2.50 1 9 -1.25 1 9 -1.25 2 6 0.50 1 4 0.00 7 23 1.25 1 9 -1.25 4 6 2.50 4 6 2.50 25.00 98.00 0.50 101.958 6008 2266 1588 107
108 34 - EDANUR AĞRAŞ 10 / E 3 23 -2.75 1 7 -0.75 1 6 -0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 4 11 1.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 4 3 3.25 14.00 55.00 0.25 101.149 6018 2272 1593 108
109 1114 - FEHİME CAN 10 / C 5 19 0.25 1 6 -0.50 0 7 -1.75 2 6 0.50 2 2 1.50 5 12 2.00 1 6 -0.50 1 3 0.25 0 6 -1.50 17.00 67.00 0.25 100.421 6028 2275 1596 109
110 73 - ZEHRA KEZER 10 / E 5 12 2.00 1 9 -1.25 1 8 -1.00 1 1 0.75 1 1 0.75 2 7 0.25 1 7 -0.75 0 4 -1.00 2 6 0.50 14.00 55.00 0.25 100.421 6028 2275 1596 109
111 1119 - VİYAN AŞKARA 10 / E 0 11 -2.75 0 6 -1.50 1 4 0.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 2 4 1.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 32.00 0.00 100.340 6031 2277 1598 111
112 624 - SEMRA ÇELİK 10 / B 10 19 5.25 2 8 0.00 2 8 0.00 1 9 -1.25 0 5 -1.25 5 25 -1.25 1 9 -1.25 2 8 0.00 2 8 0.00 25.00 99.00 0.25 100.081 6036 2281 1602 112
113 569 - ESMANUR AYBEK 10 / C 6 6 4.50 2 4 1.00 0 5 -1.25 0 3 -0.75 0 3 -0.75 1 5 -0.25 0 4 -1.00 0 4 -1.00 1 5 -0.25 10.00 39.00 0.25 100.032 6037 2282 1603 113
114 728 - MELEK YILDIRIM 10 / D 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 4.00 0.00 100.000 6038 2283 1604 114
115 1128 - HAVİN ESMA KAYAR 10 / E 4 11 1.25 1 6 -0.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.75 1 6 -0.50 0 4 -1.00 0 5 -1.25 10.00 40.00 0.00 99.612 6046 2289 1608 115
116 1059 - Ş*YMANUR KAYA 10 / D 3 12 0.00 2 3 1.25 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 6.00 26.00 -0.50 98.479 6060 2295 1612 116
117 1041 - ZEYNEP ASUS 10 / C 3 12 0.00 1 5 -0.25 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 1 3 0.25 2 4 1.00 8.00 35.00 -0.75 97.379 6070 2302 1616 117
118 21 - ŞİLAN MAMİŞ 10 / D 5 14 1.50 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 25.00 -1.25 95.615 6085 2311 1623 118
119 77 - NURALEYNA ASUS 10 / C 0 6 -1.50 0 3 -0.75 0 2 -0.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 1 7 -0.75 0 2 -0.50 1 2 0.50 2 1 1.75 5.00 26.00 -1.50 95.291 6090 2312 1624 119
120 1138 - HELİMCAN KOCEMAN 10 / B 7 21 1.75 0 10 -2.50 2 8 0.00 1 9 -1.25 0 3 -0.75 7 20 2.00 1 9 -1.25 3 7 1.25 1 6 -0.50 22.00 93.00 -1.25 94.984 6096 2314 1626 120
121 803 - EMEL AKTAŞ 10 / D 7 16 3.00 0 7 -1.75 1 7 -0.75 0 4 -1.00 1 2 0.50 0 3 -0.75 0 7 -1.75 2 3 1.25 1 5 -0.25 12.00 54.00 -1.50 94.417 6102 2318 1629 121
122 992 - SAADET YILIZ 10 / B 4 26 -2.50 2 8 0.00 2 8 0.00 3 7 1.25 1 4 0.00 5 24 -1.00 2 8 0.00 1 9 -1.25 3 7 1.25 23.00 101.00 -2.25 92.961 6110 2325 1635 122
123 1082 - SÜMEYYE ÖZGÜR 10 / A 3 21 -2.25 3 3 2.25 0 5 -1.25 2 4 1.00 0 1 -0.25 3 8 1.00 1 5 -0.25 1 5 -0.25 0 9 -2.25 13.00 61.00 -2.25 92.524 6113 2328 1638 123
124 1066 - VİLDAN ERZİK 10 / A 6 24 0.00 0 9 -2.25 1 9 -1.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 7 23 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 67.00 -2.75 90.324 6123 2333 1641 124


