
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-1 3456 2080 1739 122

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 12.30 11.25 9.49 13.06 10.51 10.44 4.65 8.32 2.57 10.40 8.80 8.20 40.41 38.88 30.69 203.155 172.615 181.175 233.502
İl Ortalaması 12.26 11.69 9.33 12.70 11.27 9.88 4.62 8.81 2.42 10.24 9.49 7.86 39.82 41.27 29.50 199.120 169.394 179.173 228.771

Okul Ortalaması 8.54 13.98 5.05 7.80 15.90 3.83 2.09 10.77 -0.60 5.39 12.80 2.19 23.83 53.46 10.46 135.130 111.575 130.543 160.005

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 1151 - AYŞEGÜL ŞENGÜL 10 / C 16 14 12.50 15 15 11.25 7 13 3.75 13 17 8.75 51.00 59.00 36.25 221.625 184.125 209.062 258.938 1194 680 553 1
2 1008 - HAVİN YILMAZ 10 / D 13 5 11.75 13 11 10.25 2 5 0.75 9 4 8.00 37.00 25.00 30.75 203.300 159.188 184.125 247.300 1515 840 695 2
3 1099 - ZEYNEP EVİN 10 / A 13 11 10.25 13 11 10.25 2 7 0.25 11 9 8.75 39.00 38.00 29.50 199.250 160.850 170.825 237.325 1595 881 732 3
4 1064 - İLKNUR ÖZTAŞ 10 / C 15 15 11.25 12 18 7.50 7 23 1.25 13 17 8.75 47.00 73.00 28.75 196.500 167.500 184.125 225.688 1665 920 768 4
5 1080 - FATMANUR AKTAŞ 10 / C 12 11 9.25 16 10 13.50 2 7 0.25 7 6 5.50 37.00 34.00 28.50 195.950 139.238 164.175 252.287 1675 926 772 5
6 464 - ELİF * E 10 / C 11 11 8.25 12 14 8.50 3 13 -0.25 14 10 11.50 40.00 48.00 28.00 194.400 175.812 154.200 212.387 1709 945 788 6
7 930 - ZÜLEYHA ASAN 10 / D 11 18 6.50 17 8 15.00 0 0 0.00 7 4 6.00 35.00 30.00 27.50 192.850 140.900 144.225 243.975 1743 972 813 7
8 1150 - GÖKÇEN NAZO ERDEN 10 / C 13 16 9.00 16 14 12.50 7 19 2.25 9 21 3.75 45.00 70.00 27.50 192.375 140.900 175.812 243.975 1753 978 819 8
9 16 - MEDİNE DAYAN 10 / C 14 15 10.25 10 18 5.50 4 10 1.50 14 16 10.00 42.00 59.00 27.25 191.475 177.475 179.137 205.738 1774 990 830 9
10 1091 - ZEYNEP DEMİR 10 / D 17 12 14.00 17 13 13.75 0 9 -2.25 2 4 1.00 36.00 38.00 26.50 188.925 92.688 179.137 285.538 1827 1017 856 10
11 123 - ZİLAN BEYAZIT 10 / D 14 11 11.25 11 16 7.00 1 6 -0.50 12 15 8.25 38.00 48.00 26.00 187.325 152.537 172.488 222.363 1852 1031 868 11
12 1148 - KADRİYE KURT 10 / D 14 11 11.25 13 8 11.00 1 8 -1.00 6 9 3.75 34.00 36.00 25.00 183.975 119.287 169.163 248.963 1930 1068 902 12
13 682 - ŞEVVAL DAMAR 10 / C 12 12 9.00 9 18 4.50 8 15 4.25 9 20 4.00 38.00 65.00 21.75 172.625 155.863 189.113 190.775 2165 1203 1022 13
14 238 - SÜMEYYE AÇIK A 10 / C 11 12 8.00 12 18 7.50 4 11 1.25 8 15 4.25 35.00 56.00 21.00 170.475 137.575 162.512 204.075 2208 1226 1043 14
15 1103 - 10 / C 11 12 8.00 10 14 6.50 2 12 -1.00 11 15 7.25 34.00 53.00 20.75 169.850 142.562 147.550 197.425 2225 1232 1049 15
16 765 - ŞEYMA BERBEROĞLU 10 / B 10 16 6.00 12 16 8.00 2 7 0.25 9 13 5.75 33.00 52.00 20.00 167.375 140.900 142.562 194.100 2277 1263 1076 16
17 1068 - CEREN CEZLAN 10 / D 13 14 9.50 13 13 9.75 0 4 -1.00 3 8 1.00 29.00 39.00 19.25 164.600 101.000 157.525 229.013 2317 1296 1106 17
18 443 - DİCLE NAS 10 / D 10 12 7.00 12 12 9.00 1 2 0.50 6 17 1.75 29.00 43.00 18.25 161.300 115.963 150.875 207.400 2384 1333 1140 18
19 1113 - SILA ÇETİNKAYA 10 / D 16 13 12.75 7 10 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 23.00 17.25 157.375 101.000 185.788 215.713 2476 1396 1194 19
20 954 - BERFİN ASUS 10 / C 7 8 5.00 8 18 3.50 7 14 3.50 8 12 5.00 30.00 52.00 17.00 156.950 157.525 157.525 157.525 2485 1405 1202 20
21 1130 - ŞEVAL YILDIRIM 10 / D 12 18 7.50 15 13 11.75 0 2 -0.50 2 16 -2.00 29.00 49.00 16.75 156.250 84.375 147.550 229.013 2499 1414 1211 21
22 96 - BEYZA ARTUÇ 10 / E 9 9 6.75 7 5 5.75 4 9 1.75 3 4 2.00 23.00 27.00 16.25 154.400 125.938 157.525 184.125 2541 1444 1235 22
23 1044 - KEVSER ÖZBİLİCİ 10 / E 10 8 8.00 6 13 2.75 3 2 2.50 5 8 3.00 24.00 31.00 16.25 154.200 137.575 170.825 172.488 2548 1450 1241 23
24 1054 - NARİN YILDIZ 10 / A 6 13 2.75 12 10 9.50 1 5 -0.25 6 9 3.75 25.00 37.00 15.75 153.300 124.275 117.625 182.463 2569 1467 1254 24
25 1088 - CEMRE OBUT 10 / C 14 16 10.00 3 9 0.75 2 1 1.75 4 3 3.25 23.00 29.00 15.75 152.375 134.250 179.137 172.488 2590 1479 1265 25
26 880 - SEMANUR BEŞTAŞ 10 / C 11 11 8.25 12 18 7.50 2 19 -2.75 4 7 2.25 29.00 55.00 15.25 151.300 97.675 137.575 205.738 2605 1490 1275 26
27 361 - ELİFNUR AYDOĞAN 10 / B 13 15 9.25 7 23 1.25 4 13 0.75 9 20 4.00 33.00 71.00 15.25 150.850 132.588 167.500 170.825 2616 1496 1280 27
28 1063 - MERVE DİLAN AKTUĞ 10 / B 16 12 13.00 9 19 4.25 2 20 -3.00 2 4 1.00 29.00 55.00 15.25 150.850 87.700 167.500 215.713 2616 1496 1280 27
29 203 - ESMANUR EVİN 10 / D 8 20 3.00 10 16 6.00 4 21 -1.25 11 15 7.25 33.00 72.00 15.00 150.825 140.900 112.638 160.850 2618 1498 1282 29
30 1087 - HİRA DEMİR 10 / A 9 12 6.00 12 10 9.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 21.00 24.00 15.00 150.450 97.675 137.575 204.075 2628 1506 1289 30
31 1104 - HİCRET NAS 10 / D 12 14 8.50 7 21 1.75 0 0 0.00 9 18 4.50 28.00 53.00 14.75 149.300 130.925 157.525 169.163 2666 1532 1311 31
32 1094 - HAYRUNNİSA ÇİÇEK 10 / D 7 4 6.00 8 11 5.25 0 5 -1.25 6 7 4.25 21.00 27.00 14.25 147.975 120.950 132.588 175.812 2692 1549 1323 32
33 1059 - ŞEYMANUR KAYA 10 / D 12 12 9.00 9 15 5.25 1 8 -1.00 3 8 1.00 25.00 43.00 14.25 147.650 101.000 154.200 195.762 2703 1553 1325 33
34 49 - BÜŞRA EKSİK 10 / C 9 9 6.75 9 15 5.25 2 9 -0.25 4 9 1.75 24.00 42.00 13.50 145.250 110.975 144.225 180.800 2748 1576 1348 34
35 1093 - NEFEL ZELAL AKCAN 10 / A 9 12 6.00 9 13 5.75 3 13 -0.25 6 17 1.75 27.00 55.00 13.25 144.475 110.975 139.238 179.137 2769 1589 1359 35
36 1060 - DERYA DÜNDAR 10 / E 11 12 8.00 9 16 5.00 4 18 -0.50 5 17 0.75 29.00 63.00 13.25 144.300 102.662 150.875 187.450 2773 1591 1361 36
37 400 - NİSANUR * DEMİR 10 / E 13 9 10.75 12 16 8.00 0 6 -1.50 1 20 -4.00 26.00 51.00 13.25 144.125 64.425 162.512 225.688 2779 1595 1365 37
38 953 - NİSANUR AYDIN 10 / E 8 9 5.75 8 8 6.00 0 9 -2.25 6 10 3.50 22.00 36.00 13.00 143.850 109.312 124.275 179.137 2782 1596 1366 38
39 454 - YASEMİN İNAN 10 / E 8 18 3.50 11 16 7.00 2 2 1.50 5 17 0.75 26.00 53.00 12.75 142.850 115.963 134.250 170.825 2803 1611 1378 39
40 222 - HANİFESOYSAL 10 / C 11 18 6.50 7 21 1.75 6 21 0.75 8 17 3.75 32.00 77.00 12.75 142.625 130.925 149.213 155.863 2807 1614 1381 40
41 51 - ZEYNEP AYHAN 10 / A 6 16 2.00 10 17 5.75 2 8 0.00 6 5 4.75 24.00 46.00 12.50 142.300 132.588 114.300 152.537 2811 1617 1383 41
42 775 - AYNUR TİMURTAŞ 10 / A 9 15 5.25 11 16 7.00 2 13 -1.25 6 18 1.50 28.00 62.00 12.50 142.100 102.662 127.600 182.463 2814 1620 1386 42
43 1073 - ZEYNEP TARTAR 10 / A 6 14 2.50 8 18 3.50 3 14 -0.50 9 9 6.75 26.00 55.00 12.25 141.450 142.562 114.300 140.900 2826 1629 1391 43
44 1031 - MİZGİN ULU 10 / E 9 15 5.25 9 21 3.75 4 6 2.50 3 9 0.75 25.00 51.00 12.25 140.875 122.612 152.537 160.850 2841 1642 1400 44
45 1097 - SEVGİ AY 10 / C 10 19 5.25 14 16 10.00 0 11 -2.75 2 10 -0.50 26.00 56.00 12.00 140.550 79.388 117.625 202.413 2845 1646 1403 45
46 878 - NURSELİN ALDEMİR 10 / B 4 6 2.50 5 6 3.50 2 7 0.25 7 5 5.75 18.00 24.00 12.00 140.525 140.900 119.287 140.900 2847 1648 1405 46
47 1135 - HANIM SEVGİN 10 / C 11 13 7.75 8 22 2.50 0 17 -4.25 9 12 6.00 28.00 64.00 12.00 140.450 112.638 124.275 169.163 2850 1650 1407 47
48 636 - ELİF ÇEN EL 10 / A 10 20 5.00 9 21 3.75 4 9 1.75 5 14 1.50 28.00 64.00 12.00 140.125 122.612 145.887 159.188 2859 1658 1415 48
49 1096 - BERFİN SEVİLGEN 10 / D 7 8 5.00 11 15 7.25 2 14 -1.50 4 12 1.00 24.00 49.00 11.75 139.600 97.675 124.275 182.463 2868 1663 1418 49
50 974 - SEMRA YILDIRIM 10 / D 10 18 5.50 9 21 3.75 3 17 -1.25 9 21 3.75 31.00 77.00 11.75 139.525 117.625 129.262 162.512 2871 1665 1420 50
51 520 - HELEN DÜNDAR 10 / C 5 1 4.75 8 6 6.50 1 4 0.00 2 6 0.50 16.00 17.00 11.75 139.475 104.325 132.588 175.812 2873 1667 1422 51
52 1095 - ESMANU R KAZANHAN 10 / E 9 15 5.25 8 8 6.00 0 4 -1.00 2 6 0.50 19.00 33.00 10.75 136.125 97.675 129.262 175.812 2929 1704 1454 52
53 1124 - BERFİN EKİNCİ 10 / D 9 15 5.25 8 15 4.25 2 9 -0.25 5 14 1.50 24.00 53.00 10.75 136.050 109.312 134.250 164.175 2932 1707 1457 53
54 723 - RABİA BAĞRA 10 / E 11 16 7.00 5 24 -1.00 1 7 -0.75 7 6 5.50 24.00 53.00 10.75 135.925 132.588 142.562 140.900 2935 1710 1459 54
55 959 - BAHAR DAYAN 10 / D 10 13 6.75 5 13 1.75 3 10 0.50 5 13 1.75 23.00 49.00 10.75 135.825 115.963 149.213 157.525 2938 1712 1461 55
56 947 - SONGÜL TOPRAKÇI 10 / C 6 17 1.75 9 12 6.00 1 5 -0.25 6 13 2.75 22.00 47.00 10.25 134.700 117.625 110.975 152.537 2952 1721 1468 56
57 28 - YÜSRA TURAY 10 / B 11 18 6.50 5 15 1.25 0 0 0.00 4 6 2.50 20.00 39.00 10.25 134.200 117.625 144.225 152.537 2965 1730 1475 57
58 441 - AYŞE ÖZTAŞ 10 / D 13 17 8.75 7 20 2.00 0 4 -1.00 6 23 0.25 26.00 64.00 10.00 133.225 96.013 152.537 172.488 2975 1734 1478 58
59 1112 - ESRA ÖZBEK 10 / A 14 8 12.00 6 14 2.50 0 10 -2.50 1 12 -2.00 21.00 44.00 10.00 133.050 71.075 164.175 197.425 2977 1736 1480 59
60 483 - ŞEYMA ERDEN 10 / D 9 14 5.50 9 16 5.00 3 12 0.00 4 19 -0.75 25.00 61.00 9.75 132.600 96.013 137.575 170.825 2986 1742 1483 60
61 1128 - HAVİN ESMA KAYAR 10 / E 6 17 1.75 11 16 7.00 3 11 0.25 4 14 0.50 24.00 58.00 9.50 132.100 105.987 114.300 159.188 2992 1746 1486 61
62 1109 - NESRİN EKİNCİ 10 / E 8 17 3.75 11 19 6.25 4 20 -1.00 6 23 0.25 29.00 79.00 9.25 131.175 96.013 119.287 167.500 3008 1756 1495 62
63 1066 - VİLDAN ERZ İK 10 / A 7 17 2.75 6 24 0.00 8 21 2.75 9 21 3.75 30.00 83.00 9.25 130.900 144.225 137.575 119.287 3013 1758 1497 63
64 241 - IRMAK MENEKŞE 10 / A 3 7 1.25 10 11 7.25 1 12 -2.00 4 6 2.50 18.00 36.00 9.00 130.675 104.325 96.013 157.525 3016 1760 1499 64
65 1050 - ZİNARİN KAÇAR 10 / A 7 18 2.50 9 20 4.00 1 3 0.25 7 19 2.25 24.00 60.00 9.00 130.325 117.625 119.287 144.225 3021 1764 1503 65
66 871 - ESMANUR ELİNÇ 10 / A 10 19 5.25 7 23 1.25 1 12 -2.00 9 19 4.25 27.00 73.00 8.75 129.425 115.963 122.612 144.225 3037 1776 1513 66
67 988 - ALEYNA NUR BEYAN 10 / C 10 20 5.00 9 19 4.25 4 23 -1.75 6 23 0.25 29.00 85.00 7.75 126.025 91.025 122.612 162.512 3086 1807 1535 67
68 1075 - ESRA TOPRAK 10 / C 7 13 3.75 6 17 1.75 2 8 0.00 5 11 2.25 20.00 49.00 7.75 125.975 115.963 125.938 137.575 3088 1809 1537 68
69 1134 - SULTAN ÇELİK 10 / A 7 8 5.00 8 22 2.50 3 14 -0.50 5 17 0.75 23.00 61.00 7.75 125.900 102.662 130.925 150.875 3090 1810 1538 69
70 370 - ÇİĞDEM ÖZER 10 / C 10 12 7.00 5 23 -0.75 1 6 -0.50 5 12 2.00 21.00 53.00 7.75 125.700 110.975 144.225 142.562 3094 1813 1540 70
71 1122 - İREM ÇELEPKOLU 10 / A 11 17 6.75 3 24 -3.00 0 8 -2.00 10 17 5.75 24.00 66.00 7.50 125.025 125.938 132.588 125.938 3103 1820 1543 71
72 890 - AYŞENUR ARAS 10 / A 8 8 6.00 4 12 1.00 1 8 -1.00 4 10 1.50 17.00 38.00 7.50 125.000 104.325 134.250 147.550 3104 1821 1544 72
73 997 - AYŞENUR VAROL 10 / D 8 7 6.25 3 12 0.00 1 7 -0.75 5 12 2.00 17.00 38.00 7.50 124.950 109.312 137.575 142.562 3106 1822 1545 73
74 1114 - FEHİME CAN 10 / C 6 21 0.75 12 13 8.75 1 19 -3.75 6 18 1.50 25.00 71.00 7.25 124.950 86.037 81.050 164.175 3106 1822 1545 73
75 1045 - MELİKE ESMERAY 10 / D 6 13 2.75 3 16 -1.00 0 0 0.00 7 7 5.25 16.00 36.00 7.00 123.525 135.912 119.287 112.638 3122 1834 1555 75
76 628 - ZEYNEP ACAR 10 / C 8 15 4.25 7 17 2.75 3 6 1.50 3 18 -1.50 21.00 56.00 7.00 123.225 101.000 139.238 147.550 3125 1835 1556 76
77 523 - ZİLAN SEZGİN 10 / E 10 19 5.25 9 21 3.75 3 27 -3.75 7 22 1.50 29.00 89.00 6.75 122.800 86.037 110.975 160.850 3128 1837 1558 77
78 1146 - MERVE BASUT 10 / A 2 12 -1.00 5 12 2.00 1 9 -1.25 9 9 6.75 17.00 42.00 6.50 122.325 137.575 86.037 107.650 3141 1846 1567 78
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79 730 - ZEHRA KEZER 10 / E 3 6 1.50 6 6 4.50 2 4 1.00 2 10 -0.50 13.00 26.00 6.50 121.850 104.325 117.625 140.900 3146 1850 1570 79
80 922 - BAHAR SEZGİN 10 / D 8 15 4.25 5 22 -0.50 2 5 0.75 7 20 2.00 22.00 62.00 6.50 121.600 119.287 134.250 125.938 3151 1853 1572 80
81 3001 - SAADET YILDIZ 10 / B 10 20 5.00 5 24 -1.00 9 19 4.25 4 23 -1.75 28.00 86.00 6.50 121.175 117.625 162.512 127.600 3155 1856 1575 81
82 1076 - ZEYNEP S* ĞA 10 / B 7 19 2.25 4 19 -0.75 1 9 -1.25 10 16 6.00 22.00 63.00 6.25 121.150 132.588 107.650 110.975 3156 1857 1576 82
83 496 - EVİN YASAK 10 / A 4 6 2.50 5 10 2.50 1 9 -1.25 5 11 2.25 15.00 36.00 6.00 120.275 107.650 109.312 134.250 3173 1867 1584 83
84 1119 - VİYAN AŞKARA 10 / E 6 19 1.25 10 20 5.00 1 6 -0.50 0 0 0.00 17.00 45.00 5.75 119.475 97.675 105.987 142.562 3182 1874 1590 84
85 1120 - YÜSRA BULGAZ 10 / A 4 11 1.25 10 20 5.00 3 9 0.75 3 17 -1.25 20.00 57.00 5.75 119.350 97.675 114.300 142.562 3184 1876 1592 85
86 0 - MEDİNE SİPER 10 / A 8 22 2.50 9 12 6.00 3 20 -2.00 3 18 -1.50 23.00 72.00 5.00 116.950 77.725 104.325 157.525 3214 1896 1606 86
87 728 - MELEK YILDIRIM 10 / D 5 13 1.75 6 16 2.00 4 11 1.25 0 0 0.00 15.00 40.00 5.00 116.700 109.312 120.950 125.938 3221 1902 1609 87
88 1115 - NERGİZ İMAÇ 10 / B 10 18 5.50 4 24 -2.00 4 15 0.25 5 15 1.25 23.00 72.00 5.00 116.425 110.975 139.238 124.275 3224 1905 1612 88
89 284 - TUANA SEVGİN 10 / A 6 9 3.75 4 14 0.50 2 11 -0.75 4 11 1.25 16.00 45.00 4.75 115.850 104.325 120.950 129.262 3232 1912 1617 89
90 1125 - ELİF NUR KALKAN 10 / C 10 14 6.50 5 15 1.25 0 10 -2.50 4 18 -0.50 19.00 57.00 4.75 115.750 81.050 127.600 152.537 3233 1913 1618 90
91 1089 - HEDİYE YAŞAR 10 / A 4 15 0.25 6 13 2.75 1 11 -1.75 4 3 3.25 15.00 42.00 4.50 115.450 110.975 91.025 120.950 3235 1915 1619 91
92 1085 - KADER BEYTFR 10 / E 8 20 3.00 6 23 0.25 4 18 -0.50 5 13 1.75 23.00 74.00 4.50 115.050 109.312 117.625 122.612 3239 1918 1620 92
93 60 - HAZAL K ÇAR 10 / D 7 11 4.25 2 15 -1.75 0 3 -0.75 5 9 2.75 14.00 38.00 4.50 114.950 114.300 124.275 117.625 3241 1920 1621 93
94 1102 - YAĞMUR CANCAN 10 / E 6 17 1.75 9 15 5.25 1 15 -2.75 1 4 0.00 17.00 51.00 4.25 114.550 82.713 94.350 147.550 3243 1921 1622 94
95 1069 - BERRAK TUNÇ 10 / A 7 15 3.25 4 16 0.00 1 11 -1.75 6 13 2.75 18.00 55.00 4.25 114.300 107.650 110.975 122.612 3245 1922 1623 95
96 899 - ESMANUR AKSU 10 / E 9 15 5.25 4 20 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 35.00 4.25 113.925 101.000 135.912 129.262 3249 1925 1625 96
97 1092 - SİBEL EKİNCİ 10 / C 7 17 2.75 6 19 1.25 4 16 0.00 5 20 0.00 22.00 72.00 4.00 113.325 101.000 119.287 127.600 3255 1931 1629 97
98 1041 - ZEYNEP ASUS 10 / C 3 8 1.00 4 7 2.25 1 7 -0.75 3 7 1.25 11.00 29.00 3.75 112.725 104.325 102.662 122.612 3261 1935 1633 98
99 744 - ELBİ ÜNEY 10 / B 8 14 4.50 7 22 1.50 2 16 -2.00 2 9 -0.25 19.00 61.00 3.75 112.500 86.037 117.625 140.900 3266 1939 1635 99

100 714 - KADER YILDIZ 10 / D 2 1 1.75 5 20 0.00 4 26 -2.50 9 19 4.25 20.00 66.00 3.50 111.975 112.638 96.013 112.638 3272 1943 1638 100
101 833 - GÜLŞEN BİRSEN 10 / D 1 9 -1.25 5 11 2.25 1 2 0.50 3 5 1.75 10.00 27.00 3.25 111.125 115.963 96.013 107.650 3279 1948 1642 101
102 803 - EMEL AKTAŞ 10 / D 10 17 5.75 3 20 -2.00 0 10 -2.50 7 20 2.00 20.00 67.00 3.25 110.725 97.675 122.612 125.938 3285 1953 1645 102
103 1108 - HATİCE ALTAN 10 / E 9 17 4.75 8 16 4.00 2 21 -3.25 3 23 -2.75 22.00 77.00 2.75 109.200 61.100 110.975 159.188 3292 1956 1647 103
104 1136 - SUSIN BEYDOĞAN 10 / 0 3 14 -0.50 6 23 0.25 3 7 1.25 7 23 1.25 19.00 67.00 2.25 107.575 117.625 105.987 99.338 3314 1975 1661 104
105 1118 - LEYLA İNAN 10 / A 5 18 0.50 5 13 1.75 5 15 1.25 2 13 -1.25 17.00 59.00 2.25 107.475 101.000 112.638 115.963 3315 1976 1662 105
106 1133 - MELEKNUR ASLAN 10 / B 6 21 0.75 8 19 3.25 0 6 -1.50 1 7 -0.75 15.00 53.00 1.75 106.025 86.037 96.013 127.600 3326 1982 1666 106
107 21 - ŞİLAN MAMİŞ 10 / D 4 16 0.00 4 6 2.50 1 8 -1.00 0 0 0.00 9.00 30.00 1.50 105.200 94.350 94.350 117.625 3335 1989 1672 107
108 876 - YASEMİN BAYTEKİN 10 / A 6 17 1.75 7 21 1.75 3 17 -1.25 4 19 -0.75 20.00 74.00 1.50 105.050 87.700 104.325 124.275 3337 1990 1673 108
109 120 - ÖZLEM ARSLAN 10 / E 6 20 1.00 6 22 0.50 3 9 0.75 3 15 -0.75 18.00 66.00 1.50 104.925 101.000 112.638 110.975 3340 1992 1675 109
110 736 - KEVSER AKTAŞ 10 / B 8 22 2.50 5 25 -1.25 3 27 -3.75 9 21 3.75 25.00 95.00 1.25 104.375 101.000 92.688 109.312 3341 1993 1676 110
111 1084 - GÜLSEREN BAŞTUĞ 10 / B 6 11 3.25 3 16 -1.00 1 7 -0.75 3 13 -0.25 13.00 47.00 1.25 104.000 94.350 117.625 115.963 3347 1998 1680 111
112 1055 - MİNANUR EVİN 10 / A 7 11 4.25 0 6 -1.50 3 13 -0.25 1 9 -1.25 11.00 39.00 1.25 103.850 91.025 127.600 119.287 3349 1999 1681 112
113 838 - SELEN IŞIK 10 / E 7 15 3.25 2 24 -4.00 1 12 -2.00 7 15 3.25 17.00 66.00 0.50 101.575 109.312 109.312 96.013 3365 2010 1689 113
114 77 - NURALEYNA ASUS 10 / C 5 16 1.00 2 13 -1.25 1 14 -2.50 5 8 3.00 13.00 51.00 0.25 101.000 104.325 91.025 99.338 3372 2014 1692 114
115 1052 - FATMA ECE 10 / B 7 23 1.25 7 23 1.25 0 30 -7.50 10 20 5.00 24.00 96.00 0.00 100.625 84.375 59.438 117.625 3376 2018 1696 115
116 1101 - BERFİN AKSU 10 / B 2 11 -0.75 5 10 2.50 1 13 -2.25 2 6 0.50 10.00 40.00 0.00 100.300 89.362 81.050 112.638 3380 2022 1698 116
117 443 - BERFİN TOPRAK 10 / E 3 11 0.25 2 7 0.25 1 7 -0.75 1 3 0.25 7.00 28.00 0.00 100.050 97.675 97.675 104.325 3382 2024 1699 117
118 683 - RENGİN YOLBAŞ 10 / B 6 16 2.00 5 18 0.50 0 9 -2.25 4 17 -0.25 15.00 60.00 0.00 100.025 84.375 99.338 117.625 3383 2025 1700 118
119 31410 - ZA LREHV Y* D*A M 10 / D 9 21 3.75 6 24 0.00 1 21 -4.25 6 24 0.00 22.00 90.00 -0.50 98.350 72.737 97.675 125.938 3400 2035 1708 119
120 580 - GÜL ATLAĞ 10 / D 6 17 1.75 3 13 -0.25 2 10 -0.50 2 24 -4.00 13.00 64.00 -3.00 89.675 71.075 109.312 110.975 3426 2057 1721 120
121 1138 - HELİMCAN KOCEMAN 10 / B 7 23 1.25 7 23 1.25 2 28 -5.00 4 26 -2.50 20.00100.00 -5.00 83.375 51.125 76.062 117.625 3443 2071 1731 121
122 34 - EDANUR AĞRAŞ 10 / E 3 17 -1.25 5 15 1.25 0 12 -3.00 4 26 -2.50 12.00 70.00 -5.50 81.725 64.425 72.737 101.000 3445 2072 1732 122


