
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİSupara 9. Sınıf 5. Deneme 100 1631 2087 3410

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,2 9,8 8,71 9,2 10,8 6,47 8,5 5,1 7,22 6,7 8,7 4,56 35,5 34,3 26,96 232,910

Okul Ortalaması 6,5 13,7 3,11 4,7 13,3 1,40 1,9 6,2 0,32 3,5 11,2 0,72 16,7 44,5 5,55 139,760

KATILIMLAR

1 1005 AYTEN BİRCAN EKİNCİ -9D 12 8 10,00 12 10 9,50 6 8 4,00 30 26 23,50 225,407 1 1 721 879 1815

2 1083 YUSRA KİRAZ -9C 14 5 12,75 11 8 9,00 1 6 -0,50 26 19 21,25 216,649 1 2 816 989 1957

3 653 LEYLA DAYAN -9B 13 10 10,50 10 12 7,00 7 16 3,00 30 38 20,50 214,460 1 3 839 1014 1992

4 1009 ESRA ÖZÇELEBİ -9A 11 6 9,50 8 7 6,25 1 3 0,25 5 9 2,75 25 25 18,75 208,291 1 4 896 1084 2085

5 1006 ROZA DAYAN -9C 12 12 9,00 7 15 3,25 4 7 2,25 4 8 2,00 27 42 16,50 200,217 2 5 988 1196 2223

6 843 EBRAR DİRİKOLU -9A 10 3 9,25 6 8 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 20 14 16,50 200,142 2 6 991 1200 2227

7 613 HANİFE KESKİN -9D 14 11 11,25 7 18 2,50 0 5 -1,25 8 17 3,75 29 51 16,25 199,050 2 7 1009 1223 2255

8 308 ŞEYMA  ÖZEVİN -9A 7 10 4,50 11 10 8,50 6 13 2,75 24 33 15,75 198,245 3 8 1017 1232 2268

9 1022 AYCAN ERTAN -9D 13 11 10,25 6 16 2,00 2 4 1,00 4 14 0,50 25 45 13,75 190,032 3 9 1102 1345 2415

10 826 MERVE ÇEVİK -9A 8 7 6,25 5 6 3,50 1 1 0,75 4 4 3,00 18 18 13,50 189,870 4 10 1106 1351 2421

11 929 ESMA SUCİN -9C 11 14 7,50 7 16 3,00 0 1 -0,25 5 7 3,25 23 38 13,50 189,688 3 11 1108 1354 2425

12 893 MELEK ALDEMİR -9D 12 13 8,75 11 14 7,50 0 2 -0,50 2 17 -2,25 25 46 13,50 189,230 4 12 1114 1364 2435

13 1032 HİBE HAMED -9D 8 8 6,00 7 9 4,75 0 3 -0,75 6 11 3,25 21 31 13,25 189,019 5 13 1115 1365 2436

14 762 ÖZLEM KAYA -9D 8 17 3,75 5 20 0,00 11 14 7,50 6 18 1,50 30 69 12,75 187,480 6 14 1139 1394 2468

15 1014 ESRA EVİN -9C 10 11 7,25 5 16 1,00 0 7 -1,75 9 11 6,25 24 45 12,75 187,166 4 15 1146 1402 2476

16 141 ELİF KARANFİL -9C 10 10 7,50 5 13 1,75 1 3 0,25 5 11 2,25 21 37 11,75 183,328 5 16 1187 1461 2546

17 162 GÜLÇİN TOPRAK -9C 8 12 5,00 4 9 1,75 0 4 -1,00 7 7 5,25 19 32 11,00 181,154 6 17 1213 1491 2586

18 782 ELİF İMRE -9B 10 6 8,50 2 7 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 16 20 11,00 180,396 2 18 1220 1500 2596

19 89 MERYEM YEŞİLGÜL -9A 11 9 8,75 4 11 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 17 24 11,00 180,369 5 19 1221 1501 2597

20 326 BERİTAN ERDEMCİ -9C 9 13 5,75 8 13 4,75 0 5 -1,25 5 14 1,50 22 45 10,75 179,956 7 20 1226 1507 2603

21 1036 SÜMEYRA GÜLER -9D 9 13 5,75 6 14 2,50 2 8 0,00 5 12 2,00 22 47 10,25 178,177 7 21 1242 1530 2632

22 110 BEYZANUR ARSLAN -9A 9 13 5,75 8 17 3,75 1 6 -0,50 5 15 1,25 23 51 10,25 178,141 6 22 1243 1531 2633

23 116 AYSEL ÇETİN -9D 5 13 1,75 7 9 4,75 1 1 0,75 4 5 2,75 17 28 10,00 177,931 8 23 1244 1534 2637

24 720 REYHAN CEYLAN -9C 6 19 1,25 8 17 3,75 9 16 5,00 5 20 0,00 28 72 10,00 177,876 8 24 1245 1535 2638

25 641 ZEYNEP ÇAKMAKÇI -9B 8 8 6,00 7 12 4,00 0 3 -0,75 3 9 0,75 18 32 10,00 177,176 3 25 1251 1545 2651

26 1023 EYLÜL SARTIK -9C 9 16 5,00 7 18 2,50 1 5 -0,25 7 18 2,50 24 57 9,75 176,513 9 26 1259 1554 2662

27 216 ESMA EROL -9D 8 14 4,50 4 8 2,00 3 4 2,00 3 8 1,00 18 34 9,50 175,617 9 27 1266 1562 2674

28 991 LEYLA ELDEMİR -9A 9 9 6,75 5 13 1,75 4 12 1,00 18 34 9,50 175,268 7 28 1273 1571 2684

29 755 SİMA  YEŞİLBAŞ -9B 10 12 7,00 4 9 1,75 2 6 0,50 2 7 0,25 18 34 9,50 175,194 4 29 1274 1572 2685

30 160 RÜMEYSA EREN -9D 10 11 7,25 3 6 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 15 22 9,50 175,155 10 30 1275 1573 2686

31 837 ESMANUR ALDEMİR -9D 9 14 5,50 6 15 2,25 1 3 0,25 3 7 1,25 19 39 9,25 174,572 11 31 1283 1586 2700

32 1017 HİLAL NUR YILMAZ -9C 6 19 1,25 8 17 3,75 7 12 4,00 21 48 9,00 174,461 10 32 1286 1589 2703

33 788 ROZERİN YILMAZ -9C 9 16 5,00 2 22 -3,50 9 16 5,00 7 18 2,50 27 72 9,00 173,808 11 33 1293 1599 2717

34 219 MİNA ERDEN -9D 10 14 6,50 5 17 0,75 1 11 -1,75 7 15 3,25 23 57 8,75 172,710 12 34 1305 1617 2740

35 90200 NURHAN ÖZDEMİR -9B 3 21 -2,25 7 17 2,75 7 18 2,50 9 16 5,00 26 72 8,00 171,445 5 35 1316 1633 2763

36 972 DİCLE NUR BATUR -9A 5 11 2,25 8 13 4,75 3 9 0,75 16 33 7,75 169,642 8 36 1326 1651 2790

37 328 BERFİN AKGÜL -9C 11 6 9,50 4 10 1,50 1 16 -3,00 16 32 8,00 169,240 12 37 1330 1659 2798

38 590 BERFİN ÖZBEY -9A 6 13 2,75 6 10 3,50 0 1 -0,25 3 8 1,00 15 32 7,00 166,871 9 38 1347 1685 2836

39 1025 ROZERİN  KILIÇ -9B 4 13 0,75 8 6 6,50 0 5 -1,25 4 14 0,50 16 38 6,50 165,353 6 39 1363 1704 2861

40 9 ESMA SAHAT -9A 8 14 4,50 3 15 -0,75 5 9 2,75 16 38 6,50 164,880 10 40 1366 1711 2870

41 971 SIRMA ÖZDEMİR -9D 5 12 2,00 4 15 0,25 5 5 3,75 14 32 6,00 163,512 13 41 1374 1728 2892

42 703 BERFİN KAYIKÇI -9B 9 16 5,00 7 18 2,50 2 5 0,75 2 18 -2,50 20 57 5,75 161,845 7 42 1386 1746 2918

43 1057 ŞEYMA İŞCAN -9A 2 5 0,75 0 3 -0,75 8 8 6,00 1 6 -0,50 11 22 5,50 161,698 11 43 1388 1749 2924

44 905 KUMRİMAMİŞ -9C 7 18 2,50 3 19 -1,75 8 12 5,00 4 17 -0,25 22 66 5,50 161,439 13 44 1391 1754 2931

45 1406 ESMANUR KARA -9A 6 14 2,50 6 12 3,00 2 5 0,75 3 15 -0,75 17 46 5,50 161,415 12 45 1392 1755 2932

46 1000 YÜSRA DEMİR -9A 5 19 0,25 2 23 -3,75 7 18 2,50 10 15 6,25 24 75 5,25 161,198 13 46 1398 1761 2938

47 46 MERVE ÇAĞLI -9D 9 15 5,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 10 19 5,25 160,099 14 47 1404 1775 2958

48 1144 NARİN ARSLAN -9A 6 12 3,00 3 6 1,50 2 6 0,50 11 24 5,00 159,594 14 48 1410 1782 2967
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Genel Ortalama 11,2 9,8 8,71 9,2 10,8 6,47 8,5 5,1 7,22 6,7 8,7 4,56 35,5 34,3 26,96 232,910
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KATILIMLAR

49 993 BETÜL TAYFUN -9A 7 8 5,00 2 7 0,25 3 10 0,50 0 4 -1,00 12 29 4,75 158,310 15 49 1425 1801 2992

50 2 FELEK DELİ -9C 6 16 2,00 5 19 0,25 3 8 1,00 6 19 1,25 20 62 4,50 157,982 14 50 1428 1806 2998

51 82 NİSANUR ERDOĞAN -9A 8 16 4,00 4 13 0,75 0 1 -0,25 12 30 4,50 157,600 16 51 1435 1814 3007

52 820 GÜLBAHAR CŞKU N -9B 8 14 4,50 2 21 -3,25 7 14 3,50 2 9 -0,25 19 58 4,50 157,522 8 52 1436 1815 3008

53 748 RAVZA YILDIZ -9B 5 17 0,75 6 13 2,75 0 1 -0,25 4 12 1,00 15 43 4,25 157,262 9 53 1438 1818 3012

54 795 SEHER ŞANLI -9C 6 16 2,00 0 2 -0,50 6 16 2,00 5 17 0,75 17 51 4,25 157,056 15 54 1440 1822 3017

55 1001 ELANUR TEKİN -9C 4 14 0,50 7 17 2,75 1 3 0,25 2 7 0,25 14 41 3,75 155,461 16 55 1453 1845 3044

56 763 HANIM BEK AŞ -9C 7 13 3,75 4 14 0,50 1 6 -0,50 12 33 3,75 154,921 17 56 1456 1850 3051

57 1011 HAZAL KOL -9C 8 17 3,75 5 20 0,00 7 18 2,50 3 22 -2,50 23 77 3,75 154,825 18 57 1458 1852 3053

58 368 GÜLNAZ YİLMAZ -9A 7 14 3,50 3 13 -0,25 2 7 0,25 12 34 3,50 154,094 17 58 1461 1857 3058

59 943 ROJDAR YILDIRIM -9D 6 15 2,25 5 17 0,75 2 15 -1,75 5 13 1,75 18 60 3,00 152,556 15 59 1471 1872 3082

60 249 PELİN ÖZER -9C 5 6 3,50 0 2 -0,50 5 8 3,00 152,279 19 60 1474 1877 3089

61 129 SEHER KILIÇ -9B 8 17 3,75 5 20 0,00 3 10 0,50 1 9 -1,25 17 56 3,00 152,180 10 61 1475 1880 3092

62 934 AYŞE ÖZALP -9A 6 15 2,25 3 9 0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 11 33 2,75 151,559 18 62 1483 1889 3104

63 0 NUR HAYAT -9 4 13 0,75 4 11 1,25 3 11 0,25 11 35 2,25 150,012 1 63 1491 1900 3120

64 952 HEVİDAR YILDIRIM -9B 3 21 -2,25 7 16 3,00 5 11 2,25 3 16 -1,00 18 64 2,00 149,515 11 64 1494 1905 3126

65 1067 BETÜL ALKAN -9A 4 10 1,50 0 6 -1,50 2 6 0,50 2 2 1,50 8 24 2,00 149,054 19 65 1497 1908 3129

66 908 RONAHİ BOZBEY -9A 6 9 3,75 0 3 -0,75 1 8 -1,00 7 20 2,00 148,585 20 66 1502 1917 3139

67 286 MERYEM OLUÇ   A 3 15 -0,75 3 16 -1,00 4 7 2,25 4 11 1,25 14 49 1,75 148,489 1 67 1503 1918 3140

68 984 GÜLŞEN     AŞKARA -9C 5 12 2,00 4 10 1,50 2 15 -1,75 11 37 1,75 147,918 20 68 1507 1925 3150

69 9570 -9D 5 20 0,00 4 21 -1,25 6 19 1,25 6 19 1,25 21 79 1,25 146,569 16 69 1515 1937 3163

70 118 MERYEM NUR GÜLERYÜZ-9A 3 19 -1,75 10 12 7,00 5 17 0,75 1 23 -4,75 19 71 1,25 146,552 21 70 1517 1939 3166

71 292 ZEHRA YONTAŞ -9D 7 18 2,50 5 20 0,00 5 20 0,00 4 21 -1,25 21 79 1,25 146,061 17 71 1521 1944 3175

72 70 HAYRUNİSA OBUT -9D 8 17 3,75 3 21 -2,25 4 11 1,25 2 14 -1,50 17 63 1,25 145,856 18 72 1523 1948 3180

73 981 MİZGİN DÜNDAR -9C 4 11 1,25 1 13 -2,25 4 9 1,75 9 33 0,75 144,596 21 73 1529 1956 3190

74 757 BELİNAY TARAK -9B 5 13 1,75 1 11 -1,75 3 10 0,50 9 34 0,50 143,556 12 74 1535 1964 3203

75 840 NECLAASLAN -9B 4 19 -0,75 4 20 -1,00 6 17 1,75 5 19 0,25 19 75 0,25 143,030 13 75 1539 1969 3209

76 27 HELİN AKSU -9B 6 18 1,50 4 13 0,75 0 3 -0,75 1 9 -1,25 11 43 0,25 142,609 14 76 1545 1975 3217

77 771 DUYGU ÖNER -9B 7 18 2,50 6 19 1,25 1 13 -2,25 4 21 -1,25 18 71 0,25 142,454 15 77 1547 1977 3219

78 557 YAĞMUR AZĞAN -9C 6 19 1,25 4 18 -0,50 2 14 -1,50 4 13 0,75 16 64 0,00 141,842 22 78 1551 1981 3223

79 1030 BELİNAY KAYA -9C 7 18 2,50 6 19 1,25 1 24 -5,00 6 19 1,25 20 80 0,00 141,673 23 79 1552 1982 3224

80 1026 YAĞMUR TAŞ -9B 2 11 -0,75 3 10 0,50 2 6 0,50 2 10 -0,50 9 37 -0,25 141,191 16 80 1557 1987 3231

81 1018 ZEYNEP ERTAŞ -9D 4 11 1,25 1 14 -2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 8 36 -1,00 138,211 19 81 1563 1995 3246

82 853 MERVE DEMİR -9A 5 18 0,50 3 22 -2,50 5 7 3,25 1 18 -3,50 14 65 -2,25 133,639 22 82 1568 2003 3264

83 209 ZELAL BİYAN -9D 7 17 2,75 4 21 -1,25 2 23 -3,75 5 20 0,00 18 81 -2,25 133,458 20 83 1569 2004 3265

84 717 NURCA N ELEPKOLU -9A 2 17 -2,25 1 12 -2,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 6 41 -4,25 126,995 23 84 1574 2009 3277

85 774 ZEYNEP BEŞTAŞ -9D 3 13 -0,25 5 12 2,00 6 13 2,75 14 38 4,50

86 0 KÜBRA ÖZK LIÇ -9D 1 4 0,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 7 15 3,25

87 189 EMİNE YILDIRIM -9D 4 16 0,00 6 12 3,00 3 14 -0,50 13 42 2,50

88 985 SEVAL OLĞAÇ -9B 3 17 -1,25 6 16 2,00 4 9 1,75 13 42 2,50

89 64 NURCAN ÇBLEBİ -9C 2 15 -1,75 7 16 3,00 2 4 1,00 11 35 2,25

90 939 BEYZA ÖZBİLİCİ -9Z 5 20 0,00 6 19 1,25 5 20 0,00 5 20 0,00 21 79 1,25

91 1126 SEVGİ BUGÜN -9D 2 17 -2,25 7 11 4,25 0 10 -2,50 2 6 0,50 11 44 0,00

92 834 BAHAR SÜZGÜN -9B 1 14 -2,50 4 11 1,25 3 15 -0,75 8 40 -2,00

93 741 BUKET KARANFİL -9B 3 21 -2,25 5 20 0,00 0 2 -0,50 5 19 0,25 13 62 -2,50

94 759 HATİCE MARVİŞ -9B 1 9 -1,25 1 10 -1,50 0 5 -1,25 3 10 0,50 5 34 -3,50

95 767 ZEYNEP SEYHAN -9B 4 21 -1,25 1 11 -1,75 0 6 -1,50 4 12 1,00 9 50 -3,50

96 408 ŞAHSENEM ÇETİNKAYA -9A 3 19 -1,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 5 37 -4,25
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KATILIMLAR

97 1029 MELİKE SEVGİN -9C 3 17 -1,25 2 18 -2,50 0 6 -1,50 4 14 0,50 9 55 -4,75

98 43 HELİN KALKAN -9C 2 12 -1,00 1 13 -2,25 1 6 -0,50 2 12 -1,00 6 43 -4,75

99 977 ESMA YARDIM -9A 2 12 -1,00 3 16 -1,00 0 7 -1,75 0 11 -2,75 5 46 -6,50

100 86500 NAZLI KORKMAZ -9D 2 23 -3,75 4 21 -1,25 4 21 -1,25 0 12 -3,00 10 77 -9,25
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