
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 3675 2362 1437 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.29 10.05 8.78 11.79 8.59 9.65 5.58 5.01 4.32 7.34 9.48 4.97 36.00 33.14 27.71 218.915
Şube Ortalaması 7.59 11.67 4.68 7.93 9.81 5.47 1.07 2.37 0.48 3.96 9.74 1.53 20.56 33.59 12.16 158.637

1 1009 - ESRA ÖZÇELEBİ 9 / A 11 5 9.75 14 5 12.75 2 0 2.00 7 8 5.00 34.00 18.00 29.50 225.624 1579 1032 797 2 1
2 367 - BEYDA NALBANT 9 / A 9 15 5.25 17 3 16.25 0 2 -0.50 9 13 5.75 35.00 33.00 26.75 216.130 1754 1122 851 4 2
3 917 - FATMA NUR GÜNEŞ 9 / A 9 13 5.75 13 9 10.75 1 2 0.50 6 10 3.50 29.00 34.00 20.50 191.278 2171 1368 990 8 3
4 746301 - CEMRE DEMİR 9 / A 8 9 5.75 10 4 9.00 0 0 0.00 3 5 1.75 21.00 18.00 16.50 175.447 2474 1539 1081 15 4
5 82 - NİSANUR ERDOĞAN 9 / A 11 11 8.25 10 10 7.50 0 1 -0.25 2 5 0.75 23.00 27.00 16.25 173.662 2517 1567 1094 17 5
6 972 - DİCLE NUR TUR 9 / A 9 12 6.00 7 12 4.00 0 1 -0.25 8 9 5.75 24.00 34.00 15.50 171.475 2554 1588 1103 19 6
7 746301 - TAYFUN BETÜL 9 / A 5 8 3.00 10 6 8.50 4 3 3.25 2 7 0.25 21.00 24.00 15.00 170.414 2570 1597 1107 20 7
8 746301 - LEYLA ELDEMİR 9 / A 10 8 8.00 7 10 4.50 0 0 0.00 4 8 2.00 21.00 26.00 14.50 166.852 2623 1629 1125 22 8
9 1013 - EFSANUR ERDEN 9 / A 8 12 5.00 10 9 7.75 1 2 0.50 1 0 1.00 20.00 23.00 14.25 166.792 2625 1631 1127 23 9
10 368 - GÜLNAZ YILMAZ 9 / A 10 11 7.25 8 8 6.00 1 0 1.00 2 8 0.00 21.00 27.00 14.25 166.087 2641 1642 1133 24 10
11 1057 - ŞEYMA İŞCAN 9 / A 4 10 1.50 8 6 6.50 5 6 3.50 4 7 2.25 21.00 29.00 13.75 165.979 2643 1644 1135 25 11
12 843 - EBRAR DİRİKOLU 9 / A 8 4 7.00 4 4 3.00 1 1 0.75 2 1 1.75 15.00 10.00 12.50 159.275 2746 1707 1162 32 12
13 110 - BEYZANUR ARSLAN 9 / A 9 14 5.50 7 12 4.00 0 0 0.00 7 17 2.75 23.00 43.00 12.25 158.756 2756 1715 1169 34 13
14 746301 - ŞEYMA ÖZEVİN 9 / A 7 15 3.25 9 12 6.00 0 0 0.00 5 12 2.00 21.00 39.00 11.25 155.495 2803 1744 1182 38 14
15 934 - AYŞE ÖZALP 9 / A 10 14 6.50 8 14 4.50 1 6 -0.50 5 18 0.50 24.00 52.00 11.00 153.466 2839 1765 1187 39 15
16 590 - BERFİN ÖZBEY 9 / A 6 13 2.75 10 11 7.25 1 2 0.50 1 6 -0.50 18.00 32.00 10.00 150.686 2888 1799 1205 43 16
17 826 - ÇEVİK MERVE 9 / A 8 6 6.50 7 10 4.50 0 3 -0.75 2 9 -0.25 17.00 28.00 10.00 149.501 2900 1810 1209 45 17
18 1000 - YÜSRA DEMİR 9 / A 6 18 1.50 9 16 5.00 0 0 0.00 7 18 2.50 22.00 52.00 9.00 147.162 2938 1834 1220 48 18
19 9 - ESMA SAHAT 9 / A 8 14 4.50 6 9 3.75 0 0 0.00 4 14 0.50 18.00 37.00 8.75 145.212 2974 1856 1230 49 19
20 192 - RONAHİ BOZBEY 9 / A 6 9 3.75 5 4 4.00 0 1 -0.25 2 6 0.50 13.00 20.00 8.00 142.479 3035 1900 1249 53 20
21 916 - ŞAHSENEM ÇETİNKAYA 9 / A 9 14 5.50 1 5 -0.25 4 8 2.00 2 5 0.75 16.00 32.00 8.00 141.979 3044 1903 1250 54 21
22 852 - SİNEM BAL 9 / A 6 11 3.25 6 6 4.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 12.00 18.00 7.50 140.653 3062 1917 1258 59 22
23 746301 - MERYEM OLUÇ 9 / A 6 16 2.00 7 15 3.25 2 10 -0.50 6 15 2.25 21.00 56.00 7.00 139.096 3086 1930 1261 60 23
24 89 - MERYEM YEŞİLĞÜL 9 / A 6 13 2.75 7 13 3.75 0 0 0.00 3 15 -0.75 16.00 41.00 5.75 133.890 3181 1991 1294 67 24
25 717 - NURCAN ÇELEPKOLU 9 / A 4 13 0.75 6 18 1.50 3 8 1.00 6 16 2.00 19.00 55.00 5.25 132.597 3212 2016 1301 68 25
26 853 - MERVE DEMİR 9 / A 8 16 4.00 4 18 -0.50 1 1 0.75 4 16 0.00 17.00 51.00 4.25 127.603 3302 2080 1328 75 26
27 1046 - ESMANUR KARA 9 / A 4 11 1.25 4 16 0.00 2 7 0.25 3 14 -0.50 13.00 48.00 1.00 115.607 3491 2223 1378 88 27



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 3675 2362 1437 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.29 10.05 8.78 11.79 8.59 9.65 5.58 5.01 4.32 7.34 9.48 4.97 36.00 33.14 27.71 218.915
Şube Ortalaması 6.12 13.46 2.76 6.50 12.33 3.42 1.50 6.29 -0.07 4.12 12.04 1.11 18.25 44.12 7.22 139.714

1 805 - SANEM KAHRAMAN 9 / B 10 10 7.50 11 9 8.75 5 20 0.00 2 6 0.50 28.00 45.00 16.75 175.871 2465 1533 1077 14 1
2 782 - İMRE ELİF 9 / B 6 5 4.75 8 6 6.50 0 2 -0.50 6 3 5.25 20.00 16.00 16.00 173.827 2511 1564 1092 16 2
3 985 - SEVAL OLGAÇ 9 / B 8 17 3.75 9 10 6.50 0 0 0.00 7 12 4.00 24.00 39.00 14.25 167.217 2618 1628 1124 21 3
4 820 - GÜLBAHAR COŞKUN 9 / B 11 14 7.50 4 15 0.25 5 12 2.00 8 17 3.75 28.00 58.00 13.50 163.121 2682 1662 1143 26 4
5 755 - SİMA YEŞİLBAŞ 9 / B 10 9 7.75 6 11 3.25 0 9 -2.25 5 5 3.75 21.00 34.00 12.50 159.018 2752 1712 1167 33 5
6 925 - TUANA DEMİR 9 / B 8 11 5.25 7 11 4.25 0 0 0.00 4 6 2.50 19.00 28.00 12.00 157.843 2770 1724 1173 35 6
7 27 - HELİN AKSU 9 / B 10 12 7.00 8 12 5.00 0 2 -0.50 3 14 -0.50 21.00 40.00 11.00 153.296 2842 1767 1189 41 7
8 746301 - NARİN KARANFİL 9 / B 6 12 3.00 8 11 5.25 1 8 -1.00 6 11 3.25 21.00 42.00 10.50 152.612 2854 1776 1193 42 8
9 767 - ZEYNEP SEYHAN 9 / B 9 16 5.00 6 13 2.75 2 13 -1.25 6 11 3.25 23.00 53.00 9.75 149.024 2909 1815 1211 46 9
10 746301 - NECLAASLAN 9 / B 9 14 5.50 5 18 0.50 6 17 1.75 6 16 2.00 26.00 65.00 9.75 148.904 2910 1816 1212 47 10
11 759 - MARVİŞ HATİCE 9 / B 4 8 2.00 5 4 4.00 2 3 1.25 3 7 1.25 14.00 22.00 8.50 145.036 2978 1859 1231 50 11
12 129 - SEHER KILIÇ 9 / B 6 8 4.00 8 16 4.00 3 6 1.50 2 12 -1.00 19.00 42.00 8.50 144.385 2992 1868 1236 51 12
13 1028 - AYSEL SEVGİN 9 / B 5 11 2.25 6 8 4.00 3 7 1.25 2 8 0.00 16.00 34.00 7.50 140.990 3057 1913 1256 57 13
14 746301 - LEYLA DAYAN 9 / B 6 16 2.00 7 12 4.00 1 10 -1.50 6 18 1.50 20.00 56.00 6.00 135.117 3156 1974 1285 65 14
15 13 - YAĞMUR ALDEMİR 9 / B 6 9 3.75 4 10 1.50 1 1 0.75 0 0 0.00 11.00 20.00 6.00 134.591 3164 1980 1288 66 15
16 748 - RAVZA YILDIZ 9 / B 4 20 -1.00 10 12 7.00 0 0 0.00 2 15 -1.75 16.00 47.00 4.25 129.118 3275 2061 1317 72 16
17 1026 - YAĞMUR TAŞ 9 / B 0 10 -2.50 7 4 6.00 1 5 -0.25 3 9 0.75 11.00 28.00 4.00 128.630 3282 2067 1323 74 17
18 0 - R O Z E RİN KILIÇ 9 / B 6 13 2.75 6 14 2.50 0 2 -0.50 3 15 -0.75 15.00 44.00 4.00 126.971 3314 2088 1331 76 18
19 74630 - BAHAR SÜZGÜN 9 / B 4 12 1.00 4 10 1.50 0 0 0.00 3 12 0.00 11.00 34.00 2.50 121.612 3404 2155 1352 82 19
20 771 - DUYGU ÖNER 9 / B 4 20 -1.00 8 17 3.75 2 15 -1.75 6 19 1.25 20.00 71.00 2.25 121.233 3410 2160 1355 83 20
21 922 - NURHAN ÖZD MİR 9 / B 5 20 0.00 5 20 0.00 0 0 0.00 6 19 1.25 16.00 59.00 1.25 117.005 3469 2206 1373 86 21
22 0 - BELİNAY TARAK 9 / B 3 17 -1.25 7 12 4.00 0 0 0.00 2 16 -2.00 12.00 45.00 0.75 115.370 3494 2226 1380 90 22
23 952 - HEVİDAR YILDIRIM 9 / B 4 18 -0.50 2 21 -3.25 4 13 0.75 6 16 2.00 16.00 68.00 -1.00 108.300 3555 2275 1400 96 23
24 741 - AUKET KARANFİL 9 / B 3 21 -2.25 5 20 0.00 0 6 -1.50 2 22 -3.50 10.00 69.00 -7.25 84.040 3661 2355 1434 100 24



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 3675 2362 1437 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.29 10.05 8.78 11.79 8.59 9.65 5.58 5.01 4.32 7.34 9.48 4.97 36.00 33.14 27.71 218.915
Şube Ortalaması 7.35 13.69 3.92 8.46 12.19 5.41 2.62 7.15 0.83 4.19 12.96 0.95 22.62 46.00 11.12 154.754

1 746301 - ESMA SUCİN 9 / C 17 5 15.75 13 5 11.75 4 1 3.75 7 7 5.25 41.00 18.00 36.50 251.436 1161 795 635 1 1
2 1014 - ESRA EVİN 9 / C 13 9 10.75 14 9 11.75 3 6 1.50 7 17 2.75 37.00 41.00 26.75 214.411 1782 1141 866 5 2
3 746301 - PELİN ÖZER 9 / C 10 7 8.25 11 6 9.50 2 2 1.50 4 8 2.00 27.00 23.00 21.25 193.458 2126 1340 973 6 3
4 346 - ERDEMCİ BERİTAN 9 / C 10 13 6.75 10 10 7.50 2 3 1.25 8 11 5.25 30.00 37.00 20.75 191.994 2158 1359 986 7 4
5 141 - ELİF KARANFİL 9 / C 10 12 7.00 12 9 9.75 2 6 0.50 6 12 3.00 30.00 39.00 20.25 189.894 2192 1382 999 9 5
6 1023 - EYLÜL SARTIK 9 / C 9 16 5.00 14 11 11.25 2 3 1.25 6 18 1.50 31.00 48.00 19.00 185.571 2280 1435 1032 11 6
7 43 - HELİN KALKAN 9 / C 7 8 5.00 9 8 7.00 3 7 1.25 7 11 4.25 26.00 34.00 17.50 179.689 2386 1486 1058 12 7
8 746301 - GÜLÇİN TOPRAK 9 / C 10 10 7.50 12 11 9.25 1 7 -0.75 2 19 -2.75 25.00 47.00 13.25 161.987 2706 1680 1148 28 8
9 1017 - HİLAL NUR YILMAZ 9 / C 10 15 6.25 10 15 6.25 4 10 1.50 1 8 -1.00 25.00 48.00 13.00 161.455 2713 1686 1152 29 9
10 720 - REYHAN CEYLAN 9 / C 7 18 2.50 8 15 4.25 9 13 5.75 5 20 0.00 29.00 66.00 12.50 160.738 2720 1691 1157 30 10
11 1001 - ELANUR TEKİN 9 / C 10 9 7.75 8 9 5.75 1 4 0.00 1 7 -0.75 20.00 29.00 12.75 159.978 2736 1702 1161 31 11
12 0 - HANIM BEKTAŞ 9 / C 8 10 5.50 9 10 6.50 0 0 0.00 3 12 0.00 20.00 32.00 12.00 157.727 2772 1726 1174 36 12
13 1083 - KİRAZ YUSRA 9 / C 9 10 6.50 8 8 6.00 0 0 0.00 1 10 -1.50 18.00 28.00 11.00 153.445 2840 1766 1188 40 13
14 746301 - HATİCE YILDIRIM 9 / C 10 15 6.25 6 19 1.25 7 18 2.50 5 20 0.00 28.00 72.00 10.00 149.641 2899 1809 1208 44 14
15 1011 - HAZAL KOL 9 / C 6 19 1.25 10 15 6.25 5 20 0.00 5 20 0.00 26.00 74.00 7.50 141.279 3053 1909 1254 56 15
16 1029 - MELİKE SEVGİN 9 / C 5 17 0.75 6 14 2.50 5 9 2.75 5 18 0.50 21.00 58.00 6.50 137.542 3114 1945 1267 61 16
17 557 - YAĞMUR AZĞAN 9 / C 3 21 -2.25 8 14 4.50 4 12 1.00 7 16 3.00 22.00 63.00 6.25 137.494 3115 1946 1268 62 17
18 2 - 9 / C 6 19 1.25 10 15 6.25 3 16 -1.00 1 4 0.00 20.00 54.00 6.50 137.312 3120 1950 1272 63 18
19 0 - MİNA AGAH 9 / C 5 11 2.25 4 11 1.25 0 0 0.00 2 4 1.00 11.00 26.00 4.50 129.136 3274 2060 1316 71 19
20 1030 - BELİNAY KAYA 9 / C 1 24 -5.00 8 16 4.00 2 5 0.75 6 13 2.75 17.00 58.00 2.50 123.532 3370 2133 1343 78 20
21 64 - NURCAN ÇELEBİ 9 / C 5 13 1.75 5 12 2.00 0 0 0.00 1 7 -0.75 11.00 32.00 3.00 123.341 3374 2135 1345 79 21
22 746301 - GÜLŞEN AŞKARA 9 / C 6 12 3.00 5 13 1.75 0 0 0.00 2 16 -2.00 13.00 41.00 2.75 121.947 3401 2152 1351 81 22
23 788 - ROZERİN YILMAZ 9 / C 4 21 -1.25 6 19 1.25 5 20 0.00 6 19 1.25 21.00 79.00 1.25 117.394 3463 2201 1370 85 23
24 905 - KUMRİMAMİŞ 9 / C 3 19 -1.75 6 15 2.25 4 19 -0.75 5 16 1.00 18.00 69.00 0.75 115.557 3492 2224 1379 89 24
25 328 - BERFİN AKGÜL 9 / C 4 10 1.50 4 15 0.25 0 0 0.00 2 12 -1.00 10.00 37.00 0.75 114.530 3503 2234 1382 91 25
26 981 - MİZGİN DÜNDAR 9 / C 3 13 -0.25 4 13 0.75 0 5 -1.25 4 12 1.00 11.00 43.00 0.25 113.108 3515 2246 1388 92 26



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 3675 2362 1437 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.29 10.05 8.78 11.79 8.59 9.65 5.58 5.01 4.32 7.34 9.48 4.97 36.00 33.14 27.71 218.915
Şube Ortalaması 5.77 14.09 2.25 6.23 13.14 2.94 2.09 7.09 0.32 4.41 13.23 1.10 18.50 47.55 6.61 137.490

1 1005 - AYTEN BİRCAN EKİNC 9 / D 12 9 9.75 18 5 16.75 0 1 -0.25 6 11 3.25 36.00 26.00 29.50 225.558 1582 1035 799 3 1
2 219 - MİNA ERDEN 9 / D 9 13 5.75 8 13 4.75 8 12 5.00 8 15 4.25 33.00 53.00 19.75 188.408 2225 1405 1010 10 2
3 116 - AYSEL ÇETİN 9 / D 9 10 6.50 12 8 10.00 2 1 1.75 2 12 -1.00 25.00 31.00 17.25 178.165 2412 1503 1065 13 3
4 746301 - MELEK ALDEMİR 9 / D 13 12 10.00 7 15 3.25 1 8 -1.00 8 16 4.00 29.00 51.00 16.25 173.153 2521 1570 1095 18 4
5 746301 - RÜMEYSA EREN 9 / D 9 10 6.50 9 6 7.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 18.00 19.00 13.25 162.341 2702 1678 1147 27 5
6 0 - ESMA EROL 9 / D 9 12 6.00 7 14 3.50 2 5 0.75 4 11 1.25 22.00 42.00 11.50 155.630 2795 1739 1180 37 6
7 865 - NAZLI KORKMAZ 9 / D 2 23 -3.75 8 17 3.75 6 19 1.25 10 15 6.25 26.00 74.00 7.50 142.950 3031 1896 1248 52 7
8 613 - HANİFE KESKİ N 9 / D 5 10 2.50 7 10 4.50 1 5 -0.25 5 16 1.00 18.00 41.00 7.75 141.888 3045 1904 1251 55 8
9 1100 - HAZA KURT 9 / D 7 18 2.50 6 19 1.25 4 21 -1.25 9 16 5.00 26.00 74.00 7.50 140.942 3059 1914 1257 58 9
10 189 - EMİNE YILDIRIM 9 / D 5 12 2.00 4 10 1.50 0 0 0.00 6 12 3.00 15.00 34.00 6.50 137.142 3121 1951 1273 64 10
11 746301 - AYŞE ACAR 9 / D 6 18 1.50 4 21 -1.25 3 9 0.75 8 17 3.75 21.00 65.00 4.75 130.411 3255 2045 1308 69 11
12 1027 - RABİAKOÇ 9 / D 7 16 3.00 5 18 0.50 0 0 0.00 5 16 1.00 17.00 50.00 4.50 128.903 3279 2065 1321 73 12
13 957 - CEM * S DANIŞ 9 / D 5 20 0.00 7 17 2.75 3 13 -0.25 6 19 1.25 21.00 69.00 3.75 126.873 3318 2092 1333 77 13
14 746301 - ROJDAR YILDIRIM 9 / D 4 18 -0.50 4 18 -0.50 8 17 3.75 4 17 -0.25 20.00 70.00 2.50 122.142 3393 2147 1349 80 14
15 0 - KÜBRA ÖZKILIÇ 9 / D 2 10 -0.50 4 8 2.00 2 7 0.25 0 0 0.00 8.00 25.00 1.75 119.121 3444 2187 1363 84 15
16 1018 - ZEYNEP ERTAŞ 9 / D 4 13 0.75 3 13 -0.25 1 4 0.00 3 9 0.75 11.00 39.00 1.25 116.764 3475 2211 1375 87 16
17 861 - PELDEK EDA 9 / D 3 13 -0.25 7 16 3.00 0 0 0.00 3 22 -2.50 13.00 51.00 0.25 113.078 3516 2247 1389 93 17
18 292 - ZEHRA YONTAŞ 9 / D 6 19 1.25 6 19 1.25 3 22 -2.50 5 20 0.00 20.00 80.00 0.00 111.616 3528 2257 1393 94 18
19 971 - SIRMA ÖZDEMİR 9 / D 2 13 -1.25 4 10 1.50 0 0 0.00 2 13 -1.25 8.00 36.00 -1.00 108.471 3551 2272 1399 95 19
20 0 - ZEYNEP BEŞTAŞ 9 / D 4 19 -0.75 2 9 -0.25 0 0 0.00 1 7 -0.75 7.00 35.00 -1.75 105.361 3589 2303 1414 97 20
21 837 - ESMANUR ALDEMİR 9 / D 1 11 -1.75 3 10 0.50 0 0 0.00 1 10 -1.50 5.00 31.00 -2.75 101.712 3610 2320 1419 98 21
22 970 - ÖZLEM İLİK 9 / D 3 11 0.25 2 13 -1.25 2 12 -1.00 1 14 -2.50 8.00 50.00 -4.50 94.146 3640 2339 1424 99 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 9-10.sınıf SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 3675 2362 1437 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 9-10.sınıf Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.29 10.05 8.78 11.79 8.59 9.65 5.58 5.01 4.32 7.34 9.48 4.97 36.00 33.14 27.71 218.915
Şube Ortalaması 5.00 16.00 1.00 8.00 12.00 5.00 0.00 3.00 -0.75 3.00 15.00 -0.75 16.00 46.00 4.50 129.485

1 795 - SEHER ŞANLI 9 / F 5 16 1.00 8 12 5.00 0 3 -0.75 3 15 -0.75 16.00 46.00 4.50 129.485 3268 2058 1314 70 1


