
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 2.DENEME 110 1916 2693 24514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,26 9,36 10,92 6,53 3,91 5,56 5,10 3,92 4,12 3,22 1,99 2,72 9,75 6,76 8,06 4,72 2,95 3,98 4,40 2,84 3,69 2,95 3,14 2,16 0,00 0,00 0,00 49,93 34,87 41,21 264,830

Okul Ortalaması 6,52 14,82 2,81 2,20 6,39 0,60 2,84 5,55 1,45 1,29 3,25 0,48 1,65 6,07 0,14 1,50 4,50 0,38 1,29 3,96 0,30 1,29 3,74 0,36 0,00 0,00 0,00 18,58 48,28 6,52 161,250

KATILIMLAR

1 1005 AYTEN BİRCAN EKİNCİ  9D 11 9 8,75 7 4 6,00 4 5 2,75 5 1 4,75 2 5 0,75 1 2 0,50 6 0 6,00 36 26 29,50 229,830 16155

2 1006 ROZA DANAN  9C 15 8 13,00 8 2 7,50 3 2 2,50 3 3 2,25 3 5 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 26 27,50 222,995 16889

3 141 ELİF KARANFİL  9C 8 16 4,00 4 6 2,50 6 3 5,25 3 3 2,25 6 1 5,75 2 4 1,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 36 42 25,50 218,363 17366

4 653 LEYLA DAYAN  9B 11 13 7,75 3 8 1,00 7 4 6,00 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 28 40 18,00 195,231 19553

5 1009 ESRA ÖZÇELEBİ  9A 5 7 3,25 1 3 0,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 25 31 17,25 193,651 19701

6 893 MELEK ALDEMİR  9D 11 17 6,75 4 8 2,00 6 5 4,75 0 6 -1,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 4 6 2,50 30 52 17,00 192,425 19804

7 934 AYŞE ÖZALP  9A 10 12 7,00 1 6 -0,50 5 7 3,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 4 5 2,75 3 3 2,25 28 45 16,75 191,651 19881

8 972 DİCLE NUR BATUR  9A 10 9 7,75 4 5 2,75 4 5 2,75 1 4 0,00 3 4 2,00 2 6 0,50 24 33 15,75 188,437 20145

9 975 SEHER ŞANLI  9C 10 16 6,00 3 7 1,25 4 5 2,75 2 4 1,00 3 5 1,75 2 4 1,00 3 6 1,50 27 47 15,25 187,232 20247

10 929 ESMA SUCİN  9C 5 10 2,50 1 2 0,50 3 7 1,25 4 2 3,50 4 3 3,25 3 5 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 24 36 15,00 186,925 20281

11 1014 ESRA EVİN  9C 13 12 10,00 2 6 0,50 3 6 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 2 5 0,75 2 6 0,50 27 49 14,75 185,109 20432

12 755 SİAA YEŞİLBAŞ  9B 9 8 7,00 0 7 -1,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 23 36 14,00 183,364 20578

13 1000 YÜSRA DEMİR  9A 9 21 3,75 3 9 0,75 5 7 3,25 0 6 -1,50 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 35 85 13,75 183,095 20609

14 826 MERVE ÇEVİK  9A 7 10 4,50 4 2 3,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 21 29 13,75 182,818 20632

15 207 ÖZGE NUR HERGENÇ  9D 7 12 4,00 3 8 1,00 4 6 2,50 4 2 3,50 1 6 -0,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 8 0,00 26 51 13,25 181,420 20749

16 326 BERİTAN ERDEMCİ  9C 9 17 4,75 3 8 1,00 4 5 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 25 47 13,25 181,372 20753

17 27 HELİN AKSU  9B 6 16 2,00 2 6 0,50 6 2 5,50 0 6 -1,50 3 6 1,50 3 4 2,00 4 4 3,00 24 44 13,00 181,078 20776

18 843 EBRAR DİRİKOLU  9A 10 9 7,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 20 28 13,00 180,161 20849

19 116 AYSEL ÇETİN  9D 6 15 2,25 3 8 1,00 6 4 5,00 3 2 2,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 24 45 12,75 180,114 20853

20 943 ROJDAR YILDIRIM  9D 8 19 3,25 3 9 0,75 3 8 1,00 1 3 0,25 8 18 3,50 3 6 1,50 4 4 3,00 0 3 -0,75 30 70 12,50 179,303 20915

21 613 HANİFE KESKİN  9D 2 9 -0,25 5 7 3,25 7 3 6,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 6 1,50 23 44 12,00 178,185 21012

22 1023 EYLÜL SARTIK  9C 8 21 2,75 4 8 2,00 3 6 1,50 3 3 2,25 2 8 0,00 2 8 0,00 3 5 1,75 3 5 1,75 28 64 12,00 177,855 21033

23 977 ESMA YAĞMUR YARDIM  9A 7 11 4,25 1 8 -1,00 3 4 2,00 3 0 3,00 1 9 -1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 3 1,25 22 40 12,00 177,720 21043

24 1083 YÜSRA KİRAZ  9C 7 13 3,75 4 8 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 3 5 1,75 22 40 12,00 177,685 21046

25 557 YAĞMUR AZĞAN  9C 12 18 7,50 2 10 -0,50 2 7 0,25 2 4 1,00 4 13 0,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 4 5 2,75 29 70 11,50 175,694 21213

26 999 CEMRE DEMİR  9A 8 5 6,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 16 20 11,00 174,139 21332

27 129 SEHER KILIÇ  9B 5 14 1,50 3 6 1,50 7 5 5,75 1 2 0,50 4 8 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 41 10,75 174,100 21336

28 80 LORİN SAİN  9D 8 11 5,25 2 3 1,25 4 3 3,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 18 29 10,75 173,642 21384

29 1011 HAZAL KOL  9C 5 25 -1,25 6 6 4,50 2 10 -0,50 2 4 1,00 11 19 6,25 3 7 1,25 3 7 1,25 0 10 -2,50 32 88 10,00 172,223 21482
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,26 9,36 10,92 6,53 3,91 5,56 5,10 3,92 4,12 3,22 1,99 2,72 9,75 6,76 8,06 4,72 2,95 3,98 4,40 2,84 3,69 2,95 3,14 2,16 0,00 0,00 0,00 49,93 34,87 41,21 264,830

Okul Ortalaması 6,52 14,82 2,81 2,20 6,39 0,60 2,84 5,55 1,45 1,29 3,25 0,48 1,65 6,07 0,14 1,50 4,50 0,38 1,29 3,96 0,30 1,29 3,74 0,36 0,00 0,00 0,00 18,58 48,28 6,52 161,250

KATILIMLAR

30 763 HANIM BEKTAŞ  9C 8 9 5,75 2 8 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 18 31 10,25 172,134 21490

31 328 BERFİN AKGÜL  9C 7 16 3,00 5 2 4,50 4 5 2,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 20 42 9,50 170,197 21619

32 219 MİNA ERDEN  9D 9 18 4,50 3 8 1,00 4 6 2,50 2 4 1,00 2 7 0,25 3 7 1,25 1 8 -1,00 24 58 9,50 169,992 21629

33 43 HELİN KALKAN  9C 5 10 2,50 1 9 -1,25 5 3 4,25 1 3 0,25 4 7 2,25 1 6 -0,50 3 5 1,75 20 43 9,25 169,531 21667

34 993 BETÜL TAYFUN  9A 7 11 4,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 8 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 16 27 9,25 169,273 21690

35 0 NİSANUR ERDOĞAN  9A 10 8 8,00 3 6 1,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 35 9,25 168,716 21734

36 89 MERYEM YEŞİLGÜL  9A 6 6 4,50 2 4 1,00 5 3 4,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 6 0,50 19 40 9,00 168,469 21750

37 110 BEYZANUR ARSLAN  9A 7 10 4,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 3 3 2,25 7 12 4,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 25 64 9,00 168,369 21758

38 95700 C E M R E S   * A NŞ  9D 7 23 1,25 3 9 0,75 3 9 0,75 3 3 2,25 3 15 -0,75 3 7 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 28 77 8,75 168,320 21770

39 984 GÜLŞEN  AŞKARA  9C 6 18 1,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 21 49 8,75 168,248 21778

40 64 NURCAN ÇELABİ  9C 6 11 3,25 5 5 3,75 3 5 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 33 8,75 167,840 21815

41 920 HATİCE YILDIRIM  9C 5 24 -1,00 3 9 0,75 3 9 0,75 2 4 1,00 9 20 4,00 3 7 1,25 2 6 0,50 2 3 1,25 29 82 8,50 167,801 21820

42 1067 BETÜL ALKAN  9A 6 12 3,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 5 0,75 17 35 8,25 166,420 21928

43 774 ZEYNEP BEŞTAŞ  9D 5 14 1,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 17 37 7,75 165,232 22015

44 1027 RABİAKOÇ  9A 7 19 2,25 3 6 1,50 4 5 2,75 2 4 1,00 16 34 7,50 164,253 22103

45 239 PELİN ÖZER  9C 5 11 2,25 5 6 3,50 2 7 0,25 2 3 1,25 2 7 0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 18 43 7,25 163,491 22164

46 1057 ŞEYMA İŞCAN  9A 5 6 3,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 11 -0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 14 27 7,25 163,429 22169

47 741 BUKET KARANFİL  9B 9 19 4,25 3 9 0,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 4 3,00 23 64 7,00 162,660 22232

48 13 YAĞMUR ALDEMİR  9B 7 8 5,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 14 28 7,00 162,422 22244

49 590 BERFİN ÖZBEY  9A 6 5 4,75 3 6 1,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 16 37 6,75 161,633 22308

50 717 NURCAN ÇELEPKOLU  9A 4 12 1,00 3 9 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 6 2,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 19 50 6,50 161,559 22310

51 162 GÜLÇİN TOPRAK  9C 6 18 1,50 3 4 2,00 3 5 1,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 19 51 6,25 160,643 22389

52 325 SENA YAĞMUR BİLGİN  9A 7 18 2,50 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 27 6,25 160,463 22404

53 905 KUMRİMAMİŞ  9C 8 18 3,50 5 7 3,25 0 9 -2,25 1 5 -0,25 3 15 -0,75 2 8 0,00 3 6 1,50 3 7 1,25 25 75 6,25 160,443 22406

54 757 BELİNAY TARAK  9B 4 15 0,25 1 7 -0,75 6 3 5,25 0 6 -1,50 3 5 1,75 2 4 1,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 19 52 6,00 160,044 22438

55 368 GÜLNAZ YILMAZ  9A 6 20 1,00 6 4 5,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 32 6,00 159,956 22447

56 1046 ESMANUR KARA  9A 4 18 -0,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 2 1 1,75 2 6 0,50 4 4 3,00 2 4 1,00 2 2 1,50 18 49 5,75 159,570 22474

57 308 ŞEYMA  ÖZEVİN  9A 8 11 5,25 2 5 0,75 3 5 1,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 14 32 6,00 159,284 22486

58 926 EZGİ ESEN  9A 8 18 3,50 3 9 0,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 1 9 -1,25 1 8 -1,00 3 6 1,50 21 61 5,75 158,800 22515
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,26 9,36 10,92 6,53 3,91 5,56 5,10 3,92 4,12 3,22 1,99 2,72 9,75 6,76 8,06 4,72 2,95 3,98 4,40 2,84 3,69 2,95 3,14 2,16 0,00 0,00 0,00 49,93 34,87 41,21 264,830

Okul Ortalaması 6,52 14,82 2,81 2,20 6,39 0,60 2,84 5,55 1,45 1,29 3,25 0,48 1,65 6,07 0,14 1,50 4,50 0,38 1,29 3,96 0,30 1,29 3,74 0,36 0,00 0,00 0,00 18,58 48,28 6,52 161,250

KATILIMLAR

59 160 RÜMEYSA EREN  9D 7 8 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 12 25 5,75 158,575 22535

60 816 KÜBRANUR TİMURLENK  9D 5 23 -0,75 6 6 4,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 7 13 3,75 0 8 -2,00 21 62 5,50 158,551 22539

61 1030 BELİNAY KAYA  9C 7 23 1,25 3 9 0,75 3 9 0,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 24 74 5,50 158,421 22547

62 889 AYŞE ACAR  9D 5 24 -1,00 1 11 -1,75 3 9 0,75 2 4 1,00 1 14 -2,50 3 7 1,25 7 3 6,25 3 7 1,25 25 79 5,25 158,262 22560

63 991 LEYLA ELDEMİR  9A 5 10 2,50 0 8 -2,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 14 36 5,00 156,805 22659

64 837 ESMANUR ALDEMİR  9D 7 22 1,50 2 10 -0,50 1 2 0,50 3 5 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 16 46 4,50 155,452 22764

65 971 SIRMA Ö *EMİR  9D 7 10 4,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 15 42 4,50 154,942 22796

66 985 SEVAL OLGAÇ  9B 6 16 2,00 3 3 2,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 15 43 4,25 154,466 22836

67 1126 SEVGİ BUGÜN  9D 4 13 0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 4 10 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 14 40 4,00 154,027 22874

68 1036 SÜMEYRA GÜLER  9D 8 22 2,50 2 10 -0,50 3 9 0,75 2 3 1,25 15 44 4,00 153,699 22897

69 939 BEYZA ÖZBİLİCİ  9A 8 17 3,75 3 9 0,75 5 7 3,25 0 5 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 22 72 4,00 153,537 22909

70 30 SEDANUR ECE  9B 6 11 3,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 12 33 3,75 152,890 22957

71 852 SİNEM BAL  9A 6 12 3,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 30 3,50 152,071 23031

72 870 NUR CENNET YILMAZ  9D 4 10 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 11 31 3,25 151,635 23062

73 709 BEYZANUR ERBEK  9B 2 4 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 8 19 3,25 151,580 23071

74 672 ZEYNEP BEKLİN  9B 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 151,575 23072

75 1029 MELİKE SEV İN  9C 7 17 2,75 2 7 0,25 2 7 0,25 2 3 1,25 2 15 -1,75 2 5 0,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 20 67 3,25 151,432 23080

76 1022 AYCAN ERTAN  9D 7 20 2,00 3 8 1,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 4 4 3,00 0 10 -2,50 0 10 -2,50 19 64 3,00 150,678 23128

77 1100 HAZALKURT  9D 9 19 4,25 1 11 -1,75 5 7 3,25 1 5 -0,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 26 92 3,00 150,466 23148

78 834 BAHAR SÜZGÜN  9B 6 15 2,25 3 5 1,75 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 12 38 2,50 149,213 23256

79 853 MERVE DEMİR  9A 9 17 4,75 1 11 -1,75 1 11 -1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 8 -1,00 16 54 2,50 148,848 23282

80 820 GÜLBAHAR COŞKUN  9B 4 17 -0,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 8 0,00 11 35 2,25 148,796 23287

81 908 RONAHİ BOZBEY  9A 4 7 2,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 8 23 2,25 148,481 23313

82 925 TUANA DEMİR  9B 6 15 2,25 0 4 -1,00 2 9 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 13 43 2,25 148,401 23322

83 46 MERVE ÇAĞLI  9D 6 20 1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 13 46 1,50 146,399 23450

84 827 MİNA AGAH  9C 4 11 1,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 4 -1,00 11 38 1,50 146,257 23458

85 286 MER *MMOLUÇ  9 8 14 4,50 2 7 0,25 2 5 0,75 1 4 0,00 3 12 0,00 0 7 -1,75 0 8 -2,00 1 5 -0,25 17 62 1,50 145,764 23486

86 748 RAVZA YILDIZ  9B 8 13 4,75 1 11 -1,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 1 7 -0,75 16 58 1,50 145,752 23490

87 1144 NARİN ARSLAN  9A 4 17 -0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 11 40 1,00 145,089 23543
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,26 9,36 10,92 6,53 3,91 5,56 5,10 3,92 4,12 3,22 1,99 2,72 9,75 6,76 8,06 4,72 2,95 3,98 4,40 2,84 3,69 2,95 3,14 2,16 0,00 0,00 0,00 49,93 34,87 41,21 264,830

Okul Ortalaması 6,52 14,82 2,81 2,20 6,39 0,60 2,84 5,55 1,45 1,29 3,25 0,48 1,65 6,07 0,14 1,50 4,50 0,38 1,29 3,96 0,30 1,29 3,74 0,36 0,00 0,00 0,00 18,58 48,28 6,52 161,250

KATILIMLAR

88 216 ESMA EROL  9D 9 15 5,25 3 9 0,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 16 59 1,25 145,035 23551

89 1028 AYSL  SEVGİN  9B 3 15 -0,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 10 37 0,75 144,352 23642

90 292 ZEHRA  YONTAŞ  9D 6 24 0,00 1 11 -1,75 3 9 0,75 3 3 2,25 3 19 -1,75 5 5 3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 23 89 0,75 144,305 23646

91 189 EMİNE YILDIRIM  9D 6 16 2,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 1 3 0,25 5 15 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 8 -2,00 18 69 0,75 143,975 23663

92 759 HATİCE MARVİŞ  9B 3 10 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 8 31 0,25 142,637 23738

93 703 BERFİN KAYIKÇI  9B 6 13 2,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 11 -0,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 14 55 0,25 142,464 23750

94 767 ZEYNEP SEYHAN  9B 4 14 0,50 1 11 -1,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 4 8 2,00 1 9 -1,25 1 0 1,00 14 57 -0,25 141,174 23899

95 1026 YAĞMUR TAŞ  9B 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 9 37 -0,25 141,164 23902

96 1025 ROZERİN KILIÇ  9B 6 15 2,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 1 14 -2,50 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 14 58 -0,50 140,165 23954

97 1013 EFSANUR ERDEN  9A 4 19 -0,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 8 35 -0,75 139,843 23962

98 812 KÜBRA ÖZKILIÇ  9D 6 24 0,00 1 11 -1,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 3 7 1,25 3 5 1,75 15 63 -0,75 139,816 23965

99 90200 NURHAN ÖZDEMİR  9B 5 25 -1,25 5 7 3,25 1 11 -1,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 52 -1,00 139,187 23993

100 865 NAZLI KORKMAZ  9D 7 23 1,25 1 11 -1,75 2 10 -0,50 0 5 -1,25 3 27 -3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 23 96 -1,00 139,032 23998

101 45 BELÇİM RANA TEZ  9D 7 23 1,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 11 48 -1,00 138,752 24010

102 813 NUR HAYAT  9* 2 11 -0,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 8 38 -1,50 137,569 24092

103 408 ŞAHSENEM ÇETİNKAYA  9A 9 18 4,50 1 11 -1,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 0 10 -2,50 11 50 -1,50 136,806 24128

104 1018 ZEYNEP ERTAŞ  9D 2 14 -1,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 29 -3,25 132,406 24281

105 840 NECLAASLA N  9B 6 22 0,50 6 5 4,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 4 25 -2,25 0 9 -2,25 0 10 -2,50 2 7 0,25 20 94 -3,50 131,234 24310

106 952 HEVİDAR YILDIRIM  9B 3 18 -1,50 0 8 -2,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 9 52 -4,00 130,161 24344

107 891 NARİN KARANFİL  9B 7 16 3,00 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 16 -3,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 1 8 -1,00 13 70 -4,50 127,963 24385

108 788 R* ERİN YILMAZ  9C 7 23 1,25 2 10 -0,50 1 11 -1,75 0 6 -1,50 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 20 100 -5,00 126,708 24410

109 1061 ESRAAKYILDIZ  9A 3 27 -3,75 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 25 -4,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 14 80 -6,00 124,432 24420

110 0 ROJDA AKTÜRK  9D 2 17 -2,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 12 1,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 8 60 -7,00 121,131 24458
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 2.DENEME 110 1916 2693 24514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,26 9,36 10,92 6,53 3,91 5,56 5,10 3,92 4,12 3,22 1,99 2,72 9,75 6,76 8,06 4,72 2,95 3,98 4,40 2,84 3,69 2,95 3,14 2,16 0,00 0,00 0,00 49,93 34,87 41,21 264,830

Okul Ortalaması 6,52 14,82 2,81 2,20 6,39 0,60 2,84 5,55 1,45 1,29 3,25 0,48 1,65 6,07 0,14 1,50 4,50 0,38 1,29 3,96 0,30 1,29 3,74 0,36 0,00 0,00 0,00 18,58 48,28 6,52 161,250
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