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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.SINIF KURUMSAL 2 6623 2884 1980 119

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ TARİH COĞRAFYA DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.72 10.37 10.12 5.86 5.66 4.45 4.20 4.49 3.07 1.86 1.35 1.52 7.54 7.03 5.78 3.06 4.19 2.01 2.54 3.57 1.65 2.93 3.63 2.02 40.71 40.29 30.64 202.014
Okul Ortalaması 6.18 15.34 2.34 2.61 7.76 0.67 1.94 5.50 0.57 1.00 1.86 0.54 2.08 7.36 0.24 1.40 4.90 0.18 1.28 4.33 0.20 1.42 4.68 0.25 17.91 51.73 4.97 116.565

1 653 - LEYLA DAYAN 9 / B 12 18 7.50 8 6 6.50 2 10 -0.50 2 2 1.50 7 15 3.25 2 8 0.00 1 9 -1.25 6 4 5.00 40.00 72.00 22.00 173.382 3892 936 737 1
2 439 - PELİN ÖZER 9 / C 10 7 8.25 6 2 5.50 2 2 1.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 4 -1.00 1 3 0.25 3 2 2.50 24.00 22.00 18.50 161.909 4185 1079 847 2
3 920 - HATİCE YILDIRIM 9 / C 11 18 6.50 0 12 -3.00 2 9 -0.25 0 4 -1.00 12 18 7.50 4 6 2.50 4 6 2.50 4 6 2.50 37.00 79.00 17.25 156.456 4355 1175 906 3
4 1032 - HİBE HAMED 9 / D 10 12 7.00 3 5 1.75 4 4 3.00 3 1 2.75 2 2 1.50 0 6 -1.50 1 3 0.25 2 3 1.25 25.00 36.00 16.00 153.236 4451 1225 941 4
5 1006 - ROZA DAYAN 9 / C 8 12 5.00 4 7 2.25 4 3 3.25 0 0 0.00 3 0 3.00 0 4 -1.00 1 2 0.50 3 3 2.25 23.00 31.00 15.25 150.761 4522 1263 963 5
6 672 - ZEYNEP BEKLİN 9 / B 8 9 5.75 4 8 2.00 5 5 3.75 2 2 1.50 5 13 1.75 0 8 -2.00 2 5 0.75 2 4 1.00 28.00 54.00 14.50 148.285 4581 1302 988 6
7 641 - ZEYNEP ÇAKMAKÇI 9 / B 7 8 5.00 5 6 3.50 2 1 1.75 2 2 1.50 1 5 -0.25 0 2 -0.50 1 3 0.25 3 2 2.50 21.00 29.00 13.75 146.246 4641 1337 1012 7
8 1001 - ELANUR TEKİN 9 / C 8 11 5.25 6 3 5.25 3 6 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 1 0.75 0 1 -0.25 20.00 26.00 13.50 145.291 4667 1351 1021 8
9 929 - ESMA SUCİN 9 / C 9 17 4.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 2 0 2.00 3 5 1.75 3 3 2.25 20.00 28.00 13.00 143.673 4715 1382 1042 9
10 82 - NİSANUR ERDOĞAN 9 / A 9 10 6.50 3 7 1.25 5 6 3.50 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 2 1 1.75 20.00 29.00 12.75 142.476 4753 1406 1053 10
11 613 - HANİFE KESKİN 9 / D 5 9 2.75 2 7 0.25 1 8 -1.00 2 2 1.50 6 7 4.25 1 8 -1.00 3 5 1.75 5 4 4.00 25.00 50.00 12.50 141.521 4780 1423 1062 11
12 141 - ELİF KARANFİL 9 / C 7 15 3.25 3 6 1.50 3 5 1.75 3 1 2.75 2 6 0.50 1 4 0.00 2 5 0.75 3 5 1.75 24.00 47.00 12.25 141.294 4787 1428 1066 12
13 162 - GÜLÇİN TOPRAK 9 / C 10 10 7.50 3 6 1.50 3 5 1.75 2 1 1.75 2 8 0.00 1 3 0.25 1 5 -0.25 1 6 -0.50 23.00 44.00 12.00 139.709 4847 1465 1084 13
14 1009 - ESRA ÖZÇELEBİ 9 / A 11 9 8.75 3 7 1.25 2 6 0.50 0 0 0.00 1 4 0.00 3 1 2.75 0 5 -1.25 1 4 0.00 21.00 36.00 12.00 139.466 4853 1470 1089 14
15 984 - GÜLŞEN AŞKARA 9 / C 10 18 5.50 3 9 0.75 5 6 3.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 4 6 2.50 1 4 0.00 0 0 0.00 23.00 46.00 11.50 138.382 4880 1487 1100 15
16 853 - MERVE DEMİR 9 / A 10 15 6.25 6 8 4.00 2 6 0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 1 2 0.50 1 9 -1.25 3 7 1.25 24.00 50.00 11.50 138.236 4885 1490 1102 16
17 893 - MELEK ALDEMİP 9 / D 7 13 3.75 2 12 -1.00 3 2 2.50 3 1 2.75 5 7 3.25 2 8 0.00 1 4 0.00 2 7 0.25 25.00 54.00 11.50 138.091 4892 1494 1104 17
18 1013 - EFSANUR ERDEN 9 / A 8 13 4.75 6 7 4.25 2 2 1.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 18.00 27.00 11.25 137.524 4909 1503 1109 18
19 116 - AYSEL ÇETİN 9 / D 5 14 1.50 3 6 1.50 2 3 1.25 1 0 1.00 3 3 2.25 2 3 1.25 2 2 1.50 2 5 0.75 20.00 36.00 11.00 137.006 4929 1517 1115 19
20 13 - YAĞMUR ALDEMİR 9 / B 7 14 3.50 3 9 0.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 1 4 0.00 2 0 2.00 2 4 1.00 19.00 34.00 10.50 135.388 4980 1555 1138 20
21 1057 - ŞEYMA İŞCAN 9 / A 7 12 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 5 4 4.00 3 5 1.75 0 4 -1.00 2 4 1.00 18.00 29.00 10.75 135.324 4982 1557 1139 21
22 972 - DİCLE NUR BATUR 9 / A 7 9 4.75 4 7 2.25 3 6 1.50 3 1 2.75 0 3 -0.75 2 5 0.75 2 4 1.00 0 7 -1.75 21.00 42.00 10.50 135.243 4987 1562 1143 22
23 76200 - ÖZLEM KAYA 9 / D 9 21 3.75 3 11 0.25 4 8 2.00 0 4 -1.00 1 1 0.75 3 7 1.25 3 7 1.25 3 7 1.25 26.00 66.00 9.50 131.715 5100 1646 1200 23
24 827 - 9 / C 4 14 0.50 4 8 2.00 7 4 6.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 3 7 1.25 2 7 0.25 1 6 -0.50 21.00 48.00 9.00 130.777 5130 1673 1217 24
25 219 - MİNA ERDEN 9 / D 7 17 2.75 4 9 1.75 4 6 2.50 2 2 1.50 4 5 2.75 1 9 -1.25 3 5 1.75 0 10 -2.50 25.00 63.00 9.25 130.663 5131 1674 1218 25
26 999 - CEMRE DEMİR 9 / A 8 11 5.25 1 8 -1.00 1 3 0.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 3 3 2.25 1 2 0.50 2 3 1.25 17.00 33.00 8.75 129.094 5182 1710 1241 26
27 957 - CEMRE SU DANIŞ 9 / D 8 22 2.50 4 10 1.50 4 8 2.00 0 4 -1.00 8 22 2.50 1 9 -1.25 4 6 2.50 2 8 0.00 31.00 89.00 8.75 129.045 5185 1712 1243 27
28 308 - SEYMA ÖZEVİN 9 / A 8 14 4.50 5 8 3.00 1 3 0.25 2 2 1.50 0 0 0.00 0 7 -1.75 1 1 0.75 1 3 0.25 18.00 38.00 8.50 128.285 5212 1736 1260 28
29 368 - GÜLNAZ YILMAZ 9 / A 12 12 9.00 0 0 0.00 2 10 -0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 8 -1.00 17.00 34.00 8.50 127.411 5240 1756 1276 29
30 755 - SİMA YEŞİLBAŞ 9 / B 11 11 8.25 1 11 -1.75 1 4 0.00 2 2 1.50 2 8 0.00 0 2 -0.50 2 2 1.50 1 7 -0.75 20.00 47.00 8.25 126.699 5270 1778 1287 30
31 1126 - SEVGİ BUGÜN 9 / D 4 14 0.50 4 3 3.25 3 4 2.00 1 1 0.75 3 8 1.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 1 2 0.50 17.00 39.00 7.25 124.579 5355 1848 1329 31
32 27 - HELİN AKSU 9 / B 8 15 4.25 2 10 -0.50 3 6 1.50 0 0 0.00 1 4 0.00 0 7 -1.75 2 3 1.25 4 6 2.50 20.00 51.00 7.25 124.045 5381 1869 1345 32
33 826 - MERVE ÇEVİK 9 / A 8 9 5.75 2 6 0.50 1 3 0.25 1 2 0.50 1 5 -0.25 0 5 -1.25 1 6 -0.50 3 3 2.25 17.00 39.00 7.25 123.803 5392 1875 1351 33
34 801 - SANEM KAHRAMAN 9 / B 6 12 3.00 1 10 -1.50 3 6 1.50 3 0 3.00 3 15 -0.75 1 4 0.00 0 3 -0.75 4 6 2.50 21.00 56.00 7.00 123.576 5397 1877 1352 34
35 160 - RÜMEYSA EREN 9 / D 7 10 4.50 1 6 -0.50 2 3 1.25 1 0 1.00 3 1 2.75 0 3 -0.75 0 3 -0.75 0 1 -0.25 14.00 27.00 7.25 123.463 5400 1880 1354 35
36 328 - BERFİN AKGÜL 9 / C 4 14 0.50 5 6 3.50 2 6 0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 1 5 -0.25 2 3 1.25 2 4 1.00 17.00 41.00 6.75 123.058 5423 1899 1366 36
37 1014 - ESRA EVİN 9 / C 10 16 6.00 2 10 -0.50 2 1 1.75 0 4 -1.00 0 3 -0.75 1 6 -0.50 1 7 -0.75 4 5 2.75 20.00 52.00 7.00 122.994 5426 1902 1369 37
38 326 - BERİTAN ERDEMCİ 9 / C 9 14 5.50 1 10 -1.50 2 5 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 5 -1.25 3 5 1.75 1 5 -0.25 18.00 44.00 7.00 122.945 5429 1905 1372 38
39 1046 - ESMANUR KARA 9 / A 6 14 2.50 1 10 -1.50 5 4 4.00 0 4 -1.00 4 11 1.25 0 7 -1.75 2 3 1.25 3 4 2.00 21.00 57.00 6.75 122.427 5452 1923 1382 39
40 763 - HANIM BEKTAŞ 9 / C 6 9 3.75 4 7 2.25 1 1 0.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 4 0.00 0 1 -0.25 13.00 25.00 6.75 122.427 5452 1923 1382 39
41 843 - EBRAR DİRİKOLU 9 / A 4 8 2.00 2 6 0.50 0 3 -0.75 1 3 0.25 0 0 0.00 2 3 1.25 1 1 0.75 3 2 2.50 13.00 26.00 6.50 121.909 5477 1942 1392 41
42 9 - ESMA SAHAT 9 / A 7 18 2.50 1 10 -1.50 2 8 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 4 3 3.25 0 3 -0.75 3 2 2.50 18.00 46.00 6.50 121.812 5481 1946 1396 42
43 1117 - YETER ÖNER 9 / B 6 12 3.00 1 8 -1.00 2 6 0.50 3 1 2.75 5 11 2.25 1 5 -0.25 1 6 -0.50 1 5 -0.25 20.00 54.00 6.50 121.278 5504 1964 1410 43
44 991 - LEYLA ELDEMİR 9 / A 6 11 3.25 2 7 0.25 2 6 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 6 -1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 14.00 31.00 6.25 120.809 5522 1979 1418 44
45 926 - EZGİ ESEN 9 / A 6 18 1.50 4 8 2.00 1 8 -1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 2 5 0.75 1 5 -0.25 2 6 0.50 18.00 51.00 5.25 117.718 5663 2097 1483 45
46 90200 - NURHAN ÖZDEMİR 9 / B 8 22 2.50 4 10 1.50 2 10 -0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 17.00 47.00 5.25 117.524 5674 2105 1487 46
47 837 - ASNANUR ALDEMİR 9 / D 8 15 4.25 4 9 1.75 0 2 -0.50 0 4 -1.00 0 1 -0.25 1 4 0.00 0 4 -1.00 3 4 2.00 16.00 43.00 5.25 117.233 5680 2111 1493 47
48 757 - BELİNA TARAK 9 / B 6 8 4.00 2 9 -0.25 0 6 -1.50 2 1 1.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 2 4 1.00 1 6 -0.50 15.00 39.00 5.25 116.942 5698 2127 1505 48
49 720 - REYHAN CEYLAN 9 / C 7 23 1.25 2 12 -1.00 3 9 0.75 1 3 0.25 6 24 0.00 3 7 1.25 3 7 1.25 3 7 1.25 28.00 92.00 5.00 116.909 5700 2128 1506 49
50 590 - BERFİN ÖZBEY 9 / A 6 11 3.25 6 7 4.25 1 4 0.00 1 1 0.75 0 6 -1.50 0 3 -0.75 0 3 -0.75 1 5 -0.25 15.00 40.00 5.00 116.812 5711 2137 1512 50
51 973 - ŞEYMA NAS 9 / A 7 23 1.25 3 11 0.25 3 9 0.75 1 3 0.25 8 22 2.50 1 9 -1.25 0 10 -2.50 5 5 3.75 28.00 92.00 5.00 116.424 5725 2149 1518 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.72 10.37 10.12 5.86 5.66 4.45 4.20 4.49 3.07 1.86 1.35 1.52 7.54 7.03 5.78 3.06 4.19 2.01 2.54 3.57 1.65 2.93 3.63 2.02 40.71 40.29 30.64 202.014
Okul Ortalaması 6.18 15.34 2.34 2.61 7.76 0.67 1.94 5.50 0.57 1.00 1.86 0.54 2.08 7.36 0.24 1.40 4.90 0.18 1.28 4.33 0.20 1.42 4.68 0.25 17.91 51.73 4.97 116.565

52 1011 - HAZAL KOL 9 / C 8 22 2.50 3 11 0.25 4 8 2.00 0 4 -1.00 7 23 1.25 2 8 0.00 2 8 0.00 2 8 0.00 28.00 92.00 5.00 116.424 5725 2149 1518 51
53 865 - NAZLI KORKMAZ 9 / D 10 20 5.00 4 10 1.50 2 10 -0.50 0 4 -1.00 5 25 -1.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 3 7 1.25 28.00 92.00 5.00 116.424 5725 2149 1518 51
54 771 - DUYGU ÖNER 9 / B 6 22 0.50 2 12 -1.00 1 11 -1.75 3 1 2.75 3 15 -0.75 3 7 1.25 6 4 5.00 1 9 -1.25 25.00 81.00 4.75 116.343 5733 2157 1524 54
55 816 - KÜBRANURTİMURLENK 9 / D 9 15 5.25 1 11 -1.75 3 9 0.75 0 2 -0.50 1 3 0.25 2 3 1.25 1 3 0.25 1 6 -0.50 18.00 52.00 5.00 116.084 5749 2171 1533 55
56 1030 - BELİNAY KAYA 9 / C 8 22 2.50 4 10 1.50 3 9 0.75 0 4 -1.00 5 25 -1.25 4 6 2.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 24.00 77.00 4.75 116.052 5750 2172 1534 56
57 934 - AYŞE ÖZALP 9 / A 7 21 1.75 5 9 2.75 2 8 0.00 0 0 0.00 2 4 1.00 1 5 -0.25 0 7 -1.75 3 7 1.25 20.00 61.00 4.75 115.761 5762 2182 1542 57
58 889 - AYŞE ACAR 9 / D 7 21 1.75 3 11 0.25 1 8 -1.00 1 3 0.25 0 7 -1.75 3 7 1.25 4 6 2.50 3 7 1.25 22.00 70.00 4.50 115.437 5779 2197 1551 58
59 1017 - HİLAL NUR 9 / C 6 22 0.50 3 11 0.25 1 11 -1.75 1 3 0.25 1 5 -0.25 2 8 0.00 4 6 2.50 4 4 3.00 22.00 70.00 4.50 115.388 5782 2199 1553 59
60 993 - BETÜL TAYFUN 9 / A 6 7 4.25 1 3 0.25 1 1 0.75 0 0 0.00 2 6 0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 2 -0.50 10.00 21.00 4.75 115.372 5784 2201 1555 60
61 841 - AYŞE YILDIRIM 9 / C 7 19 2.25 1 9 -1.25 3 6 1.50 1 3 0.25 4 16 0.00 2 5 0.75 2 3 1.25 1 5 -0.25 21.00 66.00 4.50 115.000 5800 2215 1562 61
62 286 - MERYEM OLL* 9 / A 6 18 1.50 3 9 0.75 4 3 3.25 2 2 1.50 3 8 1.00 0 8 -2.00 1 5 -0.25 1 9 -1.25 20.00 62.00 4.50 114.951 5805 2219 1564 62
63 1022 - AYCAN ERTAN 9 / D 6 13 2.75 3 10 0.50 1 10 -1.50 0 3 -0.75 0 5 -1.25 3 4 2.00 3 7 1.25 3 7 1.25 19.00 59.00 4.25 114.288 5839 2248 1582 63
64 43 - HELİN KALKAN 9 / C 5 11 2.25 5 6 3.50 1 4 0.00 1 3 0.25 2 13 -1.25 1 5 -0.25 2 5 0.75 0 5 -1.25 17.00 52.00 4.00 113.528 5879 2280 1596 64
65 970 - ÖZLEM İLİK 9 / D 5 12 2.00 1 8 -1.00 3 3 2.25 1 1 0.75 2 13 -1.25 2 4 1.00 2 5 0.75 1 7 -0.75 17.00 53.00 3.75 112.718 5914 2309 1610 65
66 975 - SEHER ŞANLI 9 / C 6 18 1.50 7 7 5.25 0 7 -1.75 1 3 0.25 0 2 -0.50 2 6 0.50 0 6 -1.50 2 8 0.00 18.00 57.00 3.75 112.670 5916 2311 1612 66
67 782 - ELİF İMRE 9 / B 2 2 1.50 1 2 0.50 0 3 -0.75 4 0 4.00 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 1 -0.25 8.00 17.00 3.75 112.670 5916 2311 1612 66
68 820 - GÜLBAHAR COŞKUN 9 / B 11 16 7.00 1 8 -1.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 32.00 4.00 112.605 5926 2320 1619 68
69 1083 - YUSRA KİRAZ 9 / C 3 4 2.00 4 7 2.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 1 4 0.00 0 5 -1.25 0 2 -0.50 10.00 25.00 3.75 112.524 5932 2325 1621 69
70 1067 - BETÜL ALKAN 9 / A 7 13 3.75 5 7 3.25 0 7 -1.75 1 1 0.75 0 4 -1.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 0 2 -0.50 14.00 41.00 3.75 112.330 5941 2331 1625 70
71 774 - ZEYNEP BEŞTAŞ 9 / D 7 11 4.25 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 1 2 0.50 1 3 0.25 10.00 25.00 3.75 112.136 5958 2344 1634 71
72 1028 - AYSEL SEVGİN 9 / B 4 11 1.25 2 6 0.50 1 0 1.00 2 1 1.75 0 3 -0.75 0 5 -1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 10.00 27.00 3.25 111.052 6004 2377 1649 72
73 557 - YAĞMUR AZĞAN 9 / C 6 21 0.75 4 10 1.50 4 4 3.00 0 4 -1.00 3 11 0.25 2 5 0.75 0 10 -2.50 2 6 0.50 21.00 71.00 3.25 110.955 6006 2379 1650 73
74 985 - SEVAL OLGAÇ 9 / B 2 15 -1.75 2 6 0.50 4 2 3.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 2 4 1.00 1 4 0.00 2 6 0.50 13.00 40.00 3.00 110.631 6014 2385 1653 74
75 971 - SIRMA ÖZDEMİR 9 / B 4 13 0.75 2 5 0.75 0 7 -1.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 2 4 1.00 3 3 2.25 2 5 0.75 13.00 40.00 3.00 110.146 6039 2406 1666 75
76 408 - ŞAHSENEMÇETİNKAYA 9 / A 9 18 4.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 3 0.25 0 10 -2.50 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 40.00 3.00 109.903 6049 2416 1671 76
77 977 - ESMA YAĞMURYARDIM 9 / A 2 13 -1.25 3 5 1.75 3 5 1.75 1 0 1.00 2 8 0.00 0 4 -1.00 2 3 1.25 0 3 -0.75 13.00 41.00 2.75 109.676 6060 2424 1676 77
78 64 - NURCAN ÇELEBİ 9 / C 6 11 3.25 2 10 -0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 4 0.00 1 2 0.50 2 8 0.00 12.00 37.00 2.75 108.803 6097 2447 1690 78
79 70 - HAYRUNNİSA OBUT 9 / D 7 17 2.75 2 9 -0.25 1 8 -1.00 1 3 0.25 7 13 3.75 0 8 -2.00 1 6 -0.50 1 5 -0.25 20.00 69.00 2.75 108.172 6129 2473 1708 79
80 292 - ZEHRA YONTAŞ 9 / D 9 20 4.00 3 11 0.25 3 8 1.00 0 3 -0.75 8 22 2.50 1 7 -0.75 0 9 -2.25 1 9 -1.25 25.00 89.00 2.75 108.172 6129 2473 1708 79
81 207 - ÖZGE NUR HERGENÇ 9 / D 3 17 -1.25 5 9 2.75 1 10 -1.50 2 2 1.50 2 4 1.00 2 6 0.50 2 3 1.25 0 8 -2.00 17.00 59.00 2.25 107.767 6143 2484 1716 81
82 861 - EDA PELDEK 9 / D 6 14 2.50 3 5 1.75 2 6 0.50 0 4 -1.00 0 10 -2.50 4 6 2.50 0 6 -1.50 0 0 0.00 15.00 51.00 2.25 107.718 6144 2485 1717 82
83 118 - MERYEM GÜLERYÜZ 9 / A 4 22 -1.50 4 10 1.50 2 10 -0.50 1 3 0.25 5 25 -1.25 3 5 1.75 1 8 -1.00 4 5 2.75 24.00 88.00 2.00 107.395 6166 2504 1727 83
84 1100 - HAZALKURT 9 / D 8 21 2.75 2 10 -0.50 5 7 3.25 3 1 2.75 3 23 -2.75 0 10 -2.50 2 8 0.00 1 9 -1.25 24.00 89.00 1.75 106.003 6210 2539 1748 84
85 1023 - EYLÜL SARTIK 9 / C 6 24 0.00 3 11 0.25 2 9 -0.25 3 1 2.75 3 11 0.25 0 10 -2.50 4 6 2.50 1 9 -1.25 22.00 81.00 1.75 105.955 6211 2540 1749 85
86 700 - YEKBUN SEVİM 9 / C 5 25 -1.25 3 11 0.25 2 10 -0.50 1 3 0.25 5 25 -1.25 1 8 -1.00 5 5 3.75 3 7 1.25 25.00 94.00 1.50 105.631 6225 2552 1757 86
87 852 - SİNEM BAL 9 / A 4 18 -0.50 2 1 1.75 2 5 0.75 0 2 -0.50 1 4 0.00 2 6 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 11.00 38.00 1.50 105.243 6241 2567 1771 87
88 703 - BERFİN KAYIKÇI 9 / B 1 16 -3.00 3 10 0.50 3 5 1.75 0 1 -0.25 2 13 -1.25 4 4 3.00 1 6 -0.50 2 5 0.75 16.00 60.00 1.00 104.256 6272 2595 1788 88
89 709 - BEYZANUR ERBEK 9 / B 1 11 -1.75 4 1 3.75 2 5 0.75 0 2 -0.50 1 8 -1.00 2 6 0.50 1 3 0.25 0 4 -1.00 11.00 40.00 1.00 103.964 6286 2606 1794 89
90 891 - NARİN KARANFİL 9 / B 7 20 2.00 1 4 0.00 0 3 -0.75 3 0 3.00 2 20 -3.00 2 3 1.25 1 5 -0.25 0 5 -1.25 16.00 60.00 1.00 103.625 6299 2615 1799 90
91 759 - HATİCE MARVİŞ 9 / B 2 5 0.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 -1.00 2 4 1.00 1 3 0.25 1 1 0.75 7.00 24.00 1.00 103.479 6306 2622 1805 91
92 129 - SEHER KILIÇ 9 / B 3 13 -0.25 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 1.25 0 5 -1.25 0 3 -0.75 0 1 -0.25 9.00 32.00 1.00 103.236 6313 2628 1809 92
93 842 - ROJDA AKTÜRK 9 / D 7 16 3.00 2 8 0.00 0 6 -1.50 1 1 0.75 3 19 -1.75 2 5 0.75 1 3 0.25 1 6 -0.50 17.00 64.00 1.00 103.188 6316 2630 1811 93
94 908 - RONAHİ BOZBEY 9 / A 1 8 -1.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 3 0.25 0 0 0.00 2 1 1.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 5.00 18.00 0.50 101.909 6346 2654 1825 94
95 812 - KÜBRA ÖZKILI 9 / D 0 12 -3.00 4 10 1.50 2 8 0.00 0 0 0.00 6 23 0.25 3 7 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 16.00 63.00 0.25 101.392 6360 2664 1833 95
96 952 - HEVİDAR YILDIRIM 9 / B 5 19 0.25 2 7 0.25 1 1 0.75 1 3 0.25 3 6 1.50 0 2 -0.50 0 4 -1.00 0 4 -1.00 12.00 46.00 0.50 101.375 6361 2665 1834 96
97 870 - NUR CENNET YILMAZ 9 / D 4 8 2.00 1 5 -0.25 0 4 -1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 5 -1.25 2 2 1.50 0 5 -1.25 8.00 30.00 0.50 101.327 6362 2666 1835 97
98 1018 - ZEYNEP ERTAŞ 9 / D 5 11 2.25 2 7 0.25 2 4 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 6 -0.50 0 4 -1.00 0 5 -1.25 10.00 38.00 0.50 101.278 6364 2668 1837 98
99 89 - MERYEM YEŞİLGÜL 9 / A 3 17 -1.25 0 7 -1.75 4 5 2.75 2 0 2.00 0 1 -0.25 3 4 2.00 0 7 -1.75 0 6 -1.50 12.00 47.00 0.25 101.149 6367 2670 1839 99

100 788 - ROZERİN YILMAZ 9 / C 5 25 -1.25 5 9 2.75 1 11 -1.75 0 4 -1.00 7 23 1.25 4 6 2.50 2 8 0.00 0 10 -2.50 24.00 96.00 0.00 100.000 6399 2693 1851 100
101 717 - NURCAN ÇELEPKOLU 9 / A 5 19 0.25 1 11 -1.75 2 6 0.50 0 0 0.00 2 7 0.25 3 7 1.25 2 4 1.00 0 6 -1.50 15.00 60.00 0.00 99.903 6406 2700 1857 101
102 1042 - PINAR RUMEYSA 9 / A 6 24 0.00 3 11 0.25 3 9 0.75 1 3 0.25 0 2 -0.50 1 9 -1.25 2 8 0.00 2 8 0.00 18.00 74.00 -0.50 98.382 6439 2728 1874 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.SINIF KURUMSAL 2 6623 2884 1980 119

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ TARİH COĞRAFYA DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.72 10.37 10.12 5.86 5.66 4.45 4.20 4.49 3.07 1.86 1.35 1.52 7.54 7.03 5.78 3.06 4.19 2.01 2.54 3.57 1.65 2.93 3.63 2.02 40.71 40.29 30.64 202.014
Okul Ortalaması 6.18 15.34 2.34 2.61 7.76 0.67 1.94 5.50 0.57 1.00 1.86 0.54 2.08 7.36 0.24 1.40 4.90 0.18 1.28 4.33 0.20 1.42 4.68 0.25 17.91 51.73 4.97 116.565

103 981 - MİZGİN DÜNDAR 9 / C 2 16 -2.00 3 4 2.00 1 5 -0.25 1 2 0.50 1 3 0.25 0 2 -0.50 1 5 -0.25 1 6 -0.50 10.00 43.00 -0.75 97.767 6461 2747 1886 103
104 905 - KUMRİMAMİŞ 9 / C 4 22 -1.50 4 9 1.75 3 7 1.25 0 4 -1.00 4 21 -1.25 2 7 0.25 3 5 1.75 0 9 -2.25 20.00 84.00 -1.00 97.104 6472 2757 1891 104
105 943 - ROJDAR YILDIRIM 9 / D 4 20 -1.00 0 10 -2.50 2 8 0.00 0 0 0.00 7 17 2.75 2 5 0.75 0 3 -0.75 2 8 0.00 17.00 71.00 -0.75 97.087 6473 2758 1892 105
106 767 - ZEYNEP SEYHAN 9 / B 6 24 0.00 2 11 -0.75 1 3 0.25 0 0 0.00 1 6 -0.50 2 6 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 12.00 52.00 -1.00 96.667 6481 2765 1896 106
107 216 - ESMA EROL 9 / D 5 15 1.25 0 12 -3.00 2 7 0.25 1 0 1.00 0 7 -1.75 1 7 -0.75 2 5 0.75 2 3 1.25 13.00 56.00 -1.00 96.667 6481 2765 1896 106
108 1000 - YÜSRA DEMİR 9 / A 4 26 -2.50 3 11 0.25 2 10 -0.50 0 4 -1.00 7 23 1.25 3 7 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 19.00 82.00 -1.50 95.097 6515 2794 1915 108
109 813 - DENİZ BEYTEKİN 9 / D 1 11 -1.75 1 8 -1.00 2 2 1.50 0 0 0.00 3 6 1.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 9 -2.25 8.00 38.00 -1.50 94.903 6517 2796 1916 109
110 325 - YAĞMUR BİLGİN 9 / A 4 14 0.50 1 11 -1.75 2 8 0.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 36.00 -2.00 93.091 6543 2816 1929 110
111 249 - BEREN BİTKİN 9 / A 7 19 2.25 2 9 -0.25 0 11 -2.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 1 6 -0.50 1 6 -0.50 1 8 -1.00 14.00 64.00 -2.00 92.848 6545 2818 1930 111
112 840 - NECLAASLAN 9 / B 2 28 -5.00 4 10 1.50 2 10 -0.50 0 4 -1.00 8 22 2.50 3 7 1.25 2 8 0.00 1 8 -1.00 22.00 97.00 -2.25 92.767 6546 2819 1931 112
113 1026 - YAĞMUR TAŞ 9 / B 0 13 -3.25 2 4 1.00 0 4 -1.00 1 0 1.00 2 9 -0.25 2 2 1.50 1 4 0.00 0 6 -1.50 8.00 42.00 -2.50 92.104 6561 2830 1938 113
114 1144 - NARİN ARSLAN 9 / A 6 18 1.50 2 10 -0.50 2 6 0.50 0 3 -0.75 0 3 -0.75 0 4 -1.00 1 4 0.00 0 6 -1.50 11.00 54.00 -2.50 91.278 6571 2839 1947 114
115 888 - ZEYNEP SEYHAN 9 / B 8 22 2.50 0 14 -3.50 3 9 0.75 0 4 -1.00 0 0 0.00 1 9 -1.25 3 7 1.25 1 9 -1.25 16.00 74.00 -2.50 90.939 6576 2842 1950 115
116 925 - TUANA DEMİR 9 / B 2 11 -0.75 0 7 -1.75 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 5 -1.25 1 3 0.25 0 5 -1.25 2 6 0.50 7.00 41.00 -3.25 89.239 6590 2855 1958 116
117 110 - BEYZANUR ARSLAN 9 / A 5 25 -1.25 1 7 -0.75 1 9 -1.25 0 4 -1.00 0 0 0.00 4 6 2.50 0 10 -2.50 2 7 0.25 13.00 68.00 -4.00 86.521 6605 2867 1967 117
118 741 - BUKET KARANFİL 9 / B 6 22 0.50 2 12 -1.00 1 11 -1.75 1 3 0.25 1 7 -0.75 1 8 -1.00 1 9 -1.25 2 8 0.00 15.00 80.00 -5.00 82.896 6611 2872 1969 118
119 834 - BAHAR SÜZGÜN 9 / B 5 16 1.00 0 10 -2.50 1 7 -0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 9 -2.25 1 6 -0.50 0 3 -0.75 8.00 52.00 -5.00 82.654 6612 2873 1970 119


