
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Siirt MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilfen 9.Sınıf Deneme Sınavı-1 3843 2463 2000 117

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.62 11.17 10.83 14.25 10.81 11.55 5.37 8.34 3.29 12.86 11.59 9.96 46.10 41.91 35.63 219.715 189.121 194.853 249.789
İl Ortalaması 13.05 11.83 10.09 13.14 11.77 10.20 5.22 8.95 2.98 12.21 12.40 9.11 43.61 44.96 32.38 208.769 181.393 187.913 235.903

Okul Ortalaması 9.89 13.82 6.43 7.50 15.74 3.56 2.37 10.36 -0.22 7.01 16.01 3.01 26.76 55.93 12.78 142.823 119.515 142.307 167.457

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 1005 - BİRCAN EKİNCİ 9 / D 17 6 15.50 17 8 15.00 0 0 0.00 17 9 14.75 51.00 23.00 45.25 252.300 199.088 204.075 303.825 1309 708 590 1
2 1035 - NİSA BULĞA 9 / A 19 8 17.00 19 10 16.50 2 12 -1.00 14 12 11.00 54.00 42.00 43.50 246.300 167.500 207.400 323.775 1416 765 643 2
3 367 - BEYDA NALBANT 9 / A 13 13 9.75 16 12 13.00 3 4 2.00 16 13 12.75 48.00 42.00 37.50 226.325 199.088 179.137 252.287 1799 956 801 3
4 1006 - ROZA DAYAN 9 / C 13 8 11.00 20 8 18.00 2 4 1.00 7 14 3.50 42.00 34.00 33.50 212.700 130.925 180.800 293.850 2058 1109 938 4
5 1023 - EYLÜL SARTIK 9 / C 16 12 13.00 13 17 8.75 4 12 1.00 12 15 8.25 45.00 56.00 31.00 204.000 162.512 194.100 245.638 2195 1191 1011 5
6 641 - ZEYNEP ÇAKMAKÇI 9 / B 8 14 4.50 20 7 18.25 0 3 -0.75 10 7 8.25 38.00 31.00 30.25 202.475 150.875 125.938 252.287 2217 1207 1027 6
7 653 - LEYLA DAYAN 9 / B 17 13 13.75 12 18 7.50 2 17 -2.25 15 15 11.25 46.00 63.00 30.25 201.700 160.850 177.475 242.312 2231 1216 1036 7
8 917 - FATMA NUR GÜNEŞ 9 / A 13 13 9.75 15 9 12.75 2 2 1.50 8 12 5.00 38.00 36.00 29.00 197.475 144.225 175.812 250.625 2301 1262 1078 8
9 1039 - ESMANUR ERDAL 9 / A 12 16 8.00 20 10 17.50 4 15 0.25 8 22 2.50 44.00 63.00 28.25 195.225 119.287 155.863 270.575 2340 1287 1100 9
10 13 - YAĞMUR ALDEMİR 9 / B 13 14 9.50 16 9 13.75 2 16 -2.00 9 11 6.25 40.00 50.00 27.50 192.750 129.262 150.875 255.613 2385 1321 1129 10
11 368 - GÜLNAZ YILMAZ 9 / A 14 8 12.00 12 9 9.75 0 0 0.00 8 12 5.00 34.00 29.00 26.75 189.750 134.250 180.800 245.638 2426 1346 1151 11
12 1032 - HİBE HAMED 9 / D 14 13 10.75 13 12 10.00 1 10 -1.50 11 16 7.00 39.00 51.00 26.25 188.325 137.575 162.512 238.988 2443 1356 1159 12
13 893 - MELEK ALDEMİR 9 / D 15 13 11.75 10 17 5.75 2 9 -0.25 12 16 8.00 39.00 55.00 25.25 184.700 152.537 177.475 217.375 2495 1393 1193 13
14 929 - ESMA SUCİN 9 / C 10 6 8.50 8 4 7.00 0 3 -0.75 13 11 10.25 31.00 24.00 25.00 184.225 164.175 152.537 204.075 2503 1400 1200 14
15 116 - AYSEL ÇET N 9 / D 17 3 16.25 9 12 6.00 0 4 -1.00 7 15 3.25 33.00 34.00 24.50 181.775 115.963 202.413 248.963 2541 1429 1227 15
16 1083 - YÜSRA KİRAZ 9 / C 14 9 11.75 8 7 6.25 0 0 0.00 10 15 6.25 32.00 31.00 24.25 181.275 142.562 179.137 220.700 2548 1435 1233 16
17 1022 - AYCAN ERTAN 9 / D 12 12 9.00 11 11 8.25 1 5 -0.25 11 16 7.00 35.00 44.00 24.00 180.725 145.887 159.188 215.713 2556 1443 1239 17
18 843 - EBRAR DİRİKOLU 9 / A 7 6 5.50 9 5 7.75 0 2 -0.50 11 5 9.75 27.00 18.00 22.50 176.000 162.512 134.250 189.113 2619 1493 1283 18
19 999 - CEMRE TUANA DEMİR 9 / A 11 10 8.50 11 11 8.25 1 0 1.00 7 10 4.50 30.00 31.00 22.25 174.700 137.575 164.175 212.387 2637 1509 1297 19
20 219 - MİNA ERDEN 9 / D 13 14 9.50 11 18 6.50 4 24 -2.00 12 17 7.75 40.00 73.00 21.75 173.200 139.238 150.875 207.400 2651 1519 1307 20
21 1014 - ESRA EVİN 9 / C 13 13 9.75 12 13 8.75 0 13 -3.25 10 15 6.25 35.00 54.00 21.50 172.450 120.950 144.225 224.025 2663 1527 1314 21
22 326 - BERİTAN ERDEMCİ 9 / C 11 14 7.50 12 11 9.25 1 9 -1.25 8 13 4.75 32.00 47.00 20.25 168.225 124.275 142.562 212.387 2728 1579 1359 22
23 972 - DİCLE NUR BATUR 9 / A 12 3 11.25 9 10 6.50 0 0 0.00 6 14 2.50 27.00 27.00 20.25 167.725 117.625 175.812 219.038 2732 1582 1362 23
24 239 - PELİN ÖZER 9 / C 11 6 9.50 8 11 5.25 1 1 0.75 7 12 4.00 27.00 30.00 19.50 165.275 132.588 169.163 199.088 2760 1604 1381 24
25 1013 - EFŞANUR ERDEN 9 / A 13 12 10.00 9 11 6.25 5 16 1.00 6 15 2.25 33.00 54.00 19.50 165.200 122.612 174.150 209.062 2764 1608 1384 25
26 748 - RAVZA YILDIZ 9 / B 16 10 13.50 10 17 5.75 0 9 -2.25 6 16 2.00 32.00 52.00 19.00 163.475 99.338 175.812 229.013 2784 1625 1397 26
27 86500 - NAZLI KORKMAZ 9 / D 11 19 6.25 12 18 7.50 6 24 0.00 10 20 5.00 39.00 81.00 18.75 163.125 134.250 142.562 192.438 2790 1629 1400 27
28 27 - HELİN AKSU 9 / B 14 6 12.50 3 13 -0.25 0 0 0.00 10 15 6.25 27.00 34.00 18.50 161.650 142.562 184.125 182.463 2816 1648 1412 28
29 991 - LEYLA ELDEMİR 9 / A 15 13 11.75 7 17 2.75 3 6 1.50 6 15 2.25 31.00 51.00 18.25 160.725 125.938 189.113 197.425 2832 1658 1416 29
30 934 - AYŞE ÖZALP 9 / A 12 18 7.50 9 21 3.75 1 12 -2.00 13 17 8.75 35.00 68.00 18.00 160.650 145.887 137.575 175.812 2833 1659 1417 30
31 69300 - SÜMEYYE VAROLA 9 / D 10 17 5.75 12 18 7.50 0 0 0.00 8 13 4.75 30.00 48.00 18.00 160.625 132.588 139.238 189.113 2834 1660 1418 31
32 1000 - YÜSRA DEMİ R 9 / A 11 19 6.25 7 21 1.75 7 23 1.25 13 17 8.75 38.00 80.00 18.00 160.450 167.500 150.875 154.200 2838 1664 1422 32
33 207 - ÖZGE NUR HERGENÇ 9 / D 17 8 15.00 7 17 2.75 0 7 -1.75 7 20 2.00 31.00 52.00 18.00 159.875 102.662 189.113 219.038 2851 1676 1433 33
34 805 - SANEM KAHRAMAN 9 / B 12 12 9.00 11 12 8.00 4 26 -2.50 6 11 3.25 33.00 61.00 17.75 159.700 105.987 144.225 214.050 2855 1680 1437 34
35 841 - AYŞE YILDIRIM 9 / C 5 15 1.25 13 17 8.75 2 14 -1.50 13 17 8.75 33.00 63.00 17.25 158.675 149.213 99.338 167.500 2870 1691 1448 35
36 0 - GÜLÇİN TOPRAK 9 / C 11 17 6.75 8 19 3.25 3 4 2.00 9 15 5.25 31.00 55.00 17.25 157.775 149.213 159.188 167.500 2881 1701 1456 36
37 925 - TUANA DEMİR 9 / B 12 9 9.75 8 16 4.00 3 11 0.25 8 20 3.00 31.00 56.00 17.00 156.800 122.612 167.500 192.438 2892 1710 1464 37
38 774 - ZEYNEP BEŞTAŞ 9 / D 11 8 9.00 5 9 2.75 0 0 0.00 7 9 4.75 23.00 26.00 16.50 155.200 132.588 160.850 179.137 2909 1721 1473 38
39 89 - MERYEM YEŞİLGÜL 9 / A 11 14 7.50 8 13 4.75 2 1 1.75 7 18 2.50 28.00 46.00 16.50 155.175 129.262 162.512 182.463 2910 1722 1474 39
40 973 - ŞEYMA NAS 9 / A 11 10 8.50 9 20 4.00 5 11 2.25 7 21 1.75 32.00 62.00 16.50 155.025 127.600 172.488 184.125 2913 1724 1476 40
41 1009 - ESRA ÖZÇELEBİ 9 / A 9 14 5.50 10 15 6.25 1 2 0.50 7 12 4.00 27.00 43.00 16.25 154.650 130.925 140.900 179.137 2918 1729 1480 41
42 672 - ZEYNEP BEKLİN 9 / B 11 6 9.50 4 10 1.50 0 0 0.00 9 16 5.00 24.00 32.00 16.00 153.450 134.250 164.175 174.150 2937 1742 1490 42
43 755 - SİMA YEŞİLBAŞ 9 / B 9 7 7.25 4 8 2.00 1 13 -2.25 12 13 8.75 26.00 41.00 15.75 153.050 144.225 134.250 162.512 2940 1745 1493 43
44 592 - HEVİDAR YILDIRIM 9 / B 12 18 7.50 9 16 5.00 3 8 1.00 6 15 2.25 30.00 57.00 15.75 152.700 122.612 157.525 184.125 2945 1748 1495 44
45 0 - NİSANUR ERDOĞAN 9 / A 9 17 4.75 10 18 5.50 1 2 0.50 7 9 4.75 27.00 46.00 15.50 152.175 135.912 135.912 169.163 2952 1753 1499 45
46 1027 - RABİAKOÇ 9 / A 15 13 11.75 7 21 1.75 2 9 -0.25 7 20 2.00 31.00 63.00 15.25 150.700 112.638 177.475 190.775 2975 1770 1514 46
47 1011 - HAZAL KOL 9 / C 14 16 10.00 12 18 7.50 5 25 -1.25 5 25 -1.25 36.00 84.00 15.00 150.125 84.375 159.188 217.375 2983 1777 1519 47
48 720 - REYHAN CEYLAN 9 / C 12 18 7.50 8 22 2.50 7 23 1.25 9 21 3.75 36.00 84.00 15.00 150.125 134.250 159.188 167.500 2983 1777 1519 47
49 970 - ÖZLEM İLİK 9 / D 13 14 9.50 5 21 -0.25 6 18 1.50 9 19 4.25 33.00 72.00 15.00 149.900 139.238 174.150 162.512 2988 1782 1523 49
50 826 - MERVE ÇEVİK 9 / A 9 10 6.50 5 13 1.75 3 0 3.00 7 14 3.50 24.00 37.00 14.75 149.200 144.225 164.175 155.863 2996 1789 1530 50
51 782 - ELİF İMRE 9 / B 6 3 5.25 7 7 5.25 0 4 -1.00 7 8 5.00 20.00 22.00 14.50 148.875 127.600 129.262 170.825 2999 1792 1533 51
52 43 - HELİN KALKAN 9 / C 9 14 5.50 7 16 3.00 5 10 2.50 7 15 3.25 28.00 55.00 14.25 147.650 139.238 154.200 157.525 3010 1800 1539 52
53 590 - BERFİN ÖZBEY 9 / B 11 15 7.25 12 13 8.75 2 5 0.75 3 22 -2.50 28.00 55.00 14.25 147.650 89.362 154.200 207.400 3010 1800 1539 52
54 763 - HANIM BEKTAŞ 9 / C 12 10 9.50 5 11 2.25 0 3 -0.75 5 7 3.25 22.00 31.00 14.25 147.575 117.625 159.188 179.137 3013 1803 1541 54
55 853 - MERVE DEMİR 9 / A 13 12 10.00 11 15 7.25 0 5 -1.25 4 23 -1.75 28.00 55.00 14.25 147.575 81.050 159.188 215.713 3013 1803 1541 54
56 837 - ESMANUR ALDEMİR 9 / D 8 18 3.50 11 16 7.00 0 2 -0.50 8 22 2.50 27.00 58.00 12.50 142.200 114.300 120.950 170.825 3095 1865 1589 56
57 788 - ROZERİN YILMAZ 9 / C 7 23 1.25 9 21 3.75 8 22 2.50 10 20 5.00 34.00 86.00 12.50 142.125 150.875 125.938 134.250 3097 1867 1591 57
58 209 - ZELAL BİYAN 9 / D 11 19 6.25 9 21 3.75 6 24 0.00 8 22 2.50 34.00 86.00 12.50 141.875 117.625 142.562 167.500 3104 1872 1596 58
59 908 - RONAHİ BOZBEY 9 / A 10 6 8.50 3 4 2.00 1 2 0.50 4 10 1.50 18.00 22.00 12.50 141.600 114.300 160.850 170.825 3110 1876 1599 59
60 977 - ESMA YAĞMURYARDIM 9 / A 10 8 8.00 3 15 -0.75 3 5 1.75 6 11 3.25 22.00 39.00 12.25 140.675 134.250 165.838 149.213 3125 1887 1608 60
61 9 - ESMA SAHAT 9 / A 14 14 10.50 6 20 1.00 0 0 0.00 5 18 0.50 25.00 52.00 12.00 139.750 104.325 170.825 177.475 3136 1892 1611 61
62 1607 - BETÜL ALKAN 9 / A 5 9 2.75 5 12 2.00 3 4 2.00 8 12 5.00 21.00 37.00 11.75 139.475 147.550 132.588 132.588 3142 1897 1615 62
63 993 - BETÜL TAYFUN 9 / A 7 9 4.75 4 8 2.00 6 16 2.00 6 13 2.75 23.00 46.00 11.50 138.425 132.588 145.887 145.887 3159 1912 1627 63
64 703 - BERFİN KAYIKÇI 9 / B 15 13 11.75 5 25 -1.25 2 12 -1.00 7 20 2.00 29.00 70.00 11.50 138.025 107.650 172.488 170.825 3166 1919 1631 64
65 308 - ŞEYMA ÖZEVİN 9 / A 12 17 7.75 6 19 1.25 0 0 0.00 7 19 2.25 25.00 55.00 11.25 137.475 115.963 152.537 160.850 3177 1929 1636 65
66 1025 - R O Z E R İ KILIÇ 9 / B 6 16 2.00 6 14 2.50 4 15 0.25 9 11 6.25 25.00 56.00 11.00 137.175 144.225 115.963 130.925 3181 1933 1639 66
67 408 - ŞAHSENEMÇ TİNKAYA 9 / A 14 12 11.00 5 23 -0.75 0 0 0.00 3 8 1.00 22.00 43.00 11.25 137.150 107.650 174.150 169.163 3182 1934 1640 67
68 160 - RÜMEYSA EREN 9 / D 14 16 10.00 4 10 1.50 0 6 -1.50 2 4 1.00 20.00 36.00 11.00 136.550 97.675 157.525 177.475 3188 1939 1644 68
69 110 - BEYZANUR ARSLAN 9 / A 7 21 1.75 10 18 5.50 3 10 0.50 8 20 3.00 28.00 69.00 10.75 136.325 124.275 115.963 149.213 3192 1943 1648 69
70 842 - R O J D A K T Ü R 9 / D 8 13 4.75 8 16 4.00 4 8 2.00 3 12 0.00 23.00 49.00 10.75 135.875 114.300 145.887 159.188 3199 1950 1653 70
71 613 - HANİFE KESKİN 9 / D 11 18 6.50 9 17 4.75 3 14 -0.50 5 24 -1.00 28.00 73.00 9.75 132.550 91.025 140.900 175.812 3255 1992 1681 71
72 985 - SEVAL OLGAÇ 9 / B 8 14 4.50 7 19 2.25 3 4 2.00 6 20 1.00 24.00 57.00 9.75 132.500 120.950 144.225 145.887 3257 1994 1683 72
73 939 - BEYZA ÖZBİLİCİ 9 / A 10 19 5.25 6 24 0.00 6 22 0.50 9 21 3.75 31.00 86.00 9.50 131.725 129.262 139.238 135.912 3272 2005 1691 73
74 1029 - MELİ E SEVGİN 9 / C 9 14 5.50 4 19 -0.75 7 15 3.25 6 18 1.50 26.00 66.00 9.50 131.425 132.588 159.188 132.588 3275 2008 1694 74
75 80 - LORİN SAİN 9 / D 9 7 7.25 4 7 2.25 1 4 0.00 2 9 -0.25 16.00 27.00 9.25 130.725 99.338 149.213 164.175 3291 2020 1699 75
76 741 - BUKET KARANFİL 9 / B 8 22 2.50 9 21 3.75 6 24 0.00 8 22 2.50 31.00 89.00 8.75 129.500 117.625 117.625 142.562 3305 2031 1708 76
77 717 - NU CAN ÇELEPKOLU 9 / A 10 12 7.00 6 21 0.75 5 10 2.50 2 14 -1.50 23.00 57.00 8.75 128.800 107.650 164.175 152.537 3318 2039 1713 77
78 971 - SIRMA ÖZCEMİR 9 / D 7 14 3.50 7 10 4.50 4 14 0.50 4 16 0.00 22.00 54.00 8.50 128.500 104.325 127.600 154.200 3323 2044 1716 78
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Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.62 11.17 10.83 14.25 10.81 11.55 5.37 8.34 3.29 12.86 11.59 9.96 46.10 41.91 35.63 219.715 189.121 194.853 249.789
İl Ortalaması 13.05 11.83 10.09 13.14 11.77 10.20 5.22 8.95 2.98 12.21 12.40 9.11 43.61 44.96 32.38 208.769 181.393 187.913 235.903

Okul Ortalaması 9.89 13.82 6.43 7.50 15.74 3.56 2.37 10.36 -0.22 7.01 16.01 3.01 26.76 55.93 12.78 142.823 119.515 142.307 167.457

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 1057 - ŞEYMA İŞCAN 9 / A 7 17 2.75 4 9 1.75 2 6 0.50 7 15 3.25 20.00 47.00 8.25 127.725 125.938 122.612 130.925 3330 2050 1721 79
80 951 - NİSANUR AYZİT 9 / D 10 13 6.75 4 19 -0.75 0 0 0.00 7 19 2.25 21.00 51.00 8.25 127.375 115.963 145.887 140.900 3337 2054 1725 80
81 46 - MERVE ÇAĞLI 9 / D 10 16 6.00 5 21 -0.25 0 1 -0.25 6 17 1.75 21.00 55.00 7.25 124.075 110.975 139.238 139.238 3381 2092 1749 81
82 771 - DUYGU ÖNER 9 / B 10 19 5.25 9 21 3.75 5 25 -1.25 5 25 -1.25 29.00 90.00 6.50 121.700 84.375 127.600 160.850 3415 2120 1768 82
83 920 - GÜLBAHAR COŞKUN 9 / B 11 19 6.25 6 24 0.00 3 27 -3.75 9 21 3.75 29.00 91.00 6.25 121.000 101.000 117.625 142.562 3427 2130 1776 83
84 1017 - HİLAL NUR YILMAZ 9 / C 13 17 8.75 6 24 0.00 3 27 -3.75 7 23 1.25 29.00 91.00 6.25 120.750 84.375 134.250 159.188 3435 2137 1780 84
85 762 - ÖZLEM KAYA 9 / D 10 20 5.00 5 25 -1.25 8 22 2.50 6 24 0.00 29.00 91.00 6.25 120.500 117.625 150.875 125.938 3442 2142 1783 85
86 1744 - NARİN ARSLAN 9 / A 8 17 3.75 5 22 -0.50 2 5 0.75 5 13 1.75 20.00 57.00 5.75 119.100 117.625 130.925 122.612 3463 2158 1794 86
87 70 - HAYRUNNİSA OBUT 9 / D 11 18 6.50 10 20 5.00 1 20 -4.00 3 21 -2.25 25.00 79.00 5.25 117.600 59.438 117.625 177.475 3482 2170 1803 87
88 889 - AYŞE ACAR 9 / C 9 20 4.00 8 22 2.50 6 24 0.00 5 25 -1.25 28.00 91.00 5.25 117.450 92.688 127.600 144.225 3486 2173 1806 88
89 861 - EDA PEL EK 9 / D 7 13 3.75 3 11 0.25 4 18 -0.50 5 14 1.50 19.00 56.00 5.00 116.675 107.650 122.612 127.600 3498 2184 1813 89
90 813 - DENİZ BEYTEKİN 9 / D 7 11 4.25 4 10 1.50 1 9 -1.25 4 16 0.00 16.00 46.00 4.50 115.000 92.688 120.950 139.238 3527 2209 1833 90
91 905 - KUMRİM MİŞ 9 / C 6 24 0.00 5 23 -0.75 6 19 1.25 8 19 3.25 25.00 85.00 3.75 112.625 130.925 109.312 96.013 3556 2230 1849 91
92 981 - MİZGİN DÜNDAR 9 / C 5 12 2.00 2 14 -1.50 0 3 -0.75 6 8 4.00 13.00 37.00 3.75 112.625 122.612 109.312 104.325 3556 2230 1849 91
93 216 - ESMA EROL 9 / D 11 15 7.25 2 20 -3.00 3 23 -2.75 7 20 2.00 23.00 78.00 3.50 111.450 96.013 130.925 129.262 3572 2243 1857 93
94 943 - ROJDAR YILDIRIM 9 / D 10 16 6.00 5 21 -0.25 5 19 0.25 3 22 -2.50 23.00 78.00 3.50 111.275 86.037 142.562 139.238 3574 2245 1859 94
95 757 - BELİNAY TARAK 9 / B 10 18 5.50 3 22 -2.50 0 5 -1.25 7 22 1.50 20.00 67.00 3.25 110.625 102.662 129.262 120.950 3581 2250 1864 95
96 1046 - ESMANUR KARA 9 / A 7 15 3.25 2 11 -0.75 1 6 -0.50 4 12 1.00 14.00 44.00 3.00 109.925 104.325 119.287 117.625 3589 2256 1867 96
97 1026 - YAĞMUR TAŞ 9 / B 5 7 3.25 1 11 -1.75 2 10 -0.50 4 8 2.00 12.00 36.00 3.00 109.925 110.975 119.287 110.975 3589 2256 1867 96
98 45 - BELÇİM RANA TEZ 9 / D 8 14 4.50 3 19 -1.75 2 12 -1.00 3 7 1.25 16.00 52.00 3.00 109.850 102.662 124.275 119.287 3593 2260 1870 98
99 870 - NUR CENNET YILMAZ 9 / D 5 5 3.75 1 11 -1.75 0 0 0.00 4 12 1.00 10.00 28.00 3.00 109.825 107.650 125.938 114.300 3595 2262 1871 99

100 816 - KÜBRANUR TİMURLEN 9 / D 7 17 2.75 1 15 -2.75 3 6 1.50 4 10 1.50 15.00 48.00 3.00 109.775 120.950 129.262 101.000 3596 2263 1872 100
101 129 - SEHER KILIÇ 9 / B 5 11 2.25 5 19 0.25 2 10 -0.50 6 21 0.75 18.00 61.00 2.75 109.175 102.662 112.638 117.625 3602 2268 1876 101
102 767 - ZEYNEP SEYHAN 9 / B 6 19 1.25 9 21 3.75 2 14 -1.50 5 25 -1.25 22.00 79.00 2.25 107.675 82.713 99.338 134.250 3625 2284 1886 102
103 888 - ZEYNEP SEYHAN 9 / B 9 21 3.75 5 25 -1.25 0 7 -1.75 7 23 1.25 21.00 76.00 2.00 106.600 97.675 114.300 117.625 3642 2299 1896 103
104 1126 - SEVGİ BUGÜN 9 / D 3 14 -0.50 5 15 1.25 2 12 -1.00 5 13 1.75 15.00 54.00 1.50 105.250 105.987 91.025 105.987 3657 2311 1905 104
105 189 - EMİNE YILDIRIM 9 / D 8 17 3.75 4 16 0.00 0 20 -5.00 6 17 1.75 18.00 70.00 0.50 101.825 79.388 92.688 125.938 3698 2348 1929 105
106 834 - BAHAR SÜZGÜN 9 / B 6 15 2.25 5 19 0.25 2 12 -1.00 3 17 -1.25 16.00 63.00 0.25 100.725 86.037 109.312 117.625 3713 2358 1936 106
107 64 - NURCAN ÇELEBİ 9 / C 0 0 0.00 3 13 -0.25 0 0 0.00 4 16 0.00 7.00 29.00 -0.25 99.150 101.000 101.000 99.338 3733 2376 1944 107
108 1100 - HAZAL KURT 9 / D 9 21 3.75 3 26 -3.50 5 25 -1.25 6 24 0.00 23.00 96.00 -1.00 96.350 92.688 117.625 102.662 3753 2393 1954 108
109 957 - C E M R E S U 9 / D 5 25 -1.25 7 23 1.25 4 26 -2.50 6 24 0.00 22.00 98.00 -2.50 91.875 84.375 76.062 101.000 3782 2416 1968 109
110 292 - ZEHRA YONTAŞ 9 / D 4 26 -2.50 6 24 0.00 5 25 -1.25 6 22 0.50 21.00 97.00 -3.25 89.325 96.013 76.062 84.375 3802 2431 1974 110
111 30 - SEDANUR ECE 9 / B 2 28 -5.00 3 22 -2.50 1 2 0.50 8 18 3.50 14.00 70.00 -3.50 88.550 127.600 71.075 51.125 3805 2433 1976 111
112 1028 - AYSEL SEVGİN 9 / B 4 13 0.75 1 7 -0.75 0 1 -0.25 0 13 -3.25 5.00 34.00 -3.50 88.050 77.725 104.325 101.000 3808 2436 1977 112
113 759 - HATİCE MARVİŞ 9 / B 1 7 -0.75 1 10 -1.50 0 6 -1.50 2 9 -0.25 4.00 32.00 -4.00 86.625 89.362 86.037 86.037 3812 2438 1979 113
114 1018 - ZEYNEP ERTAŞ 9 / D 2 20 -3.00 6 16 2.00 3 13 -0.25 0 15 -3.75 11.00 64.00 -5.00 83.325 74.400 79.388 94.350 3820 2445 1985 114
115 902 - NURHAN ÖZDEMİR 9 / B 7 23 1.25 3 27 -3.75 5 25 -1.25 5 25 -1.25 20.00100.00 -5.00 83.000 84.375 101.000 84.375 3823 2448 1988 115
116 709 - BEYZANUR ERBEK 9 / B 3 14 -0.50 3 15 -0.75 1 12 -2.00 1 13 -2.25 8.00 54.00 -5.50 81.550 72.737 84.375 92.688 3828 2452 1992 116
117 812 - KÜBRA ÖZKIL 9 / C 5 25 -1.25 3 27 -3.75 4 26 -2.50 6 24 0.00 18.00102.00 -7.50 74.875 84.375 76.062 67.750 3840 2462 1999 117


