
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT SİİRT MERKEZ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT-1203 31 122 122 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,27 11,11 19,49 2,34 1,38 1,99 1,94 1,20 1,64 2,67 0,92 2,44 3,79 0,65 3,63 0,59 0,28 0,52 9,28 5,72 7,85 1,52 1,90 1,04 2,41 1,15 2,12 1,22 1,47 0,86 48,03 25,78 41,58 236,020

Okul Ortalaması 18,10 15,61 14,19 1,83 1,73 1,40 1,70 1,83 1,24 2,43 1,57 2,04 4,00 0,83 3,79 0,83 0,47 0,72 3,03 7,80 1,08 1,00 2,07 0,48 1,30 1,78 0,85 0,89 1,33 0,56 35,11 35,02 26,35 183,410

KATILIMLAR

1 850 AYŞE GÜNEŞ 11D 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 1 1,75 48 19 43,25 238,550 2457

2 713 ESRA AKSU 11D 26 5 24,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 10 1,50 1 2 0,50 45 22 39,50 226,258 2849

3 804 CEHENNEM MELEĞİ 11D 24 6 22,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 14 38,50 225,190 2886

4 743 BÜŞRA DİLDİRİM 11D 25 12 22,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 42 24 36,00 216,140 3226

5 815 ZEHRA KOÇAK 11D 25 10 22,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 10 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 41 24 35,00 210,385 3459

6 644 NECLA ÇAKIR 11D 21 18 16,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 10 0,50 1 2 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 44 41 33,75 207,583 3570

7 634 HALİME BENEK 11D 25 9 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 40 25 33,75 207,550 3572

8 670 AMİNE KAYA 11D 18 15 14,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 40 24 34,00 207,028 3595

9 0 BULUT ÇINAR 11D 18 16 14,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 42 33 33,75 206,868 3601

10 811 NAZLINUR ARPACI 11D 17 16 13,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 8 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 39 33 30,75 196,728 3974

11 440 ŞENAY POLAT 11D 20 18 15,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 13 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 40 42 29,50 194,130 4072

12 750 KUMRİ ACAR 11D 21 13 17,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 12 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 38 33 29,75 193,700 4092

13 661 YETER DEMİR 11D 18 15 14,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 35 28 28,00 189,098 4270

14 608 BERİVAN TOPTAL 11D 20 19 15,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 11 2,25 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 39 46 27,50 188,213 4306

15 624 DİLARA ARSLAN 11D 20 20 15,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 20 -4,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 43 58 28,50 186,885 4344

16 694 ESMA EROL 11D 19 13 15,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 8 1,00 3 0 3,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 33 31 25,25 180,405 4546

17 589 BERFİN YILMAZ 11D 12 22 6,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 11 2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 38 24,50 179,440 4570

18 718 CENNETYOLCUSU 11D 16 11 13,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 30 23 24,25 177,880 4618

19 647 HELİN  YILMAZ 11D 15 11 12,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 28 17 23,75 177,025 4643

20 686 PINAR ELMA 11D 17 13 13,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 26 23,50 175,588 4686

21 203 HEJA YILDIRIM 11D 18 12 15,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 11 -1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 33 39 23,25 172,693 4754

22 689 ESRA EZER 11D 13 15 9,25 1 3 0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 24 22,00 171,628 4783

23 783 ROJİN YILMAZ 11D 16 14 12,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 26 22 20,50 165,460 4924

24 731 BAHAR BAYKAN 11D 19 18 14,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 32 47 20,25 163,928 4956

25 674 NAZLI YILMAZ 11D 13 24 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 26 42 15,50 149,265 5177

26 241 GÜLBAHAR PELDEK 11D 8 28 1,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 14 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 31 69 13,75 145,138 5223

27 855 NAZLI KÜÇÜKASLAN 11D 13 19 8,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 24 41 13,75 144,635 5228

28 704 ŞEY * ÖZDE MİR 11D 13 17 8,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 18 21 12,75 140,770 5272

29 585 ZEHRA ERTAŞ 11D 11 29 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 33 -1,25 30 75 11,25 135,225 5321
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Genel Ortalama 22,27 11,11 19,49 2,34 1,38 1,99 1,94 1,20 1,64 2,67 0,92 2,44 3,79 0,65 3,63 0,59 0,28 0,52 9,28 5,72 7,85 1,52 1,90 1,04 2,41 1,15 2,12 1,22 1,47 0,86 48,03 25,78 41,58 236,020

Okul Ortalaması 18,10 15,61 14,19 1,83 1,73 1,40 1,70 1,83 1,24 2,43 1,57 2,04 4,00 0,83 3,79 0,83 0,47 0,72 3,03 7,80 1,08 1,00 2,07 0,48 1,30 1,78 0,85 0,89 1,33 0,56 35,11 35,02 26,35 183,410

KATILIMLAR

30 573 GÜLCAN ACET 11D 14 24 8,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 23 56 9,00 128,770 5360

31 371 D 18 11 15,25 0 3 -0,75 18 14 14,50
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